证券代码: 601777 证券简称: * ST 力帆 公告编号: 临 2020-100

债券代码: 136291 债券简称: 16 力帆 02

力帆实业(集团)股份有限公司管理人 关于公司风险提示的公告

本管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- ●力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称"力帆股份"或"公司")已被重庆市第五中级人民法院(以下简称"法院")裁定受理重整,公司存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,公司股票将面临被终止上市的风险。提醒投资者注意风险。
- 公司本次重整投资人招募具有不确定性,存在报名期内未能招募到合格
 重整投资人的风险,将可能对公司重整进展造成影响。提醒投资者注意风险。
- ●公司同时存在持续亏损、计提大额资产减值、负债较高、大额债务逾期、 大额资产被冻结、涉及诉讼(仲裁)较多、控股股东已被法院进行实质合并重 整等方面的风险,且上述风险尚未形成任何有效的解决方案,提醒广大投资者 注意投资风险。
- ●公司股票已连续7个交易日涨停,涨幅较大,提醒广大投资者注意投资风险。
- 1. 2020 年 8 月 21 日,公司被法院裁定受理重整,公司存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,公司将被实施破产清算,根据《上海证券交易所股票上市规则(2019 年 4 月修订)》第 14. 3. 1 条第 (十二)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。提醒投资者注意风险。
- 2. 2020 年 8 月 27 日,公司管理人披露了《关于招募重整投资人的公告》。 公司本次重整投资人招募具有不确定性,存在报名期内未能招募到合格重整投资人的可能。本次重整投资人招募结果将可能对公司重整进展造成影响。提醒投资者注意风险。

- 3、公司 2019 年度及 2020 年 1-6 月出现大额亏损,存在业绩持续亏损的风险:公司 2019 年归属于上市公司股东的净利润为-46.82 亿元,同比下降 1,950.83%,扣除非经常性损益后净利润为-43.95 亿元,同比下降 104.45%。2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为-25.95 亿元,同比下降 173.99%,扣除非经常性损益后净利润为-7.84 亿元,扣除非经常性损益后连续 4 年为负,公司业绩存在较大风险。提醒投资者注意风险。
- 4. 公司 2020 年 1-6 月共计提资产减值 3. 81 亿元,因公司部分子公司也被法院裁定受理重整,后续公司可能还会面临大额资产减值。公司后续经营规划可能会发生重大调整,部分资产预期使用状态可能发生改变,存在进一步计提减值的风险。若重整失败公司将被宣告破产,公司将破产清算,届时公司原来因可抵扣暂时性差异形成的递延所得税资产存在全部转回的风险。提醒投资者注意风险。
- 5. 公司负债率较高,截至 2020 年 6 月 30 日,公司资产总额 169. 62 亿元,负债总额 167. 71 亿元,资产负债率 98. 87%。提醒投资者注意风险。
- 6. 公司大额债务已经逾期,包括"16 力帆 02"公司债券及利息等在内的债务 未能按期兑付,已出现违约,公司偿付能力有限,面临严重违约及财务资信受到 重大负面影响的风险,将对公司后续经营和后续融资能力产生重大不利影响,公 司后续能否偿付债务存在不确定性。提醒投资者注意风险。
- 7. 生产经营方面,目前公司汽车板块生产经营处于非正常状态。同时公司存在大量涉诉案件及大额资产被冻结的风险,目前公司涉及诉讼(仲裁)1,178 件,涉及金额 50.37 亿元,其中已判决(仲裁)429 件,涉及金额 29.86 亿元,尚未开庭案件192 件,涉及金额 6.51 亿元。诉讼事项将对公司后续生产经营产生重大影响。因债务违约,存在大额资产被冻结的风险,截至2020 年 6 月 30 日,公司受限资产69.80 亿元。提醒投资者注意风险。
- 8. 公司控股股东及其关联方存在多项重大风险。公司控股股东存在严重的债务问题和流动性风险,包括其持有上市公司股份在内的大额资产已被冻结和轮候冻结,同时面临大量诉讼。2020年8月28日,公司控股股东重庆力帆控股有限公司(以下简称"力帆控股")收到法院出具(2020)渝05破166号《民事裁定书》,法院裁定对控股股东力帆控股及公司参股公司重庆力帆财务有限公司等11家公司进行实质合并重整。提醒投资者注意风险。

综上,公司、公司控股股东及其关联方存在重大经营风险,提醒投资者注意 风险。

特此公告。

力帆实业(集团)股份有限公司管理人 2020年9月9日