证券代码：002450        证券简称：*ST康得       公告编号：2020-199

康得新复合材料集团股份有限公司

关于股东权益变动提示的补充公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次权益变动基本情况

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）于2020年8月31日披露了

《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-194），经核查发现遗

漏，现将相关信息补充如下：

补充前：

六、其他说明

4、截至本报告书签署之日，因康得集团所持公司股份已全部冻结，不排除

其在未来12个月内减持其在上市公司中拥有权益的可能性。也不排除兴瀚资管

及一致行动人在未来12个月内增加其在上市公司中拥有权益的可能性。

补充后（已加粗）：

六、其他说明

4、截至本报告书签署之日，因康得集团所持公司股份已全部冻结，不排除

其在未来12个月内减持其在上市公司中拥有权益的可能性。也不排除兴瀚资管

及一致行动人在未来12个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的可能性。

除上述补充外，原公告中其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深

表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2020年9月9日