证券代码：300272             证券简称：开能健康           公告编号： 2020-071

开开能能健健康康科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司

首首次次公公开开发发行行前前已已发发行行股股票票上上市市流流通通的的提提示示性性公公告告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次申请解除限售的股份为公司持股5%以上股东高森投资所持开能健康首

发限售股份28,829,034股，占目前公司总股本的4.9467%，实际可上市流通数量为

28,829,034股，占目前公司总股本的4.9467%；

2.本次解除限售股份可上市流通日为2020年9月18日（星期五）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

开能健康科技集团股份有限公司（原名“上海开能环保设备股份有限公司”，

于 2018年7月16日起更名），以下简称“公司”或“开能健康”)经中国证券监督管理委

员会证监许可[2011]1526号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,750

万股。经深圳证券交易所《关于上海开能环保设备股份有限公司人民币普通股股票

上市的通知》（深证上﹝2011﹞329号文）核准，公司于2011年11月2日在深圳证券

交易所挂牌交易，股票简称“开能环保”（于2018年7月16日起变更为“开能健康”），

股票代码 “300272”。公司公开发行人民币普通股2,750万股后，公司总股本由8,250

万股增至11,000万股。

    公司上市后进行过因实施股权激励而增发股份、回购注销股份、因实施权益分

派而派过股票股利及用资本公积转增股本等导致公司股份变动的情形，相关股份变

动方案的实施及其对首次公开发行前已发行股份数量变动的影响，请见附表一《公

司股份总数及尚末解除限售股份数量变动明细》。

截至本公告披露日，公司总股本为582,794,909股，其中公司持股5%以上股东上

海高森投资有限公司（以下简称“高森投资”）所持公司股份数为39,281,973股，占

目前公司总股本的6.74%，高森投资所持有公司首次公开发行前尚未解除限售的股

份数量28,829,034股，占目前公司总股本的4.9467%。

二、相关股东所作出的限售承诺及其履行情况

（一）首次公开发行股票前相关承诺即限售股份持有人对其所持有的股份进行

的限制流通及自愿锁定的承诺：

1、首次公开发行前公司持股5%以上股东高森投资承诺：自开能环保股票在深

圳证券交易所上市之日起三十六个月内，本承诺人将不通过包括但不限于签署转让

协议、进行股权托管等任何方式，减少本承诺人在本次发行前所持有或者实际持有

的开能环保的股票，也不会促使或者同意开能环保回购部分或者全部本承诺人所持

有的股份。

承诺履行情况：该承诺已于2014年11月2日履行完毕，上述承诺人严格信守承诺，

未违反上述承诺的情况。

2、首次公开发行前时任公司董事长的股东瞿建国先生承诺：

（1）本承诺人通过高森投资间接持有的开能环保的股份在上市之日起三十六个

月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本承诺

人在本次发行前间接持有的开能环保的股票，也不会促使或者同意开能环保回购部

分或者全部本承诺人所间接持有的股份。

承诺履行情况：该承诺已于2014年11月2日履行完毕，上述承诺人严格信守承诺，

未违反上述承诺的情况。

（2）在上述限售期满后，本承诺人任职期间，每年转让的通过高森投资间接持

有的开能环保的股份不超过本承诺人通过高森投资间接持有的开能环保股份的百分

之二十五，离职后半年内，不转让本承诺人所间接持有的开能环保股份。

承诺履行情况：鉴于上述承诺（1）的承诺期已于2014年11月2日期满，公司于

2014年10月31日披露《首次公开发行前已发行股票上市流通的提示性公告》（公告

编号：2014-060），承诺人时任公司董事长瞿建国先生原为高森投资实际控制人，

其通过高森投资间接持有开能健康17,111,250股（约占当时总股本255,313,890股的

6.7020%），瞿建国先生在其担任开能健康董事长期间（即2011年11月2日至2018年

2月26日），根据承诺（2）的承诺于2014年11月3日申请解除其通过高森投资间接持

有的开能健康4,277,812股首发限售股份并上市流通（占当时高森投资所持开能健康

股份数的25% ），剩余高森投资所持开能健康1,283.3438股首发限售股份（占当时

高森投资所持开能健康股份数的75% ）至今尚未办理解除限售。截至本公告披露日，

上述剩余高森投资所持开能健康首发限售股份数量为28,829,034股，占目前公司总股

本的4.9467%。

2018年2月26日，承诺人时任公司董事长瞿建国先生申报离任，并不再担任公司

任何职务，瞿建国先生通过高森投资间接持有的开能健康首发限售股份28,829,034

股自其离任期满六个月后即2018年8月26日起可申请全部解除限售。

综上述，该承诺已于2018年8月26日履行完毕，上述承诺人严格信守承诺，未

违反上述承诺的情况。截至本公告披露日，高森投资持有开能健康股份为39,281,973

股，占目前公司总股本的6.74%，其中：本次申请解除限售的股份为高森投资所持

开能健康自 2018年 8月 26日起可申请但尚未申请解除限售的首发限售股份

28,829,034股，占目前公司总股本的4.9467%。

（二）权益变动报告书中所作承诺

根据公司2019年10月8日披露的《详式权益变动报告书》，赵笠钧先生通过其控

制的北京钧合科技中心（有限合伙）（以下简称“钧合科技”）受让瞿建国先生持有

的建国创投85%的股权从而间接控制高森投资。相关信息披露义务人钧合科技及其

一致行动人承诺“在本次权益变动完成后12个月内，信息披露义务人不会转让其已拥

有权益的股份”。

截至本公告披露日，该承诺正在履行中，上述承诺人严格信守承诺，未违反上

述承诺的情况。

（三）截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占

用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份可上市流通安排

1.本次解除限售股份可上市流通日为2020年9月18日（星期五）。

2.本次解除限售的股份数量为28,829,034股，实际可上市流通数量为28,829,034

股，占目前公司股份总数的4.9467%。

3、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

  单位:股

序号 股东名称
持有限售股份

数量
本次解除限售股

份数量
本次实际可上市
流通股份数量

备注

1 高森投资 28,829,034 28,829,034 28,829,034
无冻结

无质押

合计 28,829,034 28,829,034 28,829,034

四、股份变动情况表

                                            单位:股

股份性质
本次变动前 本次变动股 本次变动后

股份数量 比例 首发股份 数量 比例

一、有限售条件股份 207,137,276  35.5421% -28,829,034  178,308,242  30.5954%

其中：高管锁定股 170,447,202  29.2465%  170,447,202  29.2465%

股权激励限售股 7,861,040  1.3489%  7,861,040  1.3489%

首发限售股 28,829,034  4.9467% -28,829,034  -    0.0000%

二、无限售条件股份 375,657,633  64.4579% 28,829,034  404,486,667  69.4046%

三、股份总数 582,794,909  100.0000% -    582,794,909  100.0000%

五、备查文件

1、《开能健康科技集团股份有限公司关于限售股票上市流通的申请书》；

2、《开能健康科技集团股份有限公司限售股份上市流通申请表》；

3、《限售股份明细数据表》、《股本结构查询》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

                                                  董   事   会

                                               二○二○年九月十六日

附表一