证券代码：002803      证券简称：吉宏股份     公告编号：2020-102

厦门吉宏科技股份有限公司关于

控股股东及一致行动人权益变动的提示性公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 17 日收到

公司控股股东、实际控制人庄浩女士及一致行动人庄澍先生、张和平先生、贺静

颖女士及西藏永悦诗超企业管理有限公司（以下简称“西藏永悦”）出具的《简

式权益变动报告书》，获悉其通过大宗交易、集中竞价方式合计减持公司股份比

例达到 5%，现将相关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

本次权益变动之前，公司控股股东、实际控制人庄浩女士及一致行动人庄

澍先生、张和平先生、贺静颖女士及西藏永悦诗超企业管理有限公司（以下简称

“公司控股股东及一致行动人”）合计持有公司股份数量为 99,164,857 股，持股

比例 44.55%。公司于 2020 年 6 月 9 日实施权益分派方案，以资本公积金向全体

股东每 10 股转增 7 股，分派方案实施完毕后，公司的总股本由 222,593,699 股增

加至 378,409,288 股，上述股东持股数量同比增加。本次权益变动后，公司控股

股东及一致行动人持有公司股份数量为 149,659,857 股，持股比例 39.55%。

（一）具体变动情况如下

1、2019 年 9 月 19 日至 2019 年 12 月 24 日减持情况

股东名称 减持方式 减持时间
减持均价

（元/股）

减持股数

（万股）

减持比例

（%）

核心团队受

让方

张和平 大宗交易
20190919 20.76 69.89 0.31 王海营

20190920 20.76 60.21 0.27 王亚朋

贺静颖 大宗交易
20190919 20.76 54.75 0.25 王海营

20190920 20.76 75.35 0.34 孙凤良

西藏永悦

大宗交易

20190920 20.76 42.10 0.19 王亚朋

20190925 20.61 102.92 0.46 —

20190926 20.40 39.96 0.18 —

20191223 21.15 101.23 0.455 —

20191224 20.56 50.00 0.225 孙凤良

20191224 20.56 70.00 0.31 —

集中竞价
20191025 至

20191224
22.60 222.59 1.00 —

小计 — — 889.00 3.99 —

2、公司于 2020 年 6 月 9 日实施权益分派方案，以资本公积金向全体股东每

10 股转增 7 股，分派方案实施完毕后，公司的总股本由 22,259.3699 万股增加至

37,840.9288 万股，信息披露义务人持有公司股份数量变更为 15,346.7257 万股，

持股比例保持 40.55%不变。

3、2020 年 9 月 16 日-9 月 17 日股份减持情况

股东名称 减持方式 减持时间
减持均价

（元/股）

减持股数

（万股）

减持比例

（%）

核心团队受

让方

庄浩

大宗交易

20200916 37.88 91.20 0.24 王亚朋

庄澍 20200917 37.74

153.00 0.40 王亚朋

75.80 0.20 孙凤良

60.74 0.16 王海营

小计 — — 380.74 1.01 —

（二）本次权益变动前后信息披露义务人的持股情况

股东名称 股份性质

本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份

持股数量

(万股)

占总股本比例

(%)

持股数量

(万股)

占总股本比例

(%)

庄浩 无限售条件流通股 5,134.6107 23.07 8,637.6382 22.83

庄澍 无限售条件流通股 2,253.1250 10.12 3,540.7725 9.36

西藏永悦 无限售条件流通股 1,487.5000 6.68 1,459.7900 3.86

张和平 无限售条件流通股 520.6250 2.34 663.8925 1.75

贺静颖 无限售条件流通股 520.6250 2.34 663.8925 1.75

合计 — 9,916.4857 44.55 14,965.9857 39.55

注：上述权益变动前持有股份以公司 2020 年 6 月 9 日实施权益分派方案前数据填列。

二、相关承诺及履行情况

1、庄浩女士、庄澍先生关于股份减持的承诺

（1）公司首次公开发行股票并上市后，本人在锁定期满后可根据需要减持所

持公司股票。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；锁

定期满两年后，本人若通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份，则价格不低

于减持公告日前一个交易日股票收盘价。本人在实施减持计划时将提前三个交易

日通知公司减持事宜并由公司予以公告。

（2）庄浩女士、庄澍先生作为公司董事、高级管理人员的承诺

①所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（指公司首

次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、

增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处

理）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，

或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至

少 6 个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人对上述承诺事项依

法承担相应法律责任，有关股权锁定期的承诺在本人离职后仍然有效，不因本人

职务变更、离职等原因而放弃履行有关义务。如本人违反上述承诺擅自减持厦门

吉宏股份或在任职期间违规转让厦门吉宏股份的，转让所得归厦门吉宏所有。

②在本人担任公司董事、高级管理人员的期间内，本人每年转让的股份不超

过本人所持有公司股份数的 25%。自本人离任上述职务后的半年内，不转让本人

所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易

出售公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过 50%。

2、张和平先生、贺静颖女士关于股份减持的承诺

（1）在本人担任公司董事、监事或高级管理人员的期间内，本人每年转让的

股份不超过本人直接或间接所持有的厦门吉宏股份数的 25%。自本人离任上述职

务后的半年内，不转让直接或间接所持有的厦门吉宏股份；在申报离任六个月后

的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或间接所

持有厦门吉宏股票总数的比例不超过 50%。

（2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（指公

司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增

股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权

除息处理，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价

均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定

期限自动延长至少 6 个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

3、西藏永悦诗超企业管理有限公司关于股份减持的承诺

厦门吉宏首次公开发行股票并上市后，本公司在锁定期满后可根据需要减持

所持股份，具体减持计划为：

（1）减持数量及时间：自本公司所持厦门吉宏之股份的锁定期届满之日起

12 个月内，减持额度将不超过本公司届时所持厦门吉宏股份总数（需减去本公司

股东龚红鹰间接持有的厦门吉宏股份）的 50%；自本公司所持厦门吉宏股份的锁

定期届满之日起 12 个月至 24 个月期间，减持额度将不超过本公司届时所持厦门

吉宏股份总数（需减去本公司股东龚红鹰间接持有的厦门吉宏股份）的 100%。

（2）减持价格：不低于厦门吉宏首次公开发行股票时的发行价。

（3）减持方式：实施减持计划时，本公司提前三个交易日通知公司减持事宜

并由公司予以公告。减持将通过证券交易所以大宗交易、竞价交易或其他方式依

法进行。

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人庄浩女士及一致行动人庄澍

先生、张和平先生、贺静颖女士及西藏永悦诗超企业管理有限公司严格履行承诺，

未出现违反上述承诺的情形。

三、其他相关说明

1、本次权益变动事项已按照法律法规及规章制度的相关规定进行了预披露，

且严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所

上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深

圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等

法律、法规、部门规章以及规范性文件的规定；

2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化；

3、本次权益变动具体内容详见本公司于 2020 年 9 月 18 日于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

四、备查文件

公司控股股东、实际控制人庄浩女士及一致行动人庄澍先生、张和平先生、

贺静颖女士及西藏永悦诗超企业管理有限公司出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董  事  会

2020 年 9 月 18 日 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