1

证券代码：601718    证券简称：际华集团    公告编号：临 2020-039

债券代码：122426    债券简称：15 际华 02

债券代码：122358    债券简称：15 际华 03

债券代码：143137    债券简称：18 际华 01

债券代码：163574    债券简称：20 际华 01

际华集团股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于公司持股 5%以上的股东减持，不触及要约收购。

 国新投资有限公司（以下简称“国新投资”）不属于公司控股股东，本次权

益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持

续经营。

 本次权益变动后，国新投资持有公司股份 219,581,499 股，持股比例从 5.05%

减少至 5.00%。

一、本次权益变动基本情况

公司于2020年5月14日在上海证券交易所网站披露了《股东减持股份计划公告》，

公司股东国新投资拟自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价交易方

式或大宗交易方式减持所持有的本公司股份，合计减持数量不超过 87,832,500 股，

即不超过公司股份总数的 2%。截止减持计划公告日（2020 年 5 月 14 日），国新投资

持有本公司股份 265,693,579 股，占公司股份总数的 6.05%。2020 年 6 月 8 日至 7月

8 日，国新投资累计减持了 43,916,280 股，占公司总股本的 1%，详细情况见公司于

2020 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《关于股东减持股份进展暨权益变动提

示性公告》。

公司于 2020 年 9月 28日收到国新投资发来的《关于减持际华集团股份的告知函》

及《简式权益变动报告书》，国新投资本次减持情况如下：

（一）信息披露义务人基本情况

公司名称 国新投资有限公司

公司住所
北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技

大厦 B座 5层 558 室

法定代表人 王豹

注册资本 10000 万元

统一社会信用代码 91110106MA002JNW8H

企业类型 有限责任公司（法人独资）

经营范围
投资管理；资产管理；股权投资；投

资咨询。

股东 中国国新控股有限责任公司

（二）本次减持情况

股东名称 减持数量（股）
减持比

例
减持期间 减持方式

减持价格区间

（元/股）

国新投资

有限公司
2,195,800 0.05%

2020年9月

28 日

集中竞价

交易
3.30-3.35

国新投资于2020年9月28日通过集中竞价交易方式减持公司股份2,195,800股，

占公司总股本 0.05%。

（三）本次减持前后持股情况

股东名称
本次减持前 本次减持后

持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例

国新投资

有限公司
221,777,299 5.05% 219,581,499 5.00%

本次减持前，国新投资持有公司股份 221,777,299 股，占公司总股本的 5.05%；

本次减持后，国新投资持有公司股份 219,581,499 股，占公司总股本的 5.00%。本次

权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和

持续经营。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动为减持，不涉及资金来源。

2、本次权益变动系国新投资根据公司 2020 年 5 月 14 日披露的《际华集团股东

减持股份计划公告》实施的减持，截止本公告日，减持计划尚未实施完毕。

3、国新投资不属于公司控股股东，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际

控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

4、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行

证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等有关规定，本

次权益变动涉及信息披露义务人国新投资披露《简式权益变动报告书》，具体内容详

见公司同日于上海证券交易所网站披露的《际华集团股份有限公司简式权益变动报告

书》。

公司将持续关注国新投资减持计划的实施情况，并按相关规定及时履行信息披露

义务。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十九日