证券代码：300362        证券简称：天翔环境      公告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
成都天翔环境股份有限公司

关于公司推动进入破产重整程序工作的进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、截至本公告披露日，公司已根据监管部门相关要求完成了包括关联方

资金占用清欠方案的申请破产重整全套材料的呈报，目前四川省人民政府已完

成申报材料的审批，并向中国证券监督管理委员会致《关于商请支持成都天翔

环境股份有限公司实施破产重整的函》。

2、公司股票目前处于暂停上市期间，公司正全力推动进入破产重整程序，

目前尚未收到法院正式受理公司进入破产重整程序的法律文书，因此，公司能

否进入破产重整程序仍存在不确定性。

3、若公司被宣告破产或因公司无法满足《深圳证券交易所创业板股票上

市规则（2018 年 11 月修订）》相关恢复上市的条件，公司股票将被终止上市，

详见公司自 2020 年 5 月 9 日起每月前五个交易日披露于巨潮资讯网的《股票

暂停上市公告》、《关于暂停上市期间工作进展情况暨股票存在终止上市风险提

示公告》。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”、“天翔环境”）自陷入债务

危机以来，公司及管理层在各级政府、监管机构、债权人、战略投资人、合作

伙伴及各位股东的关心与支持下积极开展自救，努力寻求满足切实可行解决关

联方资金占用问题之监管要求的有效途径与方案，力争为公司尽快获批进入破

产重整、避免退市及破产清算风险排除主要障碍。截至本公告披露日，公司已

根据监管部门相关要求完成了包括关联方资金占用清欠方案的申请破产重整全

套材料的呈报，四川省人民政府已完成申报材料的审批，并向中国证券监督管

理委员会致《关于商请支持成都天翔环境股份有限公司实施破产重整的函》。

一、关联方资金占用解决情况

陷入债务危机后，公司一直全力以赴争取切实可行地解决关联方资金占用

问题以尽快获批进入破产重整程序，现已取得阶段性成果，具体情况详见公司

于 2020 年 8 月 13 日披露于巨潮资讯网的《关于收到战略投资人支持函及第五

次公司金融机构债权人会议纪要的公告》（公告编码：2020-121 号）。

二、推动进入破产重整程序的进展及措施

截至本公告披露日，公司已根据监管部门相关要求完成了申请破产重整全

套材料的再次呈报，并积极跟进审批进程。四川省人民政府已完成申报材料的

审批，并向中国证券监督管理委员会致《关于商请支持成都天翔环境股份有限

公司实施破产重整的函》。为推动公司尽快进入破产重整程序，公司同步采取

积极自救措施，详见公司于 2020 年 8 月 17 日披露的《关于公司推动进入破产

重整程序工作的进展公告》里的相关内容。

三、对公司的影响

若公司在 2020 年 10 月 31 日前能获批进入破产重整程序，公司有信心尽快

完成破产重整、彻底解决关联方占用资金问题并化解债务危机、恢复正常生产

经营及持续盈利能力，避免退市，以保护公司股东特别是中小股东的合法权益。

四、必要的风险提示

1、四川商投、嘉道博文以战略投资人的身份参与公司破产重整程序是以公

司于 2020 年 10 月 31 日前进入破产重整程序为前提条件。截至本公告披露日，

公司正全力推动进入破产重整程序，尚未收到法院正式受理公司进入破产重整

程序的法律文书，因此，公司能否进入破产重整程序仍存在不确定性。

2、公司股票目前处于暂停上市期间，若公司被宣告破产或因公司无法满足

《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》相关恢复上市的

条件，公司股票将被终止上市，详见公司自 2020 年 5 月 9 日起每月前五个交易

日披露于巨潮资讯网的《股票暂停上市公告》、《关于暂停上市期间工作进展情

况暨股票存在终止上市风险提示公告》。

敬请广大投资者理性对待，注意投资风险。

特此公告！

         成都天翔环境股份有限公司董事会

                                        2020年9月30日