证券代码：300505       证券简称：川金诺       公告编号：2020-083

昆明川金诺化工股份有限公司

关于补充披露简式权益变动报告书的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 16 日

披露了《关于公司控股股东及部分股东减持计划期限届满及实施完毕的公告》，

2019 年 11月 12日，公司控股股东刘甍先生通过大宗交易方式减持其持有的公

司股份 516,195 股，占当时公司总股本的 0.5135%，该次减持造成刘甍先生所

持首发限售股权益变动达到 5%，公司对该次权益变动的简式权益报告书进行补

充披露，并将该股东的历次权益变动情况进行公告，具体情况如下：

一、 股东历次权益变动情况

股东名称 变动时间 变动类型 变动原因 变动数量

信息披露人变

动后所持有股

份

占当时总股

本比例

刘甍 2016.3.15 比例不变
首次公开发行

股票上市
- 41,373,164 44.32%

刘甍 2019.2.27 被动稀释
公司非公开发

行股票上市
- 41,373,164 41.16%

刘甍 2019.7.23 比例减少 大宗交易减持 -1,000,000 40,373,164 40.16%

刘甍 2019.9.24 比例减少 大宗交易减持 -247,000  40,126,164 39.91%

刘甍 2019.9.25 比例减少 大宗交易减持 -269,200  39,856,964 39.54%

刘甍 2019.11.12 比例减少 大宗交易减持 -516,195  39,340,769 39.13%

刘甍 2020.4.16 比例不变
公司 2019 年度

权益分派
11，802，231 51,143,000 39.13%

刘甍 2020.7.15 比例减少 大宗交易减持 -1,200,000 49,943,000 38.21%

刘甍 2020.7.17 比例减少 大宗交易减持 -600,000 49,343,000 37.75%

股东刘甍先生在 2019 年 11月 12 日权益变动达到 5.19%，在 2020 年 9

月 30 日权益变动累计达到 6.72%。

二、 股东权益变动达到 5%前后持股情况

股东名称 股份性质

首次公开发行时持有股份 权益变动达到 5%后持有股份

股数(股)

占总股

本比例 股数(股)

占总股

本比例

刘甍

合计持有 41,373,164 44.32% 49,143,000 37.60%

无限售条件 0 0 10,785,750 8.25%

有限售条件 41,373,164 44.32% 38,357,250 29.35%

三、其他说明

1.本次权益变动不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制

权发生变更；

2、该次权益变动的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《简

式权益变动报告》。

四、备查文件

1、权益报告书

2、深交所要求的其他文件

昆明川金诺化工股份有限公司

                                                董 事 会

                                           2020 年 9 月 30 日

刘甍 2020.7.20 比例减少 大宗交易减持 -200,000 49,143,000 37.60%