证券代码：600975         证券简称：新五丰         公告编号：2020-058

湖南新五丰股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新

五丰”）持股 5%以上股东湖南高新创投财富管理有限公司（以下简称“高新财富”）

履行此前披露的股份减持计划，减持公司股份已至 5%以下，未触及要约收购。

 本次权益变动后，高新财富持有公司无限售条件流通股 32,611,000 股，

占公司总股本的 4.99651%。

 本次权益变动，不会导致控股股东及实际控制人发生变化。

湖南新五丰股份有限公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 上披露了《湖南新五丰股份有限公司股东减持股份计划公告》

（公告编号：2020-033）。 高新财富拟通过集中竞价、大宗交易方式减持数量不

超过 39,160,534 股(占新五丰总股本比例 6%)；其中：通过集中竞价方式减持合

计不超过 13,053,511 股，即不超过新五丰总股本的 2%；通过大宗交易方式减持

合计不超过 26,107,023 股，即不超过新五丰总股本的 4%。在任意连续 90 个自

然日内，通过集中竞价方式减持股份的总数不超过新五丰股份总数的 1%，即不

超过 6,526,700 股；在任意连续 90 个自然日内，通过大宗交易方式减持股份的

总数不超过新五丰股份总数的 2%，即不超过 13,053,511 股。

高新财富于2020年 6月 22日至 2020年 7月 21日已通过集中竞价方式累计

减持 6,526,700 股，减持数量已达公司总股本的 1%，通过集中竞价方式减持的

数量过半，高新财富尚未通过大宗交易方式减持公司股份。本次减持计划尚未实

施完毕。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 上披露的《湖南新五丰股份有限公司股东集中竞价减持股份进

展公告》（公告编号：2020-047）。减持计划时间过半后，公司于 2020 年 8 月 24

日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露了《湖南新五丰股份有限公司

股东集中竞价减持股份进展公告》（公告编号：2020-050）。

2020 年 9 月 30 日，公司收到湖南高新创投财富管理有限公司的通知，现将

有关权益变动情况公告如下：

 一、本次权益变动的基本情况

(一)信息披露义务人基本情况

名称：湖南高新创投财富管理有限公司

住所：长沙市天心区芙蓉中路二段 168-1 摩天大厦 2 座 23 楼

法定代表人：李爱群

注册资本：10,000 万元人民币

统一社会信用代码：91430000066354944B

企业类型：其他有限责任公司

主要经营范围：自有资产管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发

放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业管理咨询服务。

经营期限：2013 年 04 月 10 日至 2063 年 04 月 09 日

主要股东或者发起人：湖南高新创业投资集团有限公司、湖南千里马创业企业

投资有限公司、刘桂平、杜荣华、张凤菊

通讯地址：长沙市天心区芙蓉中路二段 168-1 摩天大厦 2 座 23 楼

 (二)本次权益变动情况

本次减持计划实施前，湖南高新创投财富管理有限公司持有新五丰股份

41,792,100 股，占新五丰总股本的 6.40%。

截至 2020 年 9 月 30 日，湖南高新创投财富管理有限公司持有新五丰股份

32,611,000 股，占公司总股本比例 4.99651%。

高新财富于 2020 年 6 月 22 日至 2020 年 9 月 29 日通过上海证券交易所集中

竞价交易系统减持新五丰股票 9,181,100 股。具体减持信息如下：

股东名称
减持数量

（股）

减持数量占

总股本比例
减持期间

减持

方式

减持价格区间

（元/股）
减持总金额（元） 当前持股数量（股） 当前持股比例

湖南高新创

投财富管理

有限公司

9,181,10

0

1.40669% 2020/6/22-

2020/9/29

集中竞

价交易

8.40-11.34 90,346,218 32,611,000 4.99651%

本次权益变动后，湖南高新创投财富管理有限公司持有新五丰 32,611,000

股，占新五丰总股本的 4.99651%。

二、 所涉及的后续事项

1、本次权益变动不会导致新五丰控股股东、实际控制人的变化。

2、本次权益变动后，高新财富持有公司股份至 5%以下。

3、本次权益变动后，高新财富仍在减持计划实行期间，将严格遵守有关法

律法规的规定，及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2020 年 10 月 9 日