证券代码：300140        证券简称：中环装备        公告编号：2020-115

中节能环保装备股份有限公司

    关于股东减持计划实施完毕的公告

股东周震球、周兆华、无锡市金久盛投资企业（有限合伙）、羊云芬保证向本公司提供

的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月18日发布

了《关于合计持股5%以上股东减持股份的预披露公告》，原合计持股5%以上股东

周震球、周兆华、无锡市金久盛投资企业（有限合伙）（以下简称“无锡金久盛”）、

羊云芬计划在2020年4月10日至2020年10月7日以集中竞价方式减持本公司股份

不超过8,500,000股（占本公司总股本比例1.9895%），减持价格根据减持时的市

场价格确定；以大宗交易方式减持不受上述减持时间及减持数量限制，股东将根

据市场情况及自身需求择机进行减持。

2020年10月9日，公司收到股东周震球、周兆华、无锡市金久盛投资企业（有

限合伙）、羊云芬《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，上述股东披露的减

持计划时间届满，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、

《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

（2017年修订）相关规定，现将有关情况公告如下：

一、股东减持股份情况

1、股东减持计划的实施情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持股数

（万股）

减持均价

（元/股）
减持比例（%）

周震球 集中竞价 2020.8.3 9.88 11.4 0.02313

 2020.8.4 7.83 11.6 0.01833

 2020.8.4 10 11.5 0.02341

 2020.8.5 10 11.611 0.02341

 2020.8.17 30 12.44 0.07022

 2020.8.17 2.8 12.37 0.00655

 2020.8.21 8.1 11.45 0.01896

 2020.8.21 10 11.44 0.02341

 2020.8.27 0.94 11.54 0.0022

 2020.9.3 5 12 0.0117

 2020.9.3 8 12.28 0.01873

 2020.9.3 3 12.271 0.00702

 2020.9.3 2 12.26 0.00468

 2020.9.3 1 12.29 0.00234

 2020.9.3 2 12.3 0.00468

 2020.9.3 2 12.311 0.00468

 2020.9.3 2 12.28 0.00468

 2020.9.4 2 12.07 0.00468

 2020.9.4 5 12.176 0.0117

 2020.9.4 1 12.1 0.00234

 2020.9.4 10 12.309 0.02341

 2020.9.4 2 12.273 0.00468

 2020.9.4 2 12.23 0.00468

 2020.9.4 4 12.2 0.00936

 2020.9.4 5 12.25 0.0117

 2020.9.4 5 12.26 0.0117

 2020.9.4 1 12.2 0.00234

 2020.9.4 3.75 12.261 0.00878

 2020.9.17 0.01 11.16 0.00002

无锡市金久

盛投资企业

（有限合伙）

 2020.8.18 10 12.1 0.02341

 2020.8.18 20 12.08 0.04682

 2020.8.18 30 12.021 0.07022

 2020.8.18 5.27 12.03 0.01234

 2020.8.18 7.45 12.01 0.01744

 2020.8.25 5.53 11.01 0.01294

 2020.8.26 10 11.72 0.02341

 2020.9.1 0.25 11.01 0.00059

 2020.9.2 3 11.73 0.00702

 2020.9.2 4 11.8 0.00936

 2020.9.2 3 11.88 0.00702

 2020.9.2 6 11.8 0.01404

 2020.9.2 2 11.81 0.00468

 2020.9.3 1 11.902 0.00234

 2020.9.23 6 11.486 0.01404

 2020.9.23 1.9557 11.49 0.00458

羊云芬

 2020.4.15 0.1 10.86 0.00023

 2020.7.31 10 10.56 0.02341

 2020.8.3 20 11.42 0.04682

 2020.8.3 10 11.321 0.02341

 2020.8.3 21 11.391 0.04916

 2020.8.3 0.393 11.32 0.00092

 2020.8.3 8.94 11.49 0.02093

 2020.8.11 10.29 12.44 0.02409

 2020.8.17 0.77 12.44 0.0018

 合计  352.2587  0.82458

2、股东减持计划实施前后持股情况

股东名称 股份性质

减持计划实施前持有股份 减持计划实施后持有股份

股数

（万股）

占总股本比

例（%）

股数

（万股）

占总股本比

例（%）

周震球及其

一致行动人

合计持有股

份

2480.3024

5.8054% 2128.0437

4.9808%

其中:周震球 1154.9054

2.7032% 999.5954 2.3399%

     羊云芬 192.4842 0.4505%  110.9912 0.2598%

 无锡金久盛  277.4274  0.6493%  161.9717  0.379%

周兆华  855.4854  2.0025%  855.4854  2.0025%
 其中:

无限售条件

股份

1488.1813 3.4832%  1747.9349  4.0912%

 有限售股份  992.1211 2.3221%  380.1088

  0.8897%

周震球、周兆华、无锡市金久盛投资企业（有限合伙）、羊云芬减持股份来

源为非公开发行股份取得的公司股份。

本次减持计划实施前，上述股东持有中环装备股份24,803,024股，占中环装

备总股本比例5.8054%。本次减持计划实施后，周震球及其一致行动人共持有中

环装备股份21,280,437股，占中环装备总股本比例4.9813%。其中周震球持股

9,995,954股，占中环装备总股本比例2.3399%；周兆华持股8,554,854股，占中

环装备总股本比例2.0025%；无锡市金久盛投资企业（有限合伙）持股1,619,717

股，占中环装备总股本比例0.379%：羊云芬持股1,109,912股，占中环装备总股

本比例0.2598%。

三、其他相关说明

1、上述股东减持计划的实施符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股

份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员

减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。

2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份与已披

露的减持计划一致。

3、截至本公告日，上述股东减持计划已实施完毕，已遵守做出的相关承诺

及减持计划内容，并已按照相关规定要求及时履行信息披露义务。

4、周震球及其一致行动人不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划

的实施未导致公司实际控制人变更。

5、本次减持计划实施后，周震球及其一致行动人不再为合计持有公司5%以

上股份的股东。

四、备查文件

周震球、周兆华、无锡市金久盛投资企业（有限合伙）、羊云芬关于股份减

持计划实施完毕的告知函

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二〇年十月九日