证券代码：300317              证券简称：珈伟新能             公告编号：2020-069

珈伟新能源股份有限公司

关于实际控制人的一致行动人

减持计划实施完毕的公告

公司股东阿拉山口市灏轩股权投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真

实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2020年 8月 7日披露了《关

于实际控制人的一致行动人拟减持公司股票的预披露公告》（公告编号：

2020-051），公司实际控制人的一致行动人阿拉山口市灏轩股权投资有限公司（以

下简称“灏轩投资”）计划自减持预披露公告之日起的十五个交易日后的 90 天

内由中信证券华南股份有限公司（以下简称“中信证券”，原“广州证券股份有

限公司”）通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的

1%。2020年 8月 15 日，公司披露了《关于实际控制人的一致行动人减持数量过

半暨实际控制人及一致行动人持股数量变动达到 1%的公告》（公告编号：

2020-056）。

截至本公告披露日，灏轩投资减持计划已实施完毕。公司通过查询中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司了解到，截至2020年10月16日，前述股份减持

计划实施情况如下：

一、股东减持情况

1、股东本次减持股份情况

股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 （元/股） 减持数量（股） 减持比例（%）

阿拉山口市灏轩

股权投资有限公

司

集中竞价交

易

2020/8/10 3.47 815,100 0.0989%

2020/8/11 3.39 1,212,500 0.1471%

2020/8/12 3.26 1,187,300 0.1440%

2020/8/13 3.35 1,027,500 0.1247%

2020/8/14 3.66 701,000 0.0850%

2020/8/17 3.56 723,100 0.0877%

2020/8/18 3.63 568,900 0.0690%

2020/8/19 3.71 446,000 0.0541%

证券代码：300317              证券简称：珈伟新能             公告编号：2020-069

2020/8/20 3.80 348,800 0.0423%

2020/8/21 3.72 255,700 0.0310%

2020/8/24 3.64 216,900 0.0263%

2020/8/25 3.76 168,800 0.0205%

2020/8/26 4.27 131,200 0.0159%

2020/8/27 4.00 101,900 0.0124%

2020/8/28 4.79 76,800 0.0093%

2020/8/31 4.64 61,800 0.0075%

2020/9/1 5.19 47,800 0.0058%

2020/9/2 5.94 36,300 0.0044%

2020/9/3 5.51 27,500 0.0033%

2020/9/4 5.48 20,900 0.0025%

2020/9/7 6.00 15,900 0.0019%

2020/9/8 6.19 12,100 0.0015%

2020/9/9 6.16 9,200 0.0011%

2020/9/10 5.02 7,100 0.0009%

2020/9/11 4.62 5,400 0.0007%

2020/9/14 6.46 4,000 0.0005%

2020/9/15 7.03 3,100 0.0004%

2020/9/16 6.42 2,400 0.0003%

2020/9/17 7.13 1,800 0.0002%

2020/9/18 6.68 1,400 0.0002%

2020/9/21 6.81  1,100 0.0001%

2020/9/22 6.38  800 0.0001%

2020/9/23 6.20  600 0.0001%

2020/9/24 6.07  500 0.0001%

2020/9/25 5.75  300 0.0000%

2020/9/28 5.65  300 0.0000%

合计 - 8,241,800  0.9999%

注：灏轩投资本次减持的股份来源为定向增发。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称

股份性质

减持前持有股份  减持后持有股份

股数（股）
占总股本

比例(%）
股数（股）

占总股本

比例(%）

阿拉山口市灏轩股

权投资有限公司

合计持有股份 73,254,192 8.89% 65,012,392 7.89%

其中：无限售条件股份 73,254,192 8.89% 65,012,392 7.89%

有限售条件股份 0 0% 0 0%

二、其他相关情况说明

1、本次减持股份为质权人对灏轩投资质押的部分股份因履约保障比例低于

合同约定比例进行的减持。目前公司生产经营情况正常，本次减持不会对公司经

营产生直接影响，也不会导致公司控制权发生变更。

2、灏轩投资本次减持股份事项已进行了预先披露。

3、灏轩投资本次实际减持股份数量未超过前次计划减持股份数量。

4、后续公司会继续跟中信证券及股东保持沟通，持续关注相关股票减持计

划，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息

为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

三、备查文件

1、《持股 5%以上股东每日持股变化名单》。

特此公告。

                                     珈伟新能源股份有限公司

    董事会

                                  2020年10月16日