国泰君安证券股份有限公司

关于上海电气集团股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售

股份解禁上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本独立财务顾问”）

作为上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”或“公司”）发行股份

购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管

理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》

等相关规定要求，对上海电气本次重组所涉及限售股份解禁并上市流通事项进行

了审查，并发表如下核查意见。

如无特别说明，本公告中有关简称与上海电气在 2017 年 8 月 1 日刊载于上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海电气集团股份有限公司发行股份

购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中的有关简称相同。

一、本次解除限售股份的基本情况

2017 年 7 月 31 日，上海电气收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核

准上海电气集团股份有限公司向上海电气（集团）总公司发行股份购买资产并募

集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1390 号），核准公司非公开发行股份

募集配套资金不超过 30 亿元。

本次非公开发行新增股份已于 2017年 11月 6 日在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次发行对象包括上海电气（集团）总公司、上海国盛集团投资有限公司、

铜陵发展投资集团有限公司、上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）、上海

临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限

公司、太平洋资产管理有限责任公司和中信证券股份有限公司共计 8 名特定投资

者。其中，上海电气（集团）总公司、上海国盛集团投资有限公司所认购股份限

售期为本次发行新增股份上市之日起 36 个月，其他发行对象所认购股份限售期

为本次发行新增股份上市之日起 12 个月。本次解除的限售股为募集配套资金相

关的有限售条件流通股，包括电气总公司认购的 208,044,382 股股份和国盛投资

认购的 69,348,127 股股份，本次限售股上市流通日期为 2020 年 11 月 6 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本变化情况

2017 年 11 月 6 日，本次非公开发行股份完成登记后，公司股本数量由

14,309,086,179 股增至 14,725,174,944 股。

自本次限售股形成至 2020 年 9 月 30 日期间，公司股本数量由 14,725,174,944

股增加至 15,155,641,833 股，股本变化的具体情况如下：

1）公司于 2019 年实施 A 股限制性股票激励计划向激励对象定向发行 A 股

限制性股票合计 133,578,000 股；

2）公司于 2020 年实施对不再符合激励范围的激励对象已获授予但尚未解锁

的限制性股票回购注销合计 7,416,000 股；

3）公司在此期间已发行的 A 股可转换公司债券（以下简称“电气转债”）转

股形成的 A 股股份合计 304,304,889 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为电气总公司和国盛投资。上述股东在对其持

有的限售股上市流通做出的有关承诺如下：

出具承诺

的名称
相关方 承诺内容

关于股份

锁定的承

诺函

电气总公

司、国盛

投资

本公司通过本次交易取得的上市公司股份，自该等股份发行结束

之日起 36 个月内不转让。上述锁定期届满后，该等股份的转让和

交易依照届时有效的法律、法规以及中国证券监督管理委员会及

上海证券交易所的规定、规则办理。本次交易完成后，因上市公司

送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予

以锁定。

经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，上述股东严格遵守

作出的股份锁定承诺，不存在违反相关承诺影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及关联方资金占用情况

根据公司说明与相关审计报告，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情

况。

五、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 11 月 6 日。

2、本次申请解除限售的数量为 277,392,509 股，占公司总股本的 1.83%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 2 名。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：

序

号
股东名称

持有限售股

数量（股）

持有限售股

占公司总股

本比例

本次上市流通

数量（股）

剩余限售股数

量（股）

1 上海电气（集团）总公司 1,085,962,388 7.17% 208,044,382 877,918,006

2 上海国盛集团投资有限公司 69,348,127 0.46% 69,348,127 -

合计 1,155,310,515 7.62% 277,392,509 877,918,006

注：

1、本次上市流通的限售股为公司于 2017 年发行股份购买资产并募集配套资

金暨关联交易中公司向上海电气（集团）总公司和上海国盛集团投资有限公司非

公开发行股份募集配套资金。

2、本次限售股上市流通后，上海电气（集团）总公司持有的剩余限售股

877,918,006 股为公司于 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金交易中公司向

上海电气（集团）总公司发行股份购买资产。上述剩余限售股的解除限售日期为

2020 年 10 月 19 日，因触发延长限售期承诺的履行条件，上海电气（集团）总

公司承诺延长上述限售股锁定期六个月至 2021 年 4 月 19 日。

六、本次解除限售后的股本结构变化情况

股份类型
本次上市前

本次变动（股）
本次上市后

数量（股） 比例 数量（股） 比例

有限售条

件的流通

股份

1、国家持有股份 1,085,962,388 7.17% -208,044,382 877,918,006 5.79%

2、国有法人持有股份 69,348,127 0.46% -69,348,127 - -

3、境内自然人持有股份 126,162,000 0.83% -  126,162,000 0.83%

有限售条件的流通股份

合计
1,281,472,515 8.46% -277,392,509 1,004,080,006 6.63%

无限售条

件的流通

股份

A 股 10,901,257,318 71.93% +277,392,509 11,178,649,827 73.76%

H 股 2,972,912,000 19.62% -  2,972,912,000 19.62%

无限售条件的流通股份

合计
13,874,169,318 91.54% +277,392,509 14,151,561,827 93.37%

股份总额 15,155,641,833 100.00% - 15,155,641,833 100.00%

上述公司变动前股本情况为截止 2020 年 9 月 30 日公司的股本结构，由于公

司已发行的 A 股可转换公司债券处于转股期，上述变动情况未包含自 2020 年 10

月 1 日至今电气转债转股对公司股本结构的影响。

七、财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：截止本核查意见出具之日，上海电气本次部

分限售股上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组

管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；

本次部分限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承

诺，公司对本次部分限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，独立财

务顾问对公司本次部分限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）