证券代码：688036         证券简称：传音控股        公告编号：2020-040

深圳传音控股股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。

● 本次权益变动后，源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下

简称“源科基金”）持有深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）

的股份数量为 95,294,149 股，占公司总股本的比例为 11.91%。

● 本次权益变动未使公司控股股东、实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

2020 年 11 月 4 日，公司接到源科基金通知，源科基金于 2020 年 10 月 13

日至 2020 年 11 月 4 日通过大宗交易方式减持公司无限售流通股数量合计

8,400,000 股，占公司总股本的 1.05%。本次权益变动后，源科基金持有公司无限

售流通股数量合计 95,294,149 股，占公司总股本的 11.91%。

（一）源科基金基本情况

企业名称 源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业类型 外商投资有限合伙企业

注册地址 平潭综合实验区芦洋乡产业服务中心

成立日期 2016-02-29

营业期限 2016-02-29 至 2023-02-27

注册资本 15,977.8 万美元

统一社会信用代码 91350128MA3466ARXA

执行事务合伙人 源科(平潭)股权投资管理合伙企业(有限合伙)

经营范围

非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。（以上经营范

围不含限制禁止类，不含负面清单内容）（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构
Gaintech Co. Limited 讯发有限公司，81.1125%；

Atman Fund II LP，6.2649%；

https://www.qcc.com/firm/gf88539f8e6660a5dc344011d9187f1f.html
https://www.qcc.com/more_gov?name=Atman%20Fund%20II%20LP

Fontaine Capital Fund ,L.P.，5.3562%；

Substance Investments Limited，5.0120%；

PVG GCN VENTURE, L.P.，1.2530%；

源科（平潭）股权投资管理合伙企业（有限合伙），1.0014%。

（二）权益变动情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持数量（股） 减持比例（%）

源科基金 大宗交易 2020.10.13~2020.11.4 8,400,000 1.05

（三）本次权益变动前后持有的股份情况

股东名称

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数（股） 占总股本比例（%） 股数（股）
占总股本比例

（%）

源科基金 103,694,149 12.96 95,294,149 11.91

合计 103,694,149 12.96 95,294,149 11.91

二、其他情况说明

1、本次权益变动为减持，不触及要约收购。

2、本次权益变动系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构

及未来持续经营产生重大影响，亦不会导致控股股东、实际控制人发生变化。

3、本次权益变动不涉及源科基金披露权益变动报告书。

4、本次权益变动不存在违反源科基金出具的关于持股意向及减持意向的相

关承诺。

    特此公告。

                             深圳传音控股股份有限公司董事会

                                        2020 年 11 月 5 日

https://www.qcc.com/firm/oac26ff22f09f2687a2a45dfdaa0e0ed.html
https://www.qcc.com/firm/g7eb50e385096b43e0e0858c9b9be0d0.html
https://www.qcc.com/firm/g346a2a434de9bc26de23b4b7c6976f9.html