证券代码：002007        证券简称：华兰生物         公告编号：2020-045

华兰生物工程股份有限公司关于部分高管

减持股份计划期限届满的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日披露了

《关于部分高管减持计划期限届满并继续减持的预披露公告》（公告编号：

2020-025）。公司部分高管计划在上述公告披露之日起15个交易日后的6个月内

（窗口期不得减持），以集中竞价或大宗交易的方式减持合计不超过1,391,000

股公司股份（因公司实施权益分派，减持股数调整为不超过1,808,300股），占

公司总股本的0.0991%。

2020年11月6日，公司收到范蓓、王启平、潘若文、张宝献、马小伟、谢军

民和安文琪出具的《告知函》，截至2020年11月6日，本减持计划期限已届满。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公

司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将上述

高级管理人员股份减持计划实施情况公告如下：

一、本次股份减持计划的实施情况

1. 股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

占公司总股本

的比例

范蓓 集中竞价
2020年5月8日

-2020年11月6日
47.19 110,000 0.0060%

王启平 集中竞价
2020年5月8日

-2020年11月6日
46.73 100,000 0.0055%

潘若文 集中竞价 2020年5月8日 47.96 5,900 0.0003%

-2020年11月6日

张宝献 集中竞价
2020年5月8日

-2020年11月6日
46.43 284,600 0.0156%

马小伟 集中竞价
2020年5月8日

-2020年11月6日
46.55 110,000 0.0060%

谢军民 集中竞价
2020年5月8日

-2020年11月6日
46.68 108,470 0.0060%

安文琪 集中竞价
2020年5月8日

-2020年11月6日
48.49 5,000 0.0003%

合计 —— 723,970 0.0397%

2.股东本次减持前后持股情况

股东

名称
股份性质

减持前持有股份 减持后持有股份
*

持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股） 占总股本比例

范蓓

合计持有股份  2,361,632  0.1295% 2,251,632  0.1235%

其中：无限售条件流通股 448,448  0.0246% 338,448 0.0186%

限售条件流通股 1,913,184 0.1049% 1,913,184  0.1049%

王启平

合计持有股份  1,747,513 0.0958% 1,647,513  0.0903%

其中：无限售条件流通股 436,878  0.0239% 336,878 0.0185%

限售条件流通股 1,310,635  0.0719% 1,310,635  0.0719%

潘若文

合计持有股份  1,638,968  0.0899% 1,633,068  0.0895%

其中：无限售条件流通股 409,742  0.0225% 403,842  0.0221%

限售条件流通股 1,229,226  0.0674% 1,229,226  0.0674%

张宝献

合计持有股份  1,344,044  0.0737% 1,059,444  0.0581%

其中：无限售条件流通股  336,011  0.0184% 51,411 0.0028%

限售条件流通股 1,008,033  0.0553% 1,008,033  0.0553%

马小伟

合计持有股份  1,408,511  0.0772% 1,298,511  0.0712%

其中：无限售条件流通股 352,128  0.0193% 242,128 0.0133%

限售条件流通股  1,056,383  0.0579%  1,056,383  0.0579%

谢军民

合计持有股份 1,266,850  0.0695% 1,158,380  0.0635%

其中：无限售条件流通股  316,713  0.0174% 208,243 0.0114%

限售条件流通股 950,137  0.0521% 950,137  0.0521%

安文琪

合计持有股份 326,820  0.0179% 321,820  0.0176%

其中：无限售条件流通股  81,705  0.0045% 76,705 0.0042%

限售条件流通股 245,115  0.0134% 245,115  0.0134%

合计 10,094,338 0.5533% 9,370,368 0.5136%

*注：减持后持有股份的相关数据的登记结算日期为2020年11月6日。

3.其他相关说明

（1）本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《上市公司股东、董监高减持股

份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员

减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

（2）除张宝献先生外，本次实际减持情况与此前披露的减持计划相符，不

存在差异情况。本次张宝献先生减持股份数量为284,600股，较计划减持数量多

出75,300股，系其误操作所致，张宝献先生发现后及时将此情况报告了公司董事

会，并向投资者致以诚挚的歉意。

（3）本次减持的股东非公司的实际控制人、控股股东。本次减持的实施不

会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。

二、备查文件

范蓓、王启平、潘若文、张宝献、马小伟、谢军民和安文琪分别出具的《告

知函》。

 华兰生物工程股份有限公司董事会

                                       2020 年 11 月 7 日