证券代码：002881        证券简称：美格智能        公告编号：2020－067

美格智能技术股份有限公司

关于持股5%以上股东承诺不减持公司股份的公告

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年11

月9日收到持股5%以上股东深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司（以下简称“凤

凰投资”）出具的《关于不减持公司股份的承诺函》，自愿承诺自2020年11月9

日起至2021年5月9日止，6个月内不以任何方式减持所持公司股份，现就相关事

宜公告如下：

一、基本情况介绍

1、股东情况

凤凰投资成立于2011年10月12日，法定代表人为文卫洪，注册资金1,000万

元人民币，统一社会信用代码为91440300584099496R，注册地址为深圳市宝安区

福永街道凤凰社区凤凰山古庙1-9号楼，经营范围为：“一般经营项目是：投资

旅游项目（具体项目另行申报）；旅游礼品的销售；文化活动策划（不含经营卡

拉OK、歌舞厅）；为餐饮企业提供管理服务（不含具体经营餐饮业）；为酒店提

供管理服务（不含具体经营酒店业）；日用百货的销售。清洁服务；清洁用品、

消毒用品、劳保用品的研发与销售；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目

除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；许可经营项目是：中餐制售；月饼、

饼类、糕点的加工与销售；预包装食品的销售。茶叶茶具，功能性饮料，鲜花的

销售；城市垃圾清运。”

2、持有公司股份情况

股东名称 股份类别 股数 占总股本比例 限售情况说明

凤凰投资 无限售条件股份 12,920,000  7.00% 已于 2020 年 6月 22 日解除限售

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

3、持股变动情况

最近十二个月未发生减持情况。

二、相关承诺主要内容

凤凰投资基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，自愿承诺

自 2020 年 11 月 9 日起至 2021 年 5 月 9 日止，6 个月内不以任何方式减持所持

公司股份（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股份）。在

承诺期间，如违反上述承诺减持的，减持收益全部归公司所有。

三、董事会的职权

公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定，明确披露并及时督促股

东严格遵守承诺。对于违反承诺减持股份的，公司董事会将及时、主动要求违反

承诺的股东履行违约责任。

四、备查文件

1、凤凰投资出具的《关于不减持公司股份的承诺函》。

特此公告。

                            美格智能技术股份有限公司董事会

2020年11月10日 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