证券代码：000695    证券简称：滨海能源    公告编号：2020-042

天津滨海能源发展股份有限公司

关于公司控股权转让处于筹划阶段的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本

公司”、“上市公司”）股票连续三个交易日（2020 年 11 月 9

日、11 月 10 日、11 月 11 日）收盘价格涨跌幅偏离值累计达到

20％以上。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，以上

情形属于股票交易异常波动的情形。

针对公司股票交易异常波动，公司书面函询了控股股东天津

京津文化传媒发展有限公司（以下简称“京津文化”），得知：

为帮助上市公司更好地发展，京津文化正在筹划公司控股权的转

让工作。此项工作目前处于筹划阶段，具体交易方案尚未形成，

该事项存在不确定性。

二、控股股东情况介绍

名称：天津京津文化传媒发展有限公司 ；

统一社会信用代码：911200003003182561 ；

类型：有限责任公司 ；

住所：天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区一号路

6 号 301；

法定代表人：吴畏 ；

成立日期：2014 年 06 月 03 日 ；

营业期限：2014 年 06 月 03 日至 2044 年 06 月 02 日 ；

经营范围：经济文化活动交流;广播电视节目制作经营(筹

建);电影制片、发行(筹建);广告发布;资产经营管理、咨询服务。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 。

截至本公告披露日，京津文化持有公司 55,536,885 股，占

公司总股本的 25%，为公司控股股东。经查询，截至本公告披露

日，上述股份无质押、冻结等情况。

三、风险提示

1、上述事项正处于筹划阶段，具体方案尚未形成，且该事

项涉及控股权变更，需履行必要的审批程序，存在着不确定性。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露

义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

四、备查文件

京津文化《关于天津滨海能源发展股份有限公司股票交易异

常波动征询函的回复》

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司

                       董  事  会

                                2020 年 11 月 12 日