证券代码：002472        证券简称：双环传动       公告编号：2020-101

浙江双环传动机械股份有限公司

关于实际控制人及其一致行动人减持计划实施完毕

暨不减持股份承诺的公告

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 28

日披露了《关于股东减持计划预披露的公告》，公司实际控制人之一的陈菊花女

士及其法定一致行动人叶善群先生拟以集中竞价交易和大宗交易的方式减持公

司股份数量合计不超过20,597,475股(占公告披露时公司股份总数的3%)。其中,

通过集中竞价交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 3

个月内减持股份数量不超过 6,865,825 股（占公告披露时公司股份总数的 1%）；

通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 3个交易日之后的 3个月内

减持股份数量不超过 13,731,650 股（占公告披露时公司股份总数的 2%）。若减

持期间，公司有回购注销、可转债转股、送股、资本公积转增股本、配股等股份

变动事项，则前述拟减持股份数量上限作相应调整。减持计划具体内容详见 2020

年 8 月 28 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

2020 年 11 月 11 日，公司收到实际控制人及其一致行动人出具的《关于减

持计划实施完毕暨不减持股份承诺的告知函》。截至 2020 年 11 月 10 日，陈菊

花女士和叶善群先生通过大宗交易方式和集中竞价交易方式减持公司股份数量

累计 20,596,581 股，占公司目前总股本的 2.99986%,本次减持计划已全部实施

完毕。同时，陈菊花女士和叶善群先生作出不减持股份承诺。现将有关情况公告

如下：

一、股东本次减持股份情况

根据减持计划，陈菊花女士和叶善群先生于 2020 年 9 月 3 日至 2020 年 11

实际控制人及其一致行动人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

月 10 日期间减持公司股份数量累计 20,596,581 股，占公司目前总股本的

2.99986%。其中，通过大宗交易方式减持公司股份数量为 13,731,600 股，占公

司目前总股本的 1.99999%；通过集中竞价交易方式减持公司股份数量为

6,864,981 股，占公司目前总股本的 0.99987%。截至 2020 年 11 月 10 日，两位

股东的减持计划已全部实施完毕。具体减持情况如下：

股东名称 减持方式 减持期间
减持股份数

量（股）

减持均价

（元/股）

减持数量占公司

目前总股本比例

叶善群

大宗交易 2020-09-03 5,520,000 6.330 0.80398%

大宗交易 2020-09-04 3,390,000 6.480 0.49375%

大宗交易 2020-09-04 1,080,000 6.480 0.15730%

大宗交易 2020-09-07 3,120,000 6.300 0.45442%

集中竞价 2020-11-09 626,741 6.405 0.09128%

集中竞价 2020-11-10 644,100 6.423 0.09381%

陈菊花

大宗交易 2020-09-07 621,600 6.300 0.09054%

集中竞价 2020-09-21 943,400 7.202 0.13740%

集中竞价 2020-09-23 102,100 7.155 0.01487%

集中竞价 2020-09-24 378,600 7.061 0.05514%

集中竞价 2020-09-25 1,370,040 6.863 0.19954%

集中竞价 2020-11-03 1,070,200 6.428 0.15587%

集中竞价 2020-11-04 131,100 6.401 0.01909%

集中竞价 2020-11-05 7,400 6.400 0.00108%

集中竞价 2020-11-06 806,700 6.406 0.11749%

集中竞价 2020-11-09 784,600 6.408 0.11428%

合计 - 20,596,581 - 2.99986%

注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、股东本次减持前后持股情况

公司实际控制人及其一致行动人本次减持前后持股情况如下：

股东名称 股份性质

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数(股)
占总股本

比例
股数(股)

占总股本

比例

陈菊花

合计持有股份 7,015,740 1.02% 800,000 0.12%

其中：无限售条件股份 7,015,740 1.02% 800,000 0.12%

     有限售条件股份

叶善群

合计持有股份 40,942,800 5.96% 26,561,959 3.87%

其中：无限售条件股份 40,942,800 5.96% 26,561,959 3.87%

     有限售条件股份

吴长鸿

合计持有股份 59,968,992 8.73% 59,968,992 8.73%

其中：无限售条件股份 14,992,248 2.18% 14,992,248 2.18%

     有限售条件股份 44,976,744 6.55% 44,976,744 6.55%

陈剑峰

合计持有股份 27,325,440 3.98% 27,325,440 3.98%

其中：无限售条件股份 6,831,360 0.99% 6,831,360 0.99%

     有限售条件股份 20,494,080 2.98% 20,494,080 2.98%

蒋亦卿

合计持有股份 29,115,240 4.24% 29,115,240 4.24%

其中：无限售条件股份 7,278,810 1.06% 7,278,810 1.06%

     有限售条件股份 21,836,430 3.18% 21,836,430 3.18%

玉环市亚兴投

资有限公司

合计持有股份 43,028,400 6.27% 43,028,400 6.27%

其中：无限售条件股份 43,028,400 6.27% 43,028,400 6.27%

     有限售条件股份

合计持有股份 207,396,612 30.21% 186,800,031 27.21%

其中：无限售条件股份 120,089,358 17.49% 99,492,777 14.49%

     有限售条件股份 87,307,254 12.72% 87,307,254 12.72%

注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、其他相关说明

1、本次减持期间，陈菊花女士和叶善群先生严格遵守《证券法》、《上市公

司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、

监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

公司实际控制人及其一致行动人自最近一次披露权益变动报告书之日（2020 年 6

月 4 日）起至本次公告披露日，直接和间接合计控制公司股权比例累计减少

2.99986%。

2、本次减持与此前已披露的减持计划一致。截至本公告日，陈菊花女士和

叶善群先生披露的减持计划已全部实施完毕。

3、减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公

司控制权发生变更。

四、股东不减持股份承诺

截至公告披露日，陈菊花女士直接持有的公司股份数量为 800,000 股，占目

前公司总股本的0.12%；叶善群先生直接持有的公司股份数量为26,561,959股，

占目前公司总股本的 3.87%。

减持计划实施完毕后，股东陈菊花女士和叶善群先生作出承诺如下：

自 2020 年 11 月 11 日起 24 个月内，陈菊花女士和叶善群先生承诺不减持

个人名下直接持有的双环传动股份，包括前述股份在承诺期间因双环传动股份发

生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等情况产生的股份。

若违反上述承诺，减持股份所得收益将全部上缴双环传动所有，并依法承担

由此产生的法律责任。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

                                                2020 年 11 月 11 日