公告编号：2020-041

证券代码：838813        证券简称：招金膜天        主办券商：招商证券

山东招金膜天股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式 股数（股）
占股本

比例
股数（股）

占股本

比例

中 国

水 务

投 资

有 限

公司

合计持

有股份

16,070,000 19.9950% 0 0% 2020

年11

月11

日

特定

事项

协议

转让

其中：

无限售

股份

16,070,000 19.9950% 0 0%

有限售

股份

0 0% 0 0%

青 岛

引 黄

济 青

水 务

有 限

责 任

合计持

有股份

12,060,000 15.0056% 0 0% 2020

年11

月11

日

特定

事项

协议

转让

其中：

无限售

股份

12,060,000 15.0056% 0 0%

     0 0% 0 0%

公司 有限售

股份

山 东

招 金

集 团

有 限

公司

合计持

有股份

44,200,000 54.9956% 72,330,000 89.9963% 2020

年11

月11

日

特定

事项

协议

转让

其中：

无限售

股份

44,200,000 54.9956% 72,330,000 89.9963%

有限售

股份

0 0% 0 0%

公司股东中国水务投资有限公司（以下简称“ 中国水务”）、青岛引黄济青

水务有限责任公司（以下简称“ 青岛引黄济青”）于 2020 年 9 月 25 日分别通

过上海联合产权交易所公开挂牌转让减持公司股份  16,070,000 股和

12,060,000 股，本次交易完成后，中国水务、青岛引黄济青不再持有公司股份。

公司股东山东招金集团有限公司（以下简称“ 招金集团”）于 2020 年 10 月

28 日摘牌中国水务、青岛引黄济青在上海联合产权交易所公开转让持有的公司

股份 16,070,000 股和 12,060,000 股，增持前，股东招金集团持有公司股份

44,200,000 股，持股比例 54.9956%；本次交易后，该股东持有公司股份为

72,330,000 股，其持股 比例由 54.9956%变更为 89.9963%。

（二） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

公司名称 中国水务投资有限公司

法定代表人 叶建桥

实际控制人 水利部综合事业局

成立日期 1985 年 11 月 26 日

注册资本（单位：元） 1,200,000,000

住所/通讯地址 北京市西城区白广路二条 16 号 701、702

经营范围

水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理、污泥

处理、固废处理、非常规水源及水电等项目的投资、设

计、建设、咨询、服务、技术开发；节水技术、水务、

环保设备及物资的开发、生产、销售和维修；设备租赁；

进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营

活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准

的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限

制类项目的经营活动。）

公司类型 其他有限责任公司

股权结构

新华水利控股集团有限公司 32,000 万元（持股比例为

26.67%）；中国电力建设集团有限公司 30,000 万元（持

股比例为 25%）；北京拓世诺金投资有限公司 12,000

万元（持股比例为 10%）；江阴市长江钢管有限公司

12,000 万元（持股比例为 10%）；济宁市兖州华勤水务

投资有限公司 10,000 万元（持股比例为 8.33%）；浙

江华联集团有限公司 8,000 万元（持股比例为 6.67%）；

深圳市华海投资管理有限公司 7,700 万元（持股比例为

6.42% ）山西省黄河万家寨水务集团有限公司 5,000

万元（持股比例为 4.17%）；水利部综合开发管理中心

1,800 万元（持股比例为 1.5%）；中国水利水电科学研

究院 500 万元（持股比例为 0.42%）；北京能达电力投

资有限公司 500 万元（持股比例为 0.42%）；浙江电联

集团有限公司 500 万元（持股比例为 0.42%）。

统一社会信用代码 91110000101620428G

是否属于失信联合惩戒

对象
否

公司名称 青岛引黄济青水务有限责任公司

法定代表人 徐睿

实际控制人 水利部综合事业局

成立日期 2007 年 6 月 26 日

注册资本（单位：元） 255,210,000

住所/通讯地址 青岛市城阳区棘洪滩水库

经营范围

水利工程、原水、输水、制水、城市供水、工业企业供

水、污水处理等水务行业投资、建设、运营和相关技术

咨询业务；水利工程施工、市政工程施工和机电设备安

装、管道安装，以及水利工程、市政工程项目监理业务；

供水、地表水、地下水、污水、土壤、环境空气、大气

污染物、污泥、固体废物的质量检测及相关领域的技术

咨询、技术服务、技术开发；城市二次供水的水质检测

服务；河道整治。（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动）

公司类型 其他有限责任公司

股权结构

中国水务投资有限公司 15,938 万元（持股比例为

62.45%）；山东省调水工程运行维护中心青岛分中心

9,583 万元（持股比例 37.55%）。

统一社会信用代码 913702146612943334

是否属于失信联合惩戒

对象
否

公司名称 山东招金集团有限公司

法定代表人 翁占斌

实际控制人 招远市人民政府

成立日期 1992 年 6 月 28 日

注册资本（单位：元） 1,200,000,000

住所/通讯地址 山东省招远市盛泰路北埠后东路东

经营范围
金矿勘探（有效期限以许可证为准）。以自有资金进行

投资；矿山机械制修；经济林苗种植、销售；果树种植；

公告编号：2020-041

果品收购、销售；塑料制品、浮选用黄药、石材、矿山

机电设备、电线、电缆的生产、销售；黄金、白银的购

销及加工；货物及技术的进出口业务；采、选、氰、冶、

工程勘探及水处理的试验开发及技术推广服务；新材

料、新工艺及节能技术推广服务、咨询服务。（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股权结构 招远市人民政府 120000 万（持股比例为 100%）

统一社会信用代码 91370685165236898M

是否属于失信联合惩戒

对象
否

二、 所涉及后续事项

上述股份变动情况不会导致第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化。

股东招金集团、中国水务、青岛引黄济青水务此次股份变动涉及投资人披露

权益变动报告书文件。详见公司于 2020 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东招金膜天股份有

限公司权益变动报告书》（公告编号 2020-038、2020-039、2020-040）。

三、 备查文件目录

1、上海市产权交易合同（19.995%股权转让）

2、上海市产权交易合同（15.0056%股权转让）

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日  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