证券代码：300297              证券简称：蓝盾股份             公告编号：2020-125

蓝盾信息安全技术股份有限公司

关于部分限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份数量为 6,893,970 股，占公司股本总额的 0.55%；其中，

实际可上市流通的股份数量为 734,452 股，占公司股本总额的 0.06%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为 2020 年 11 月 20 日（星期五）。

一、本次解除限售股份的基本情况

（一）本次解除限售的股份取得的基本情况

2016年12月14日，蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝

盾股份”）2016年第七次临时股东大会审议通过《关于现金收购深圳市满泰科技

发展有限公司60%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金58,200万元收购南

平市瑞兴达股权投资合伙企业（有限合伙）（原名“萍乡市瑞兴达投资管理合伙

企业（有限合伙）”，以下简称“瑞兴达投资”）、南平市国珩股权投资合伙企

业（有限合伙）（原名“萍乡市国珩投资管理合伙企业（有限合伙）”）、武夷

山维宇股权投资合伙企业（有限合伙）（原名“萍乡市维宇投资管理合伙企业（有

限合伙）”）、武夷山鸿华康股权投资合伙企业（有限合伙）（原名“萍乡市鸿

华康投资管理合伙企业（有限合伙）”，上述四方合称“交易对方”）合计持有

的深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司（以下简称“满泰科技”）60%股权。根据

公司与交易对方签订的《支付现金购买资产及盈利预测补偿协议》约定，瑞兴达

投资应于收到第三期现金对价（21,825万元）之日起180日内，将上述款项用于

在二级市场购买公司的股票。截至2017年3月15日，瑞兴达投资完成上述股票购

买事宜，并向公司出具了《关于股份锁定的承诺函》，瑞兴达投资承诺对其通过

前述方式取得的公司股份17,234,924股进行锁定。根据瑞兴达投资上述承诺，公

司对其购买的公司股票于中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份锁定

手续。

（二）本次解除限售的股份取得后至今公司股本变化情况

1、2017 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关

于回购注销部分限制性股票的的议案》，拟回购注销因离职不予解锁的激励对象

8 人未解锁的限制性股票共 9 万股。公司已于 2017 年 7 月 3 日在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续，公

司总股本自 1,175,455,904 股减少为 1,175,365,904 股。

2、2018 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关

于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销因

离职不予解锁的激励对象 22人未解锁的限制性股票共 30.40万股。公司已于 2018

年7月 9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票

的回购和注销登记手续，公司总股本自 1,175,365,904 股减少为 1,175,061,904 股。

3、根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约

定，“蓝盾转债”自 2019 年 2 月 18 日起可转换为公司股份。截至 2020 年 11 月

16 日，由于“蓝盾转债”转股，公司总股本由转股前 1,175,061,904 股增加至

1,249,832,323 股。

截至 2020 年 11 月 16 日，公司总股本为 1,249,832,323 股，其中有限售条件

股份 252,496,238 股，占公司总股本的 20.20%，无限售条件股份为 997,336,085

股，占公司总股本的 79.80%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东所作承诺

1、股份锁定期承诺

（1）瑞兴达投资在本次交易中购买的蓝盾股份股票不超过30%的部分自购

买完成之日起十二个月内不进行转让；满泰科技实现2017年承诺净利润或者满泰

科技未实现2017年承诺净利润但瑞兴达投资已完成业绩补偿且满泰科技2017年

《专项审核报告》出具之日起10日后，瑞兴达投资可解禁不超过股票购买总数的

30%；具体解禁时间以上述可解禁条件同时满足为准。

（2）瑞兴达投资在本次交易中购买的蓝盾股份股票超过30%但不超过60%

的部分自购买完成之日起二十四个月内不进行转让；满泰科技实现2018年承诺净

利润或者满泰科技未实现2018年承诺净利润但瑞兴达投资已完成业绩补偿且满

泰科技2018年《专项审核报告》出具之日起10日后，瑞兴达投资可解禁不超过股

票购买总数的60%；具体解禁时间以上述可解禁条件同时满足为准。

（3）瑞兴达投资在本次交易中购买的蓝盾股份股票超过60%的部分自购买

完成之日起三十六个月内不进行转让；满泰科技实现2019年承诺净利润或者满泰

科技未实现2019年承诺净利润但瑞兴达投资已完成业绩补偿且满泰科技2019年

《专项审核报告》及《减值测试报告》出具之日起10日后，瑞兴达投资可解禁不

超过股票购买总数的100%；具体解禁时间以上述可解禁条件同时满足为准。

瑞兴达投资同意，锁定期内因公司分配股票股利、资本公积转增股本等方式

取得的股份，一并按前述期限进行锁定。

2、业绩承诺

根据公司与交易对方签署的《支付现金购买资产及盈利预测补偿协议》，瑞

兴达投资对满泰科技在利润补偿期实现的净利润数进行下述承诺：在利润承诺期

即 2016 至 2019 年每年度满泰科技实际实现的净利润分别不低于 5,500 万元、

7,100 万元、9,100 万元和 11,600 万元。

净利润指满泰科技实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东

的净利润数。

3、其他承诺

（1）交易对方承诺，满泰科技的核心管理团队（成员至少包括：柯瑞坤、

黄珠娟、陈伟纯、余敏洁、穆松、唐燚）自标的资产交割完成日起，仍需至少在

满泰科技任职 48 个月，并与之签订相等期限的《劳动合同》、《竞业限制协议》、

《保密协议》，且在满泰科技不违反该等协议的前提下，不单方解除与满泰科技

的《劳动合同》。

（2）交易对方承诺，满泰科技的核心管理团队在满泰科技工作期间及离职

之日起 24 个月内，无论在何种情况下，不得以任何方式受聘或经营于任何与蓝

盾股份及全部关联方、满泰科技及其下属公司业务有直接或间接竞争或利益冲突

之公司及业务，即不能到生产、开发、经营与蓝盾股份及其全部关联公司、满泰

科技及其下属公司生产、开发、经营同类产品或经营同类业务或有竞争关系的其

他用人单位兼职或全职；也不能自行或以任何第三者的名义设立、投资或控股与

蓝盾股份及其全部关联公司、满泰科技及其下属公司有任何竞争关系或利益冲突

的同类企业或经营单位，或从事与满泰科技有竞争关系的业务；并承诺严守蓝盾

股份及其全部关联公司、满泰科技及其下属公司的秘密，不泄露其所知悉或掌握

的蓝盾股份及其全部关联公司、满泰科技及其下属公司的商业秘密。

（3）交易对方承诺，除非其不再持有蓝盾股份的股份，否则交易对方及其

全部关联方不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合

资、合作）从事、参与或协助他人从事任何与蓝盾股份及其子公司（包括满泰科

技）届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投

资任何与蓝盾股份及其子公司（包括满泰科技）届时正在从事的业务有直接或间

接竞争关系的经济实体。

（4）交易对方承诺，其违反本条之约定的，则该违约方应将通过本次交易

取得之蓝盾股份股份无偿返还予蓝盾股份，蓝盾股份将依据内部决策程序注销该

违约方返还之股份（有关股份已转让的，应将转让所得价款返还）；若该违约方

因违反本条之约定给蓝盾股份或满泰科技造成损失的，则除上述股份返还义务

外，该违约方还将根据蓝盾股份或满泰科技届时实际遭受的损失承担赔偿责任。

（二）本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

1、股份锁定承诺履行情况

截至目前，瑞兴达投资严格履行了上述股份锁定承诺。

2、业绩承诺履行情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2020]003557 号《蓝

盾信息安全技术股份有限公司现金收购深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司业绩

承诺实现情况说明的审核报告》，2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度

满泰科技分别实现归属于母公司所有者的净利润为（以扣除非经常性损益前后孰

低的数据确定）6,939.74 万元、7,357.57 万元、9,449.13 万元、9,895.30 万元。

2019 年度，满泰科技未完成业绩承诺（11,600.00 万元）。截至 2019 年期末，

满泰科技累计承诺净利润金额为 33,300.00 万元，累计实现净利润金额为

33,641.74 万元。根据公司与交易对方签署的《支付现金购买资产及盈利预测补

偿协议》9.2.1 条，“当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至

当期期末累计实现净利润数）÷利润承诺期内承诺净利润总额×标的资产的交易

总价格-已补偿金额”，瑞兴达投资当期应补偿金额为 0 元，无需进行业绩补偿。

3、其他承诺履行情况

截至目前，瑞兴达投资严格履行了上述其他承诺，未发生违反上述承诺的情

况。瑞兴达投资不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对瑞兴达投

资违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 11 月 20 日。

2、本次申请解除限售的股份数量合计为 6,893,970 股，占公司股本总额的

0.55%；其中实际可上市流通的股份数量为 734,452 股，占公司股本总额的 0.06%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数共计 1 名。

4、本次解除股份限售及上市流通明细表：

单位：股

序号 股东名称
所持限售股份

总数

本次申请

解除限售数量

限售股份质押

冻结数量

本次实际可

上市流通数量

1
南平市瑞兴达股权投资

合伙企业（有限合伙）
6,893,970 6,893,970 6,159,518 734,452

合计 6,893,970 6,893,970 6,159,518 734,452

注：上述申请解除股份限售的股东瑞兴达投资，其本次解除限售的部分股份处于质押冻

结状态，该部分股份解除质押冻结后方可上市流通。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

                                                             单位：股

本次变动前

本次增减

本次变动后

数量 比例 数量 比例

一、有限售条件股份 252,496,238 20.20% -6,893,970 245,602,268 19.65%

  高管锁定股份 243,592,268 19.49%  243,592,268 19.49%

  首发后限售股 6,893,970 0.55% -6,893,970 0 0.00%

  股权激励限售股份 2,010,000 0.16%  2,010,000 0.16%

二、无限售条件股份 997,336,085 79.80% +6,893,970 1,004,230,055 80.35%

股份总数 1,249,832,323 100.00%  1,249,832,323 100.00%

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会

2020 年 11 月 18 日

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