证券代码：300051         证券简称：三五互联         公告编号：2020-195

厦门三五互联科技股份有限公司

关于控股股东、实际控制人所持部分股份

将被司法拍卖暨可能被动减持股份的公告

风险提示：

1、控股股东、实际控制人本次以及累计将被拍卖的股份数量占其所持公司股

份数量的 16.17％，占公司总股本的 5.81％

2、控股股东、实际控制人因其股份将被拍卖，可能导致股份被动减持

厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕近日收到控股股东、实际

控制人龚少晖先生转来的上海金融法院《拍卖公告》及龚少晖先生告知函，获悉

龚少晖先生所持部分股份将在“淘宝网”(www.taobao.com)上被拍卖，进而可能

导致股份被动减持；现将相关情况公告如下：

一、股东股份将被拍卖的基本情况

㈠本次股份将被拍卖的基本情况

龚少晖先生本次股份将被拍卖的基本情况如下：

公司控股股东、实际控制人保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及全体董事保证公告内容与控股股东、实际控制人提供的信息一致。

http://www.taobao.com/

股东

名称

是否为第一

大股东及一

致行动人

本次涉及

股份数量

(股)

占其

所持

股份

比例

占公司

总股本

比例

拍卖

开始

日期

拍卖

结束

日期

拍卖

申请人

执

行

机

构

原

因

龚少晖

第一大股东

控股股东

实际控制人

21,251,566 16.17％ 5.81％

2020 年

12 月 26

日 10 时

2020 年

12 月 27

日 10 时

海通恒信

国际融资

租赁股份

有限公司

上

海

金

融

法

院

详

见

备

注
合计 21,251,566 16.17％ 5.81％ -

延时

除外
-

说明：至本公告前一交易日(2020 年 11 月 27 日，星期五)，龚少晖先生持有公司股

份 131,444,201 股，占公司总股本的 35.94％；本公告中龚少晖先生的持股比例、股份冻

结/质押/拍卖比例均以 2020 年 11 月 27 日龚少晖先生的持股数量为基数计算。

备注：股东股份将被拍卖的原因

前述拍卖事项系龚少晖先生与海通恒信国际融资租赁股份有限公司(简称“海

通恒信”)发生相关纠纷、海通恒信向法院申请强制执行措施所致；相关情况是：

海通恒信与曲水中网兴管理咨询有限公司(简称“曲水中网兴”)、龚少晖、关瑞

云(系龚少晖先生爱人)、厦门中网兴智汇投资管理有限公司(简称“厦门中网兴”)

金融借款合同纠纷案已经上海金融法院审理并于 2019 年 5 月作出生效的《民事调

解书》〔案号：(2019)沪 74 民初 618 号〕；调解后，曲水中网兴、龚少晖、关瑞

云、厦门中网兴暂未按照调解书履行相关义务。2019 年 12 月 13 日，各方当事人

经友好协商达成执行和解协议；至本公告披露时，前述执行和解协议亦尚未履行，

海通恒信向法院提起强制执行程序，申请拍卖龚少晖先生所持的部分股份。此前

相关冻结及拍卖、变卖和被动减持股份的预披露事项详见《关于公司控股股东、

实际控制人所持股份部分被司法冻结的公告》(公告编号：2020-038)、《关于控

股股东、实际控制人所持部分股份将被拍卖、变卖的提示性公告暨被动减持股份

的预披露公告》(公告编号：2020-184)。

㈡股东股份累计将被拍卖的情况

至本公告前一交易日，龚少晖先生所持股份累计将被拍卖的情况如下：

股东
总持股数量

(股)
持股比例

累计将被拍卖的

股份数量(股)
占其所持股份比例 占公司总股本比例

龚少晖 131,444,201 35.94％ 21,251,566 16.17％ 5.81％

合计 131,444,201 35.94％ 21,251,566 16.17％ 5.81％

龚少晖先生所持股份累计将被拍卖数未达到、未超过其所持公司股份的 50％，

亦未达到、未超过公司总股本的 30％，且不存在已被拍卖的情形；前述拍卖事项

暂不会导致龚少晖先生失去控股股东、实际控制人地位。

二、拍卖公告的主要内容

上海金融法院 2020 年 11 月 24 日《拍卖公告》载明：

1、公开网络司法拍卖所在网站：“淘宝网”(www.taobao.com)

2、拍卖时间：2020 年 12 月 26 日 10 时起至 2020 年 12 月 27 日 10 时止(延时

除外)

3、拍卖标的：厦门三五互联科技股份有限公司 21,251,566 股股票(证券简称：

三五互联，证券代码：300051)，股份数量：21,251,566 股，股份性质：无限售流

通股

4、起拍价：11973.132284 万元(6.26 元/股)；保证金：1200 万元；增加幅度：

50 万元及其倍数

5、起拍价说明：以起拍日 2020 年 12 月 26 日前 20 个交易日的收盘价均价乘

以总股数的 90％为起拍价。本次上网挂拍至开拍前对外公示价格是以 2020 年 11

月 19 日当天股票的收盘价 6.26 元乘以拍卖股数 21,251,566 股的 90％，该价格仅

为展示价格，非实际价格(因股票变动影响较大，实际起拍价将在起拍日 2020 年

12 月 26 日前进行相应数据调整，该调整后的价格即为本次拍卖的实际起拍价)

6、其他：详见上海金融法院 2020 年 11 月 24 日《拍卖公告》

三、公司说明与风险提示

㈠股东所持部分股份存在被强制过户的风险

龚少晖先生表示：本次将被拍卖的股份此前已质押给海通恒信并被法院冻

结，本次股份将被拍卖系因与海通恒信的纠纷尚未获得彻底解决所致；该部分股

份存在被强制过户的风险；龚少晖先生将继续积极采取包括但不限于还款、协

商、和解、调解等措施应对股份将被强制过户的风险，及时通知公司相关进展情

况并履行信息披露义务。

另，至本公告前一交易日，龚少晖先生累计被冻结的股份占其所持公司股份

的 23.40％，属于所持股份部分被冻结的情形。同时，龚少晖先生所持公司股份累

计质押 131,093,566 股，占其所持公司股份的 99.73％，约占公司总股本的

35.85％，属于高比例质押的情形。龚少晖先生此前股份冻结、质押情况详见《关

于公司控股股东、实际控制人所持股份部分被司法冻结的公告》(公告编号：

2020-116)。

㈡股东所持部分股份将被拍卖对公司的影响及风险提示

1、龚少晖先生所持公司股份将被部分拍卖系其与海通恒信发生相关纠纷、海

通恒信向法院申请强制执行所致，与公司本身无直接相关；如届时股份拍卖后过

户完成，公司股东名单和持股数、持股比例将发生变化，但该事项对公司生产经

营无直接的重大影响，当前亦未对公司控制权产生影响；公司目前生产经营正常，

各项业务均仍在有序进行中。
2、本次拍卖事项尚在公告阶段，后续可能涉及竞拍、缴款、股份过户等环节

和手续，存在不确定性；如前述程序完成，公司将根据最终结果，依法履行相应

的信息披露义务。

3、公司将积极、持续关注股东股份被拍卖的进展及风险情况，并督促控股股

东、实际控制人及其相关方依照法律法规和规则规定及时履行信息披露义务；敬

请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、拍卖公告

2、告知函

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月三十日