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证券代码：600419       证券简称：天润乳业      公告编号：临 2020-061

新疆天润乳业股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次权益变动属于减持股份，不触及要约收购

●本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化

2020 年 12 月 2 日，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）接到

第二大股东新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司（以下简称“兵团乳业”）

发来的《告知函》《简式权益变动报告书》及其他相关资料，具体情况如下：

一、本次权益变动的基本情况

1、信息披露义务人基本情况

名称：新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司

统一社会信用代码：9165010007220642XK

类型：其他有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路东二巷306号公园壹号南8号楼第三

层整层

法定代表人：黄朝军

注册资本：壹亿元人民币

新疆天润乳业股份有限公司

 2

成立日期：2013年6月27日

经营范围：液体乳及乳产品的技术研发，包装材料的技术研发；销售；装饰

装潢材料，农畜产品；货物与技术的进出口业务；农业种植；农产品的收购、销

售

经营期限：2013年6月27日至2023年6月26日

2、本次权益变动情况

自 2018 年 11 月 26 日至 2020 年 12 月 2 日，兵团乳业通过上海证券交易所

大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股股份 11,447,928 股，权益变动比

例累计达到公司总股本的 5%，具体变动情况如下：

减持期间 减持方式 减持数量（股）
交易价格

（元/股）

减持数量占上市公

司当时总股本比例

2018 年 11 月 26 日、

11 月 27 日
大宗交易 4,140,000 12.85 2.00%

2019 年 2月 28 日 大宗交易 2,500,000 14.32 1.21%

2020 年 8月 25 日 大宗交易 4,200,000 16.65 1.56%

2020 年 12 月 2日 大宗交易 607,928 13.05 0.23%

合  计 11,447,928 / 5.00%

本次权益变动前后，兵团乳业持有公司股份的情况如下：

信息披露

义务人
股份性质

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数
占上市公司当

时总股本比例
股数

占上市公司目

前总股本比例

兵团乳业 无限售流通股 28,116,508 13.58% 23,111,532 8.60%

二、其他相关情况说明

1、本次权益变动属于公司第二大股东减持公司股份，未触及要约收购事项。

本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、兵团乳业在未来 12 个月内拟根据自身资金需求继续减持所持有的公司股

份，届时公司将依法履行相关信息披露义务。

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3、本次权益变动的详细情况，详见与本公告同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 3 日