证券代码: 002783 证券简称: 凯龙股份 公告编号: 2020-124

债券代码: 128052 债券简称: 凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划期满 暨实施情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年 5 月 13 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en 披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划的提示性公告》(公告编号: 2020-047)。公司董事秦卫国、卢卫东、罗时华、林宏,监事黄赫平、王进林,高级管理人员刘哲、滕鸿、韩学军、张亚明、李家兵、李颂华、舒明春、张勇、朱德强因个人资金需求,拟通过集中竞价交易方式减持本人所持有的部分公司股份。本次拟减持股份共计将不超过 5,492,725 股,共计占公司总股本比例为 1.45%。本次计划减持期间为自公司公告之日起的十五个交易日后的六个月内(窗口期不得减持)。上述人员减持时,其本人在任意连续 90 个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的 1%。

截至本公告日,本次股份减持计划期满,依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将部分董事、监事、高级管理人员减持实施情况公告如下:

一、股东股份减持计划的实施进展情况

1. 股东减持股份情况

股东名 称	减持方式	减持时间	减持均价 (元/股)	减持股数(股)	减持比 例(%)
秦卫国	集中竞价交易	2020.9.1-2020.12.3	13.21	737,400	0.1952
卢卫东	集中竞价交易	2020.9.1-2020.12.3	12.61	515,300	0.1364
罗时华	集中竞价交易	2020.9.1-2020.12.3	12.61	246,000	0.0651
黄赫平	集中竞价交易	2020.9.1-2020.12.3	12.75	261,000	0.0691
王进林	集中竞价交易	2020.9.1-2020.12.3	12.62	118,250	0.0313
刘哲	集中竞价交易	2020.9.1-2020.12.3	13.34	41,200	0.0109
滕鸿	集中竞价交易	2020.9.1-2020.12.3	/	0	0.0000
韩学军	集中竞价交易	2020.9.1-2020.12.3	12.84	105,500	0.0279
张亚明	集中竞价交易	2020.9.1-2020.12.3	12.62	433,200	0.1147
李家兵	集中竞价交易	2020.9.1-2020.12.3	12.73	58,500	0.0155
李颂华	集中竞价交易	2020.9.1-2020.12.3	12.79	510,050	0.1350
舒明春	集中竞价交易	2020.9.1-2020.12.3	12.78	120,000	0.0318
张勇	集中竞价交易	2020.9.1-2020.12.3	12.77	602,100	0.1594
朱德强	集中竞价交易	2020.9.1-2020.12.3	12.69	346,400	0.0917
林宏	集中竞价交易	2020.9.1-2020.12.3	12.63	618,101	0.1636
合 计				4,713,001	1.2477

上述已减持股份的来源均为公司首次公开发行前已发行的股份、发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。

自 2020 年 6 月 3 日至 2020 年 12 月 3 日, 计划减持公司股份的董事、监事和高级管理人员合计减持公司股份 4,713,001 股, 占公司最新总股本比例为 1.2477%。

2. 股东本次减持前后持股情况

		本次减持前持有股份		本次减持后持有股份
股东	股份性质	股数 (股)	占总股本 比例(%)	股数 (股)	占总股本比例(%)
秦卫国	合计持有股份	2,956,000	0.7826	2,218,600	0.5874
	其中: 无限售条件股份	739,000	0.1956	1,600	0.0004
	其中:有限售条件股份	2,217,000	0.5869	2,217,000	0.5869
卢卫东	合计持有股份	2,070,900	0.5483	1,555,600	0.4118
	其中: 无限售条件股份	517,725	0.1371	2,425	0.0006
	其中:有限售条件股份	1,553,175	0.4112	1,553,175	0.4112
罗时华	合计持有股份	1,945,500	0.5151	1,699,500	0.4499
	其中: 无限售条件股份	486,375	0.1288	240,375	0.0636
	其中:有限售条件股份	1,459,125	0.3863	1,459,125	0.3863
黄赫平	合计持有股份	1,049,200	0.2778	788,200	0.2087

	其中: 无限售条件股份	262,300	0.0694	1,300	0.0003
	其中:有限售条件股份	786,900	0.2083	786,900	0.2083
王进林	合计持有股份	496,600	0.1315	378,350	0.1002
	其中: 无限售条件股份	124,150	0.0329	5,900	0.0016
	其中:有限售条件股份	372,450	0.0986	372,450	0.0986
刘哲	合计持有股份	428,100	0.1133	386,900	0.1024
	其中: 无限售条件股份	107,025	0.0283	65,825	0.0174
	其中:有限售条件股份	321,075	0.0850	321,075	0.0850
	合计持有股份	1,305,000	0.3455	1,305,000	0.3455
滕鸿	其中: 无限售条件股份	326,250	0.0864	326,250	0.0864
	其中:有限售条件股份	978,750	0.2591	978,750	0.2591
韩学军	合计持有股份	616,000	0.1631	510,500	0.1352
	其中: 无限售条件股份	154,000	0.0408	48,500	0.0128
	其中:有限售条件股份	462,000	0.1223	462,000	0.1223
	合计持有股份	1,736,400	0.4597	1,303,200	0.3450
张亚明	其中: 无限售条件股份	434,100	0.1149	900	0.0002
	其中:有限售条件股份	1,302,300	0.3448	1,302,300	0.3448
李家兵	合计持有股份	577,900	0.1530	519,400	0.1375
	其中: 无限售条件股份	144,475	0.0382	85,975	0.0228
	其中:有限售条件股份	433,425	0.1147	433,425	0.1147
李颂华	合计持有股份	2,043,700	0.5411	1,533,650	0.4060
	其中: 无限售条件股份	510,925	0.1353	875	0.0002
	其中:有限售条件股份	1,532,775	0.4058	1,532,775	0.4058
舒明春	合计持有股份	512,800	0.1358	392,800	0.1040
	其中: 无限售条件股份	128,200	0.0339	8,200	0.0022
	其中:有限售条件股份	384,600	0.1018	384,600	0.1018
张勇	合计持有股份	2,414,200	0.6391	1,812,100	0.4797
	其中: 无限售条件股份	603,550	0.1598	1,450	0.0004
	其中:有限售条件股份	1,810,650	0.4794	1,810,650	0.4794
朱德强	合计持有股份	1,385,600	0.3668	1,039,200	0.2751
	其中: 无限售条件股份	346,400	0.0917	0	0.0000
	其中:有限售条件股份	1,039,200	0.2751	1,039,200	0.2751
林宏	合计持有股份	2,504,400	0.6630	1,886,299	0.4994
	其中: 无限售条件股份	626,100	0.1658	7,999	0.0021
	其中:有限售条件股份	1,878,300	0.4973	1,878,300	0.4973
	合计	22,042,300	5.8355	17,329,299	4.5878

注: 1. 表格若出现数与各分项之和不一致的情况,均四舍五入原因造成;

^{2. &}quot;实际减持数量、减持后持股数量占公司最新总股本比例"均按公司最新总股本377,727,513股计算。

二、其他相关说明

- 1. 公司董事秦卫国、卢卫东、罗时华、林宏,监事黄赫平、王进林,高级管理人员刘哲、滕鸿、韩学军、张亚明、李家兵、李颂华、舒明春、张勇、朱德强,本次减持计划未违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
- 2. 上述人员严格遵守预披露的减持计划及相关承诺, 不存在违反已预披露的减持计划及相关承诺的情形。
- 3. 上述人员不属于公司的控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
- 4. 公司将持续关注股东股份减持计划情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

公司董事秦卫国、卢卫东、罗时华、林宏,监事黄赫平、王进林,高级管理 人员刘哲、滕鸿、韩学军、张亚明、李家兵、李颂华、舒明春、张勇、朱德强签 署的《关于减持凯龙股份部分股份进展情况的告知函》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2020年12月5日