证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临 2020-049

中农发种业集团股份有限公司

关于公司实际控制人之一致行动人权益发生变动的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购

 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化

中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“农发种业”）于 2020

年 12 月 7 日收到公司实际控制人之一致行动人——中国华农资产经营有限公司

（以下简称“华农资产”）发出的《关于减持农发种业股份实施进展情况的告知

函》，具体情况如下：

    一、减持主体的基本情况

（一）本次减持主体华农资产，是公司实际控制人--中国农业发展集团有限

公司（以下简称“中国农发集团”）的全资子公司，为中国农发集团的一致行动

人。

（二）在华农资产实施本次减持前，中国农发集团及其一致行动人合计持有

公司股份 426,295,480 股，合计持股比例为 39.39%。其中：中国农发集团直接

持有公司股份 157,718,120 股，持股比例 14.57%；中国农发集团所属全资子公

司--中国农垦集团有限公司（以下简称“中垦公司”）持有公司股份 250,250,000

股，持股比例为 23.12%；华农资产持有公司股份 18,327,360 股，持股比例为

1.69%。

华农资产持有的公司股份 18,327,360 股，全部为通过集中竞价交易方式取

得，详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于实际控制人之一致行动人增持

公司股份的公告》（临 2019-035）、《关于实际控制人之一致行动人增持公司股份

的进展公告》（临 2019-036，临 2019-040）以及《关于实际控制人之一致行动

人股份增持计划实施完成的公告》（临 2020-021）。

二、权益变动情况

2020 年 11 月 13 日至 2020 年 12 月 7 日期间，华农资产通过上海证券交易

所证券交易系统以集中竞价方式累计减持农发种业股份 12,770,300 股，占公司

总股本的 1.18%，减持金额共计 5,483.23万元。

截至 2020年 12 月 7日，华农资产持有农发种业股份 5,557,060股，占公司

总股本的 0.51%；中国农发集团、中垦公司持有公司股份的数量和比例未变动，

中国农发集团及其一致行动人合计持有公司 413,525,180股股份，占公司总股本

的 38.21%。

三、其他事项

（一）华农资产计划自 2020年 11月 13日起 12个月内，累计减持数量不超

过 18,327,360 股（含已减持的 12,770,300股）。

（二）本次权益变动前后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

（三）华农资产承诺，在本次减持实施期间、减持实施完毕之后，严格遵守

《公司法》、《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2020年 12月 7日