证券代码：000939      证券简称：凯迪退      编号：2020-123

凯迪生态环境科技股份有限公司

关于聘任王模胜同志为公司生产总监的公告

特别提示：

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11月修订）》

的相关规定，公司股票退市整理期为三十个交易日。公司股票自

2020年 11 月 5日进入退市整理期交易的第一个交易日，预计最

后交易日期为 2020 年 12 月 16日。

敬请投资者审慎投资，注意风险。

根据工作需要，公司聘任王模胜同志为公司生产总监。

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2020年 12月 10日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

附：王模胜个人简历

王模胜，男，48岁，社招，中共党员。

第一学历为大学本科，西安交通大学，工业电气自动化专业；

最终学历为硕士，武汉大学，工商管理专业。

1995年 07月至 1996年 08月，在武汉钢电股份有限公司，

担任电气助理工程师；1996 年 08月至 1997 年 10月，在武汉钢

电股份有限公司，担任电气主值班员；1997 年 10 月至 1999 年

10 月，在武汉钢电股份有限公司，担任单元机组机长；1999 年

10 月至 2003 年 05 月，在武汉钢电股份有限公司，担任发电分

场电气专业工程师；2003 年 05月至 2004 年 09月，在武汉钢电

股份有限公司，担任钢电公司生产技术科电气专业工程师；2004

年 09 月至 2006 年 12 月，在武汉凯迪电力工程公司，担任采购

工程师；2007 年 01月至 2009 年 06月，在武汉凯迪电力工程公

司，担任项目采购经理；2009年 07月至 2011年 03月，在阳光

凯迪新能源集团有限公司招采中心，担任主任工程师；2011 年

03 月至 2014 年 09 月，在阳光凯迪新能源集团有限公司招采中

心，担任采购部副部长；2014年 09月至 2018年 8月， 在凯迪

生态环境科技股份有限公司（凯迪电力股份有限公司）安生中心，

担任副总经理；2014 年 11 月至 2016 年 1 月，兼任江陵县凯迪

绿色能源开发有限公司总经理；2018 年 8月至 2020年 7月，在

凯迪生态环境科技股份有限公司安生中心，担任总经理；2020

年 07 月至今，在凯迪生态环境科技股份有限公司，担任生产副

总监兼安生中心总经理。

本人不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责

及纪律处分；不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控

制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

持有上市公司股票 0股；不是失信被执行人。