证券代码：603200        证券简称：上海洗霸       公告编号：2020-116

上海洗霸科技股份有限公司控股股东及一致行动人

提前终止减持计划暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

重要内容提示：

 控股股东及一致行动人持股的基本情况

本次减持计划实施前，公司控股股东、董事长兼总经理王炜先生

持有公司股份 46,259,908 股，其一致行动人上海承续股权投资管理合

伙企业（有限合伙）持有公司股份 2,011,500 股、上海汇续股权投资

管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 587,250 股，三者合计持有

公司股份 48,858,658 股，占当时公司总股本比例 48.2303%，占目前公

司总股本比例 48.4865%。

 减持计划的实施结果情况

2020 年 6 月 30 日，王炜先生及上述一致行动人披露股份减持计

划：拟于 6 个月内通过集中竞价及/或大宗交易方式减持不超过

6,078,165 股公司无限售条件流通股，占当时公司总股本 6%，减持价

格将按照减持实施时的市场价格确定或相关规定执行。其中，上海承

续股权投资管理合伙企业（有限合伙）计划以集中竞价方式减持不超

过 670,500 股，上海汇续股权投资管理合伙企业（有限合伙）计划以

集中竞价方式减持不超过 195,750 股。

上述减持计划实施期间 ，王炜先生通过集中竞价交易方式减持

268,800 股，通过大宗交易方式减持 680,000 股；上海承续股权投资

管理合伙企业（有限合伙）通过集中竞价交易方式减持 88,200 股；上

海汇续股权投资管理合伙企业（有限合伙）通过集中竞价交易方式减

持 72,100 股。上述减持主体通过集中竞价方式及/或大宗交易方式合

计减持公司股份数量为 1,109,100 股，占目前公司总股份的比例为

1.1007%。

截至本公告日，王炜先生及一致行动人上海承续股权投资管理合

伙企业（有限合伙）、上海汇续股权投资管理合伙企业（有限合伙）合

计持有公司 47,749,558 股, 占目前公司总股份的比例为 47.39%。

2020 年 12 月 11 日，公司收到王炜先生及一致行动人上海承续股

权投资管理合伙企业（有限合伙）、上海汇续股权投资管理合伙企业（有

限合伙）通知，上述减持主体经综合考虑，决定提前终止本次股份减

持计划。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份
持股数量

（股）
持股比例 当前持股股份来源

王炜 5%以上第一大股东 46,259,908 45.9075% 其他方式取得：46,259,908 股

上海承续股权投资

管理合伙企业（有

限合伙）

其他股东：控股股

东一致行动人

2,011,500 1.9962% 其他方式取得：2,011,500 股

上海汇续股权投资

管理合伙企业（有

限合伙）

其他股东：控股股

东一致行动人

587,250 0.5828% 其他方式取得：587,250 股

说明：上述股份为公司首次公开发行股票（IPO）前股份及 2018 年度年度权益分派方案项下

派送的红股，相关股份均已于 2020 年 6 月 1 日上市流通。因公司 2019 年度业绩未能达到

2018 年限制性股票激励计划既定的相关考核指标及部分原激励对象离职，2020 年 8 月 26

日，公司按照规定回购注销了相关限制性股票并相应减少注册资本。上述持股比例根据公司

目前的总股本数计算。

上述减持主体存在一致行动人：

 股东名称 持股数量（股） 持股比例
一致行动关系形成

原因

3

第一组 王炜 46,259,908 45.9075% 实际控制

上海承续股权投资管理合伙企业

（有限合伙）

2,011,500 1.9962% 为王炜实际控制

上海汇续股权投资管理合伙企业

（有限合伙）

587,250 0.5828% 为王炜实际控制

合计 48,858,658 48.4865% —

说明：上述主体另有一致行动人翁晖岚（目前持股情况：4410180 股），翁晖岚女士并未参

与本次减持计划。

二、减持计划的实施结果

(一)控股股东及一致行动人因以下事项披露减持计划实施结果：

其他情形：提前终止减持计划

股东名称
减持数量

（股）
减持比例 减持期间 减持方式

减持价格区间

（元/股）

减持总金额

（元）

减持完成情

况

当前持股数量

（股）

当前持股

比例

王炜 948,800 0.9416% 2020/7/21～

2020/9/29

集中竞价交易、

大宗交易

36.21－40.8 35,128,087 未完成：

4263115 股

45,311,108 44.9660%

上海承续股权投

资管理合伙企业

（有限合伙）

88,200 0.0875% 2020/7/21～

2020/9/29

集中竞价交易 38.93－41 3,543,523 未完成：

582300 股

1,923,300 1.9086%

上海汇续股权投

资管理合伙企业

（有限合伙）

72,100 0.0716% 2020/7/21～

2020/9/29

集中竞价交易 39.1－40.56 2,847,229 未完成：

123650 股

515,150 0.5112%

说明：上述表格内关于“减持完成情况-未完成”股份数根据减持计划中拟减持股份数量上限扣除已减持股份数量计算所得。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划    √是 □否

相关减持计划的原定截止日为 2020 年 12 月 31 日。经相关减持主体综合考

虑，决定提前终止上述减持计划。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2020/12/12