证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2020-118

1

深圳市金溢科技股份有限公司

公司大股东减持计划实施完成的补充公告

股东深圳市敏行电子有限公司、罗瑞发、王明宽、李娜、李朝莉保证向本

公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一

致。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 11 日披

露了《公司大股东减持计划实施完成的公告》（公告编号：2020-116），根据《深

圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等

法律法规的规定，大股东减持采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然

日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一；采取大宗交易方式的，

在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之

二；计算上述减持比例时，大股东与其一致行动人的持股应当合并计算。为充分

说明股东罗瑞发先生及其一致行动人深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行

电子”）和股东王明宽先生及其一致行动人李娜女士、李朝莉女士减持股数合并

计算后是否存在任意连续九十个自然日内超比例减持的情形，公司根据股东出具

的减持情况函件，现补充公告股东减持明细如下：

1、罗瑞发先生及其一致行动人敏行电子

减持方式 股东名称
股份来

源
减持期间

减持均价

（元/股）

减持股数

（股）
减持比例

大宗交易

罗瑞发

首次公

开发行

前股份

2020/6/12 55.08 150,000 0.12%

敏行电子 2020/7/8      42.76  400,000 0.22%

敏行电子 2020/7/9 47.01 600,000 0.33%

敏行电子 2020/11/30  34.32  200,000 0.11%

集中竞价

交易

敏行电子
首次公

开发行

前股份

2020/6/12 59.90 100,000 0.08%

罗瑞发 2020/6/15 60.97 424,100 0.35%

罗瑞发 2020/6/22 62.31 158,500 0.13%

罗瑞发 2020/6/24 66.95 213,600 0.18%

罗瑞发 2020/7/8 50.95 195,700 0.11%

敏行电子 2020/7/8 51.08 100,000 0.06%

罗瑞发 2020/7/9 56.27 126,550 0.07%

敏行电子 2020/7/9 56.83 30,000 0.02%

敏行电子 2020/9/10 47.88 35,200 0.02%

敏行电子 2020/9/11 46.55 97,950 0.05%

敏行电子 2020/9/18 46.74 409,100 0.23%

敏行电子 2020/9/21 46.85 85,050 0.05%

敏行电子 2020/9/22 46.83 304,900 0.17%

敏行电子 2020/9/28 45.49 30,000 0.02%

敏行电子 2020/9/29 45.83 5,000 0.00%

敏行电子 2020/11/3 38.44 37,000 0.02%

敏行电子 2020/11/5 38.81 40,000 0.02%

敏行电子 2020/11/9 40.37 150,000 0.08%

敏行电子 2020/11/10 40.57 47,600 0.03%

敏行电子 2020/11/13 39.66 39,000 0.02%

敏行电子 2020/11/16 40.00 20,000 0.01%

敏行电子 2020/11/17 40.50 9,000 0.00%

敏行电子 2020/11/20 40.29 28,000 0.02%

敏行电子 2020/11/30 38.65 5,000 0.00%

敏行电子 2020/12/2 38.46 15,000 0.01%

敏行电子 2020/12/3 38.37 23,000 0.01%

敏行电子 2020/12/4 39.03 10,000 0.01%

敏行电子 2020/12/8 38.10 33,000 0.02%

敏行电子 2020/12/9 39.30 75,000 0.04%

合计 4,197,250 2.61%

2、王明宽先生及其一致行动人李娜女士、李朝莉女士

减持方式 股东名称
股份来

源
减持期间

减持均价

（元/股）

减持股数

（股）
减持比例

集中竞价

交易

李娜

首次公

开发行

前股份

2020/6/11 61.73  46,500  0.04%

李朝莉 2020/6/11 61.62  5,000  0.00%

李娜 2020/6/12 60.71  2,500  0.00%

李娜 2020/6/15 61.18  29,300  0.02%

李娜 2020/6/16 61.31  248,400  0.21%

李娜 2020/6/17 62.16  35,600  0.03%

李娜 2020/6/18 61.96  7,800  0.01%

李娜 2020/6/19 62.00  53,800  0.04%

李娜 2020/6/22 62.61  10,000  0.01%

李娜 2020/6/24 66.05  286,100  0.24%

李朝莉 2020/6/24 66.97  61,400  0.05%

李朝莉 2020/6/29 64.82  3,600  0.00%

李娜 2020/6/30 65.91  400,000  0.33%

李娜 2020/7/30 56.19  20,000  0.01%

王明宽 2020/9/22 46.52  75,000  0.04%

王明宽 2020/12/4 38.89  31,800  0.02%

李娜 2020/12/4 38.32  54,094  0.03%

王明宽 2020/12/8 38.13  26,200  0.01%

李娜 2020/12/8 38.21  212,300  0.12%

李朝莉 2020/12/8 38.22  193,500  0.11%

王明宽 2020/12/9 39.25  769,700  0.43%

李娜 2020/12/9 38.92  123,606  0.07%

合计 2,696,200 1.82%

注：上述表格数值保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四

舍五入原因造成。

上述股东减持的其他具体情况详见公司已披露的《公司大股东减持计划实施

完成的公告》（公告编号：2020-116）。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 14 日