关于控股股东及一致行动人股份减持计划时间过半的公告

1

证券代码：002194          证券简称：武汉凡谷        公告编号：2020-070

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于控股股东及一致行动人股份减持计划时间过半的公告

控股股东、实际控制人王丽丽女士及其一致行动人孟凡博先生、王凯先生保

证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 28 日

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东及一致行动人

提前终止股份减持计划并发起新股份减持计划的预披露公告》（以下简称“预披

露公告”，公告编号：2020-061），上海富诚海富通资产－海通证券－富诚海富通

稳胜共赢十七号专项资产管理计划（以下简称“资管计划”，该资管计划的资产

委托人为王丽丽女士、孟凡博先生）及王凯先生计划拟自预披露公告披露之日起

15 个交易日后的 6 个月内（法定禁止期间除外）以集中竞价交易方式减持公司

股份分别不超过 2,630,400 股（即不超过公司总股本的 0.3889%）、3,000,000 股（即

不超过公司总股本的 0.4436%）。

2020 年 11 月 25 日，上述资管计划通过集中竞价交易的方式减持公司股份

2,630,400 股，占公司总股本的 0.3889%，其股份减持计划已实施完毕，具体情况

请查阅公司于 2020 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

的《关于控股股东及一致行动人累计减持公司股份达到 1%的公告》（公告编号：

2020-069）。

2020 年 12 月 17 日，公司收到王凯先生的《关于股份减持计划进展的告知

函》，其减持计划减持时间已经过半，截至当日，王凯先生在本次减持计划期间

内尚未减持本公司股份。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市

公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规

范性文件的规定，现将本次股份减持计划有关进展情况公告如下：

一、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

占公司总股

本比例（%）

上海富诚海富通资产

－海通证券－富诚海

富通稳胜共赢十七号

专项资产管理计划

集中竞价

交易

2020 年

11 月 25 日
17.60 2,630,400 0.3889

王凯 尚未减持

注：1、王丽丽女士、孟凡博先生本次减持的股份系其于 2015 年 10 月 29-30日通过资

管计划以二级市场竞价交易的方式所增持的公司股份及其转增的股份；

2、公司于 2018 年 11 月 6 日披露了《简式权益变动报告书（一）》（以下简称“报告书”），

自报告书披露之日起至今，公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士及其一致行

动人孟凡博先生、王莉萍女士、王凯先生累计减持公司股份 19,305,696 股，占公司总股本的

3.1861%，减持情况详见公司于 2019 年 4 月 25 日、2019 年 6 月 6 日、2020 年 3 月 10 日、

2020 年 8 月 28 日、2020 年 11 月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于控股股东的一致行动人减持股份进展情况公告》（公告编号：2019-051）、《关于控股

股东的一致行动人减持股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-070）、《关于控股股东

股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2020-010）、《关于控股股东及一致行动人提前

终止股份减持计划并发起新股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-061）及《关于

控股股东及一致行动人累计减持公司股份达到 1%的公告》（公告编号：2020-069）。

二、股东减持前后持股情况

股东

名称
股份性质

减持前持有股份 减持后持有股份

持股股数

（股）

占公司总股

本比例（%）

持股股数

（股）

占公司总股

本比例（%）

王丽丽

合计持有股份

191,283,200

（含资管账户

876,800 股）

28.2821
190,406,400（含

资管账户 0 股）
28.1525

其中：无限售条件股份 48,478,400

7.1678

47,601,600 7.0381

有限售条件股份 142,804,800

21.1144

142,804,800 21.1144

孟凡博

合计持有股份

56,161,840

（含资管账户

1,753,600 股）

8.3038
54,408,240（含

资管账户 0 股）
8.0445

其中：无限售条件股份 15,355,660

2.2704

13,602,060 2.0111

有限售条件股份 40,806,180

6.0334

40,806,180 6.0334

王凯

合计持有股份 13,262,001

1.9609

13,262,001

1.9609

其中：无限售条件股份 13,262,001

1.9609

13,262,001

1.9609

有限售条件股份 0 0 0 0

孟庆南

合计持有股份 50,438,267 7.4575 50,438,267 7.4575

其中：无限售条件股份 50,438,267 7.4575 50,438,267 7.4575

有限售条件股份 0 0 0 0

合计持有股份 311,145,308 46.0043 308,514,908 45.6154

其中：无限售条件股份 127,534,328

18.8566 124,903,928 18.4676

 有限售条件股份 183,610,980 27.1478 183,610,980 27.1478

注：上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在的差异是由于四舍五入所造成。

三、其他相关说明

1、本次股份减持未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若

干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份

实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次股份减持没有违反前述预披露公告的相关内容。

3、王丽丽女士、孟凡博先生、王凯先生未作出过有关最低减持价格等承诺，

其所作承诺的具体内容请查阅预披露公告“（三）本次拟减持股东承诺及其履行

情况”相关内容。本次股份减持不存在违反其股份锁定承诺等承诺的情况。

4、本次减持未导致公司实际控制权发生变更，也不会对公司持续经营产生

影响。

5、王凯先生股份减持计划尚未实施完毕，在预披露的减持时间区间内，其

将根据自身资金需求、市场情况等因素选择是否继续实施前述股份减持计划，后

续实施具有不确定性。

6、公司将持续关注王凯先生股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法

律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、上述股东出具的《关于股份减持计划进展的告知函》。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董  事  会

二〇二〇年十二月十八日