证券代码：000007          证券简称：全新好          公告编号：2020-095

深圳市全新好股份有限公司

关于股东承诺的公告

一、情况概述

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“全新好”）与股东深圳

市博恒投资有限公司（以下简称“博恒投资”）在解除限售纠纷案件中协商达成

和解并于近日取得广东省高级人民法院《民事裁定书》（2020）粤民再 429号终

审裁定。（详见公司 2021 年 1 月 1 日在指定报刊网站上披露的《关于公司诉讼

进展的公告》公告编号：2020-094）。

二、承诺内容

博恒投资在《和解协议》中作出承诺，内容如下：

博恒投资所持有的 3750万股全新好股票，自解除限售之日，36个月内不会

通过二级市场减持。

三、备查文件：

1、《和解协议》

2、《民事裁定书》（2020）粤民再 429号

特此公告

                                            深圳市全新好股份有限公司

                                                   董  事  会

                                                2020 年 12 月 31 日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载，误导性陈述或重大遗漏。