公告编号：2021-001

证券代码：835527        证券简称：君宇科技        主办券商：东兴证券

天津君宇科技股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式 股数（股）
占股本

比例
股数（股）

占股本

比例

张 艳

君

合计持

有股份

6,600,000 34.375% 6,600,000 31.88% 2021

年 1

月 7

日

其他

（新增

投资

人，导

致持股

比例被

动减

少）

其中：无

限售股

份

1,650,000 8.59% 1,650,000 7.97%

     有

限售股

份

4,950,000 25.78% 4,950,000 23.91%

张 冠

宇

合计持

有股份

2,400,000 12.5% 2,400,000 11.59% 2021

年 1

月 7

日

其他

（新增

投资

人，导

致持股

比例被

其中：无

限售股

份

2,400,000 12.5% 2,400,000 11.59%

     有 0 0% 0 0%

限售股

份

动减

少）

天 津

鑫 石

汇 富

商 贸

合 伙

企 业

（ 有

限 合

伙）

合计持

有股份

2,150,000 11.20% 2,150,000 10.39% 2021

年 1

月 7

日

其他

（新增

投资

人，导

致持股

比例被

动减

少）、

其中：无

限售股

份

2,150,000 11.20% 2,150,000 10.39%

     有

限售股

份

0 0% 0 0%

杜 志

勤

合计持

有股份

0 0% 1,500,000 7.25% 2021

年 1

月 7

日

其他

（定向

发行股

票）

其中：无

限售股

份

0 0% 1,500,000 7.25%

     有

限售股

份

0 0% 0 0%

1、本次发行前，张艳君女士及其儿子张冠宇先生直接持有公司9,000,000股股

票，占比46.875%，并通过天津鑫石汇富商贸合伙企业（有限合伙）间接控

制公司股份2,150,000股，占比11.20%，合计控制公司股份比例为58.07%。

本次发行完成后，张艳君女士及其儿子张冠宇先生直接控制的公司股份比例

降至43.48%，通过鑫石汇富间接控制的公司股份比例降至10.39%，合计控制

公司股份比例降至53.86%。

2、本次变动前，杜志勤女士持有公司股份0股，占比0.00%。本次变动后，杜

志勤女士持有公司股份合计1,500,000股，占比7.25%。

（二） 投资者基本情况

本次投资者持股变动情况未达到《非上市公众公司收购管理办法》规定的权

益变动披露标准。

二、 所涉及后续事项

上述股份变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

上述股份变动等事项不涉及投资者披露权益变动报告书等文件

天津君宇科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 7 日  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