证券代码：400036          证券简称：天创 5        公告编号：2021-002

沈阳天创信息科技股份有限公司

股票解除限售公告

一、 本次股票解除限售数量总额为 7,593,408 股，占公司总股本 2.04%，可转

让时间为 2021 年 1 月 15 日。

二、 本次股票解除限售的明细情况及原因

                                                               单位：股

序号

股东姓

名或名

称

是否为控

股股东、实

际控制人或

其一致行动

人

董事、监事、高

级管理人员任职

情况

本次

解限

售原

因

本次解除

限售登记

股票数量

本次解除限

售股数占公

司总股本比

例

尚未解除

限售的股

票数量

1 周洲 是 董事长、总经理 B 5,106,750 1.37% 51,874,875

2 吴婧 否 董事、副总经理 B 1,410,966 0.38% 5,733,072

3 陈宇 否 监事 B 546,277 0.15% 1,638,833

4 傅晋豫 否
董事、董事会秘

书、副总经理
B 529,415 0.14% 1,588,248

合计 - 7,593,408 2.04% 60,835,028

注：1、解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理

人员每年解除限售；C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D 自愿限售解

除限售；E 限制性股票解除限售

2、合计数比例与各明细数比例直接相加之和在尾数上的差异系由四舍五入造成。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、 本次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 310,502,539 83.60%

有限

售条

件的

股份

1、高管股份 59,271,195 15.96%

2、个人或基金 1,638,833 0.44%

3、其他法人 - -

4、限制性股票 - -

5、其他 - -

有限售条件股份合计 60,910,028 16.40%

总股本 371,412,567 100.00%

四、 其他情况

（一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺 ；

（二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形 ；

（三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利

益行为的情况 ；

（四）公司于 2020 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于控股股东、实际控制人减持公司股份的

公告》（公告编号：2020-076），公司控股股东、实际控制人周洲先生自发布《关

于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告》后的十二个月内没有通过二级市

场以集中竞价方式进一步减持公司股份的计划。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日