证券代码：300373             证券简称：扬杰科技              公告编号：2021-005

扬州扬杰电子科技股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次控股股东及其一致行动人权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不会对公司的治理结

构和持续经营产生重大影响。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意扬州扬杰电子科技股份有限公司向

特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2938号），扬州扬杰电子科技股份有限

公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票40,283,216股，每股发行价为37.00元， 根

据投资者申购报价情况，最终确定九泰基金管理有限公司等11家发行对象。发行完成后，

公司总股本由472,116,893股增加至512,400,109股。

根据公司本次向特定对象发行股票的情况及公司控股股东江苏扬杰投资有限公司

（以下简称“扬杰投资”）告知的扬杰投资及其一致行动人建水县杰杰企业管理有限公

司（以下简称“杰杰管理”）、王毅和梁瑶自2016年8月31日以来权益变动情况，扬杰投

资及其一致行动人在公司权益变动比例达到公司总股本5%，根据相关规定公告如下：

一、 扬杰投资及其一致行动人的基本情况

1、扬杰投资

公司名称：江苏扬杰投资有限公司

住所：扬州经济开发区开发路1号1-2

法定代表人：梁勤

注册资本：2000万元人民币

统一社会信用代码：91321091718662003Y

企业类型：有限责任公司

经营范围：实业投资；自有投资管理；投资咨询；自营和代理各类商品及技术的进

出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）

营业期限：自2000年03月15日至无固定期限

股权结构：梁勤女士持有扬杰投资82.48%的股权；王毅先生持有扬杰投资17.52%的

股权

2、杰杰管理

公司名称：建水县杰杰企业管理有限公司

住所：云南省红河哈尼族彝族自治州建水县南庄镇工业园区众创空间1栋1单元108号

法定代表人：梁勤

注册资本：800万元人民币

统一社会信用代码：913210915668908586

企业类型：有限责任公司

经营范围：企业管理咨询、文化创意策划咨询（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动）

营业期限：自2010年12月23 日至 2030年12月22日

3、王毅先生

王毅先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现住所地在江苏省扬州市。

4、梁瑶先生

梁瑶先生，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现住所地在江苏省南京市。

杰杰管理由扬杰投资的控股股东梁勤女士实际控制，王毅先生为梁勤女士之配偶，

梁瑶先生为梁勤女士之弟。

二、 扬杰投资及其一致行动人权益变动情况

自2016年8月31日扬杰科技披露扬杰投资及其一致行动人权益变动情况至2021年1月

14日，信息披露义务人及其一致行动人的权益变动情况如下：

信息披露义务人及一致

行动人
本次权益股份变动数量 变动后的股份数 变动后的持股比例

2016年9月28日，梁瑶通过集中竞价减持62,500股（公司总股本为472,490,843股）。

扬杰投资 0 196,500,000  41.59%

杰杰管理 0 77,500,000  16.40%

王毅 0 550,700  0.12%

梁瑶 -62,500 487,500  0.10%

持股比例合计 58.21%

2018年3月16日，公司回购注销股权激励授予股份227,850 股，总股本变更为472,262,993股。

扬杰投资 0 196,500,000  41.61%

杰杰管理 0  77,500,000  16.41%

王毅 0 550,700  0.12%

梁瑶 0 487,500  0.10%

持股比例合计 58.24%

2019年4月25日，公司回购注销股权激励授予股份129,700股，总股本变更为472,133,293股（其

中，公司回购账户的股份数量为342,100 股）。

扬杰投资 0 196,500,000  41.65%

杰杰管理 0  77,500,000  16.43%

王毅 0 550,700  0.12%

梁瑶 0 487,500  0.10%

持股比例合计 58.30%

2019年5月31日，梁瑶通过集中竞价减持81,800股（公司总股本为472,133,293股，其中回购账户

的股份数量为1,861,900股）。

扬杰投资 0 196,500,000  41.78%

杰杰管理 0  77,500,000  16.48%

王毅 0 550,700  0.12%

梁瑶 -81,800 405,700  0.09%

持股比例合计 58.47%

2019年8月27日，梁瑶通过集中竞价减持40,075股（公司总股本为472,133,293股，其中回购账户

的股份数量为3,540,322股）。

扬杰投资 0 196,500,000  41.93%

杰杰管理 0  77,500,000  16.54%

王毅 0 550,700  0.12%

梁瑶 -40,075 365,625  0.08%

持股比例合计 58.67%

2020年3月2日至2020月3日18日，杰杰管理减持11,643,557股（公司总股本为472,133,293股，其

中回购账户的股份数量为1,270,722股）。

扬杰投资 0 196,500,000  41.73%

杰杰管理 -11,643,557 65,856,443   13.99%

王毅 0 550,700  0.12%

梁瑶 0 365,625  0.08%

持股比例合计 55.91%

2020年3月19日，公司回购注销股权激励授予股份16,400 股，公司总股本变更为472,116,893股

（其中，回购账户的股份数量为1,270,722股）。

扬杰投资 0 196,500,000  41.73%

杰杰管理 0 65,856,443   13.99%

王毅 0 550,700  0.12%

梁瑶 0 365,625  0.08%

持股比例合计 55.91%

2020年7月7日至2020年7月17日，扬杰投资减持348,900股、杰杰管理减持2,132,923股（公司总

股本为472,116,893股，其中回购账户的股份数量为1,270,722股）。

扬杰投资 -348,900 196,151,100  41.66%

杰杰管理 -2,132,923 63,723,520  13.53%

王毅 0 550,700  0.12%

梁瑶 0 365,625  0.08%

持股比例合计 55.39%

2020年12月9日，杰杰管理转融通借出10,000股（公司总股本为472,116,893股，其中回购账户的

股份数量为1,270,722股）。

扬杰投资 0 196,151,100  41.66%

杰杰管理 -10,000 63,713,520  13.53%

王毅 0 550,700  0.12%

梁瑶 0 365,625  0.08%

持股比例合计 55.39%

2020年12月16日，中国证券金融股份有限公司归还杰杰管理10,000股（公司总股本为472,116,893

股，其中回购账户的股份数量为1,270,722股）。

扬杰投资 0 196,151,100  41.66%

杰杰管理 10,000 63,723,520  13.53%

王毅 0 550,700  0.12%

梁瑶 0 365,625  0.08%

持股比例合计 55.39%

2021年1月13日至2021年1月14日，杰杰管理转融通借出4,708,000股（公司总股本为472,116,893

股，其中回购账户的股份数量为1,270,722股）。

扬杰投资 0 196,151,100  41.66%

杰杰管理 -4,708,000 59,015,520 12.53%

王毅 0 550,700  0.12%

梁瑶 0 365,625  0.08%

持股比例合计 54.39%

2021年1月14日，公司向特定对象发行股份40,283,216股，公司总股本变更为512,400,109股（其

中，回购账户的股份数量为1,270,722股）。

扬杰投资 0 196,151,100  38.38%

杰杰管理 0 59,015,520 11.55%

王毅 0 550,700  0.11%

梁瑶 0 365,625  0.07%

持股比例合计 50.10%

三、 权益变动前后持股情况

股东名称
权益变动前持股数量及比例 权益变动后持股数量及比例

数量（股） 持股比例 数量（股） 持股比例

扬杰投资 196,500,000 41.59% 196,151,10 38.38%

其中：无限售条件股份 — — 196,151,10 38.38%

      有限售条件股份 196,500,000 41.59% — —

杰杰管理 77,500,000 16.40% 59,015,520 11.55%

其中：无限售条件股份 — — 59,015,520 11.55%

      有限售条件股份 77,500,000 16.40% — —

王毅 550,700 0.12% 550,700 0.11%

其中：无限售条件股份 175 0.00% 550,700 0.11%

      有限售条件股份 550,525 0.12% — —

梁瑶 550,000 0.12% 365,625 0.07%

其中：无限售条件股份 — — 274,219 0.05%

     有限售条件股份 550,000 0.12% 91,406 0.02%

合计 275,100,700 58.22% 256,082,945 50.10%

本次权益变动前，扬杰投资持有公司196,500,000股，占公司股份总数的41.59%；杰

杰管理持有公司77,500,000股，占公司股份总数的16.40%；王毅先生持有公司550,700股，

占公司股份总数的0.12%；梁瑶先生持有公司550,000股，占公司股份总数的0.12%。合计

持股比例为58.22%。

本次权益变动后，扬杰投资持有公司196,151,100股，占公司股份总数的38.38%；杰

杰管理持有公司59,015,520股，占公司股份总数的11.55%；王毅先生持有公司550,700股，

占公司股份总数的0.11%；梁瑶先生持有公司365,625股，占公司股份总数的0.07%。合计

持股比例为50.10%。

四、 其他情况说明

1、2020年7月8日，扬杰投资因工作人员误操作减持上市公司股份348,900股，导致未

在十五个交易日前披露减持计划，详见公司于2020年7月20日披露的《扬州扬杰电子科技

股份有限公司关于控股股东及其一致行动人减持股份比例超过1%的公告》（2020-057）。

除此之外，本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况，不存在违反已作出的

承诺、意向、计划的情况。

2、按照《证券法》第六十三条的规定，扬杰投资及其一致行动人不存在被限制行使

表决权的股份，不存在表决权让渡的情况。

3、本次权益变动后，扬杰投资及其一致行动人仍持有公司50.10%股份，扬杰投资仍

为公司控股股东，梁勤女士仍为公司实际控制人。

五、 备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细；

2、扬州扬杰电子科技股份有限公司简式权益变动报告书；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

                                    扬州扬杰电子科技股份有限公司

                                              董 事 会

                                                 2021年1月18日