证券代码：603040          证券简称：新坐标        公告编号： 2021-005

杭州新坐标科技股份有限公司

关于公司持股 5%以上股东上海欣雷管理咨询合伙企

业（有限合伙）清算注销后减持股份的说明公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

一、 基本情况

截至本公告日，上海欣雷管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海

欣雷”）持有杭州新坐标科技股份有限公司 (以下简称“公司”或“新坐

标”)5,705,000 股，占公司总股本 5.5224%。上海欣雷注销后，上海欣雷的 10 个

合伙人将承继上海欣雷的所有债权、债务和承诺，包括按照各自持有上海欣雷的

出资比例分割上海欣雷所持有的公司股份，各合伙人拟直接持有新坐标股份情况

如下：

序号
合伙人

姓名

出资额

（万元）
所占比例

持有证券

资产简称

对应股票分配数量

（股）

持股占总股

本的比例

1 胡欣 244 53.0435% 新坐标        3,026,130  2.9293%

2 徐芳 69 15.0000% 新坐标          855,750  0.8284%

3 姚国兴 69 15.0000% 新坐标         855,750  0.8284%

4 张盈 30 6.5217% 新坐标         372,065  0.3602%

5 许雪权 15 3.2609% 新坐标          186,033  0.1801%

6 黄相梅 9 1.9565% 新坐标         111,620  0.1080%

7 王建军 7.5 1.6304% 新坐标          93,016  0.0900%

8 董丽娜 7.5 1.6304% 新坐标          93,016  0.0900%

9 沈卓 4.5 0.9783% 新坐标          55,810  0.0540%

10 严震强 4.5 0.9783% 新坐标           55,810  0.0540%

合计 460 100%          5,705,000  5.5224%

具体情况详见公司于 2021 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标关于公司持股 5%以上股

东上海欣雷管理咨询合伙企业（有限合伙）拟进行清算注销的公告》（公告编号：

2021-003）和《新坐标关于公司持股 5%以上股东上海欣雷管理咨询合伙企业（有

限合伙）拟进行清算注销的补充公告》（公告编号：2021-004）。

二、 关于上海欣雷完成注销并按照比例分割股份后的减持股份说明

自上海欣雷将其持有的相应新坐标股份过户至合伙人名下之日起，全体合伙

人将严格遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持

股份实施细则》第四条、第五条中关于股份买卖的相关规定，具体说明如下：

1. 全体合伙人从上海欣雷过入的股份将合并计算，在持股比例超 5%时，采

取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公

司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数

不得超过公司股份总数的 2%。

2. 全体合伙人从上海欣雷过入的股份将合并计算，在持股比例低于 5%时，

自持股比例减持低于 5%之日起 90 日内，采取集中竞价交易方式减持的，在任意

连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式

的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。

上海欣雷全体合伙人承诺：“自上海欣雷将其持有的相应新坐标股份过户至

本人名下之日起，就本人过入的股份，本人承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、

《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《上

海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等

法律法规、部门规章及规范性文件中关于股份买卖的相关规定”。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

                                           2021 年 1 月 21 日