1

证券代码：603029         证券简称：天鹅股份    公告编号：临 2021-003

山东天鹅棉业机械股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持后持股比例低于 5%的提示性公

告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于减持股份，不触及要约收购。

 本次权益变动后，新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称

“新疆古月杨”）持有公司 466.69 万股股份，占公司总股本的 4.9999%，不再是

公司持股 5%以上股东。

 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2021 年 2 月 1 日，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）

收到持股 5%以上股东新疆古月杨提交的《简式权益变动报告书》等相关资料，

新疆古月杨于 2021 年 1 月 28 日至 1 月 29 日通过集中竞价、大宗交易减持股份

合计 48.61 万股，占公司总股本的 0.5208%。本次权益变动后，新疆古月杨持有

公司股份比例为 4.9999%，不再是公司持股 5%以上股东，具体情况如下：

一、本次权益变动的基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

单位名称 新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合伙）

类型 有限合伙企业

执行事务合伙人 张东娟

统一社会信用代码 91650100673740169K

经营场所
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 258

号数码港大厦 2015-257 号

经营范围

从事非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或

者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动）

成立日期
（二）本次权益变动情况

股东名称 减持方式 减持时间
减持均价

（元/股）

减持股数

（万股）

减持比

例（%）

新疆古月

杨

集中竞价 2020 年 1 月 28 日 11.45 9.84 0.1054%

集中竞价 2020 年 1 月 29 日 11.17 6.77 0.0725%

大宗交易 2020 年 1 月 29 日 10.31 32.00 0.3428%

合计 48.61 0.5208%

注：表中合计数与各明细数直接相加之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。

（三）本次权益变动前后，新疆古月杨持有公司股份的情况

信息披露

义务人

股份性

质

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数

（万股）

占上市公司

总股本比例

股数

（万股）

占上市公司

总股本比例

新疆古月

杨

无限售

流通股
515.30 5.5207% 466.69 4.9999%

二、其他相关情况说明

1、本次权益变动后，新疆古月杨不再是公司持股 5%以上股东。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响

公司的治理结构和持续经营。

3、本次权益变动事项涉及信息披露义务人披露的权益变动报告书，详见公

司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股

份有限公司简式权益变动报告书》，敬请投资者关注。

     特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

                                     2021 年 2 月 2 日