证券代码：601319  证券简称：中国人保  公告编号：临 2021-005

中国人民保险集团股份有限公司

股东减持股份计划实施结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本公司 2020 年 7 月 10 日发布公告，本公司第二大股东全

国社会保障基金理事会（以下简称社保基金会）自公告之

日起 15 个交易日后的六个月内（2020 年 7 月 31 日至 2021

年 1 月 30 日）拟减持本公司无限售条件 A 股不超过

884,479,811 股（以下简称“减持计划”）。

 截至 2021 年 1 月 30 日，社保基金会减持期间结束，社保

基金会通过委托的证券公司以集中竞价方式累计减持本公

司 A 股 477,817,648 股（以下简称“本次减持”），达到减

持计划的 54.02%，占公司当前已发行总股本的 1.0804%。

 本次减持是社保基金会常规性投资业务安排，不影响社保

基金会在本公司的战略性持股以及与本公司之间的市场化

业务合作。至此，社保基金会本次六个月的减持期间已结

束。

今日，本公司第二大股东社保基金会来函告知关于对本公司 A 股

股份减持计划的实施结果。具体情况如下：

一、股东基本情况

（一）股东名称

全国社会保障基金理事会。

（二）股东本次减持前持股数量和持股比例

本次减持前，社保基金会持有本公司 3,801,567，019 股无限售

条件A股股份，2,989,618,956股有限售条件A股股份(限售期至2022

年 9 月 25 日)，以及 524,425,000 股 H 股，合计持有 A 股和 H 股

7,315,610,975 股，约占本公司当前已发行股份总数的 16.54%，为本

公司第二大股东。

二、本次减持计划的实施结果

自 2020 年 7 月 31 日起至 2021 年 1 月 30 日六个月期间，社保基

金会已通过委托的证券公司以集中竞价方式累计减持本公司 A 股

477,817,648 股，占计划减持股份数量的 54.02%，占本公司当前已发

行股份总数的 1.0804%。根据监管要求，披露以下实施结果：

减持数量（股） 减持比例 减持期间 减持方式
减持价格区间

（元/股）

减持总金额

（元）

当前持股

数量（股）

当前持

股比例

477,817,648 1.0804% 2020/7/31-

2021/1/30

集中竞价

交易

6.22-7.41 3,224,031,

220.50

6,838,296

,327

15.46%

社保基金会本次减持，与本公司 2020 年 7 月 10 日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国人保股东减持股份计划

公告》一致。在减持期间，本公司未披露高送转或筹划并购重组等重

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-10/601319_20200710_1.pdf
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-10/601319_20200710_1.pdf

大事项。本次减持计划是社保基金会常规性投资业务安排，对本公司

无重大影响。

至此，社保基金会本次六个月的减持期间已结束。

 中国人民保险集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 1 日