证券代码：300388         证券简称：节能国祯         公告编号：2021-006

中节能国祯环保科技股份有限公司

关于公司部分董事、高级管理人员减持股份实施完成的公告

公司原董事侯红勋、监事会主席陈会武、总经理徐本勇、副总经理贺燕峰、

副总经理李祥华、财务总监崔先富、人事总监谢娅、技术总监李涛、董事会秘书

李燕来，以及现任副总经理石小峰、副总经理王立余、副总经理殷皓保证向本公

司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“节能国祯”）于

2020年6月22日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于董事、监事、高级

管理人员减持股份计划的公告》（公告编号：2020-044）。公司原董事侯红勋、

监事会主席陈会武、总经理徐本勇、副总经理贺燕峰、副总经理李祥华、财务总

监崔先富、人事总监谢娅、技术总监李涛、董事会秘书李燕来，以及现任副总经

理石小峰、副总经理王立余、副总经理殷皓计划自减持计划预披露公告披露之日

起15个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份，减持股

份数量合计不超过2,325,775股。

2020年9月11日，公司披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划

数量过半的进展公告》（公告编号：2020-073），上述董事、高级管理人员合计

减持公司股份1,780,775股，占公司总股本的0.2562%，占剔除公司回购专用账户

中股份数量后总股本的0.2565%，减持股份数量已达到其减持计划的一半。

2020年10月16日，公司披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划

时间过半的进展公告》（公告编号：2020-076）。截至本公告日，本次减持计划

实施已完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券

交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规

定，现将有关情况公告如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东

名称

减持

方式
减持期间

减持均

价

（元/

股）

减持

股数

（股）

减持占

公司总

股本比

例

占剔除回购

专用账户股

份后总股本

比例

李涛
竞价交

易

2020年 9月 10

日
10.82 151,950 0.0217% 0.0218%

谢娅
竞价交

易

2020年 9月 10

日
10.82 101,250 0.0145% 0.0145%

徐本勇
大宗交

易

2020年 9月 10

日
11.00  236,250 0.0338% 0.0339%

李燕来
大宗交

易

2020年 9月 10

日
11.00  303,750 0.0435% 0.0436%

崔先富
大宗交

易

2020年 9月 10

日
11.00  270,000 0.0386% 0.0388%

石小峰
大宗交

易

2020年 9月 10

日
11.00  236,250 0.0338% 0.0339%

李祥华
大宗交

易

2020年 9月 10

日
11.00  232,575 0.0333% 0.0334%

侯红勋
大宗交

易

2020年 9月 10

日
11.00  236,250 0.0338% 0.0339%

殷皓
竞价交

易
2020年9月7日 11.22 12,500 0.0018% 0.0018%

拟减持期间内，原监事会主席陈会武、副总经理贺燕峰，以及现任副总经理

王立余未减持公司股份。

注：上表在计算比例时，总股本以及回购专用账户股份为截至 2021年 2月 2日的股份

数量。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名

称

股份性

质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占 总 股

本比例

占 剔 除

回 购 专

用 账 户

股 份 后

总 股 本

比例

股数（股）
占 总 股

本比例

占 剔 除

回 购 专

用 账 户

股 份 后

总 股 本

比例

李涛
合 计 持

有股份
 607,798 0.0870% 0.0872% 455,848 0.0652% 0.0654%

其中：无

限 售 条

件股份

 151,950 0.0217% 0.0218%  0 0.0000% 0.0000%

高 管 锁

定股
 455,848 0.0652% 0.0654% 455,848 0.0652% 0.0654%

谢娅

合 计 持

有股份
 404,999 0.0579% 0.0581% 303,749 0.0435% 0.0436%

其中：无

限 售 条

件股份

 101,250 0.0145% 0.0145%  0 0.0000% 0.0000%

高 管 锁

定股
 303,749 0.0435% 0.0436% 303,749 0.0435% 0.0436%

徐本勇

合 计 持

有股份
 962,998 0.1378% 0.1382% 726,748 0.1040% 0.1043%

其中：无

限 售 条

件股份

 240,750 0.0344% 0.0346%  0 0.0000% 0.0000%

高 管 锁

定股
 722,248 0.1033% 0.1037% 726,748 0.1040% 0.1043%

李燕来

合 计 持

有股份
1,232,998 0.1764% 0.1770% 929,248 0.1329% 0.1334%

其中：无

限 售 条

件股份

 308,250 0.0441% 0.0442%  0 0.0000% 0.0000%

高 管 锁

定股
 924,748 0.1323% 0.1327% 929,248 0.1329% 0.1334%

崔先富

合 计 持

有股份
1,097,998 0.1571% 0.1576% 827,998 0.1185% 0.1188%

其中：无

限 售 条

件股份

 274,500 0.0393% 0.0394%  0 0.0000% 0.0000%

高 管 锁

定股
 823,498 0.1178% 0.1182% 827,998 0.1185% 0.1188%

石小峰

合 计 持

有股份
 944,998 0.1352% 0.1356% 708,748 0.1014% 0.1017%

其中：无

限 售 条

件股份

 236,250 0.0338% 0.0339% 177,187 0.0254% 0.0254%

高 管 锁

定股
 708,748 0.1014% 0.1017% 531,561 0.0761% 0.0763%

李祥华
合 计 持

有股份
 930,298 0.1331% 0.1335% 697,723 0.0998% 0.1001%

其中：无

限 售 条

件股份

 232,575 0.0333% 0.0334%  0 0.0000% 0.0000%

高 管 锁

定股
 697,723 0.0998% 0.1001% 697,723 0.0998% 0.1001%

侯红勋

合 计 持

有股份
 945,498 0.1353% 0.1357% 709,248 0.1015% 0.1018%

其中：无

限 售 条

件股份

 236,750 0.0339% 0.0340%  0 0.0000% 0.0000%

高 管 锁

定股
 708,748 0.1014% 0.1017% 709,248 0.1015% 0.1018%

殷皓

合 计 持

有股份
 50,000 0.0072% 0.0072% 37,500 0.0054% 0.0054%

其中：无

限 售 条

件股份

 12,500 0.0018% 0.0018% 9,375  0.0013% 0.0013%

高 管 锁

定股
 37,500 0.0054% 0.0054% 28,125 0.0040% 0.0040%

陈会武

合 计 持

有股份
1,025,998 0.1468% 0.1473% 1,025,998 0.1468% 0.1473%

其中：无

限 售 条

件股份

256,500 0.0367% 0.0368% 0 0.0000% 0.0000%

高 管 锁

定股
769,498 0.1101% 0.1104% 1,025,998 0.1468% 0.1473%

贺燕峰

合 计 持

有股份
1,025,998 0.1468% 0.1473% 1,025,998 0.1468% 0.1473%

其中：无

限 售 条

件股份

256,500 0.0367% 0.0368% 0 0.0000% 0.0000%

高 管 锁

定股
769,498 0.1101% 0.1104% 1,025,998 0.1468% 0.1473%

王立余

合 计 持

有股份
72,000 0.0103% 0.0103% 72,000 0.0103% 0.0103%

其中：无

限 售 条

件股份

18,000 0.0026% 0.0026% 18,000 0.0026% 0.0026%

高 管 锁

定股
54,000 0.0077% 0.0078% 54,000 0.0077% 0.0078%

上述原董事侯红勋、监事会主席陈会武、总经理徐本勇、副总经理贺燕峰、

副总经理李祥华、财务总监崔先富、人事总监谢娅、技术总监李涛、董事会秘书

李燕来已离任，其股份根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级

管理人员减持股份实施细则》相关规定进行锁定。

注：（1）合计数占比差异系四舍五入原因所致。

（2）上表在计算比例时，总股本以及回购专用账户股份为截至2021年 2月 2日的

股份数量。

二、其他相关说明

1、上述股东本次减持计划的实施未违反《公司法》、《证券法》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上

市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规

及规范性文件的规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。

2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份与已披

露的减持计划一致。截至本公告日，本次减持计划实施已完毕。

3、上述减持的部分董事、高级管理人员不属于公司控股股东或实际控制人，

本次减持变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

                                         二〇二一年二月三日

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