证券代码：603908         证券简称：牧高笛          公告编号：2021-005

牧高笛户外用品股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员

未来十二个月承诺不主动减持的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 5 日收

到控股股东宁波大牧投资有限公司（以下简称“大牧投资”）及其一致行动人浙

江嘉拓投资管理有限公司（以下简称“嘉拓投资”）、公司董事兼外销业务总监

徐静女士、董事兼内销产品总监周艳女士、生产总监马其刚先生、财务总监杜素

珍女士、监事余立平先生签署的承诺函。

大牧投资、嘉拓投资及上述公司董事、监事、高级管理人员基于对公司未来

发展的坚定信心及长期投资价值的充分认可，承诺未来 12 个月（2021 年 2 月 6

日起至 2022 年 2 月 5 日）不会主动减持已持有的公司股票。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2021 年 2 月 6 日