证券代码：002002       证券简称：鸿达兴业       公告编号：临 2021-012

债券代码：128085       债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

关于持股 5%以上股东股份减持计划完成的公告

股东鸿达兴业集团有限公司、乌海市皇冠实业有限公司保证向本公司提供的

信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 13 日披露《关

于持股5%以上股东股份减持计划完成及后续减持计划的预披露公告》（公告编号：

临2020-098），公司控股股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）

计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内通过集中竞价交易和大宗

交易等方式减持公司股份不超过 77,663,407 股，股东乌海市皇冠实业有限公司

（以下简称“皇冠实业”）计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内

通过集中竞价交易和大宗交易等方式减持公司股份不超过 46,939,700 股。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9

号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实

施细则》等相关规定，大股东应当在股份减持计划完成后进行公告。2021 年 2

月 5 日，公司分别收到鸿达兴业集团、皇冠实业函告，截至 2021 年 2 月 3 日其

减持计划完成，现将具体进展情况公告如下：

一、股东减持股份情况

1、鸿达兴业集团减持股份情况

2020 年 10 月 12 日至 2021 年 2 月 3 日期间，鸿达兴业集团通过集中竞价交

易、大宗交易方式减持公司股份合计 78,847,833 股。具体减持情况如下：

减持方式 减持时间 减持数量(股)
占公司当前总

股本比例

成交均价

（元/股）

减持方式 减持时间 减持数量(股)
占公司当前总

股本比例

成交均价

（元/股）

集中竞价交易

2020-10-12 5,761,363 0.21% 4.01

2020-10-13 4,398,542 0.16% 3.97

2020-10-14 3,546,095 0.13% 3.89

2020-10-15 4,519,536 0.16% 3.86

2020-10-16 2,236,350 0.08% 3.85

2020-10-19 1,796,368 0.07% 3.86

2020-10-20 1,081,756 0.04% 3.82

2020-10-21 663,202 0.02% 3.81

2020-10-22 413,113 0.02% 3.79

2020-10-23 210,277 0.01% 3.79

2020-10-26 157,697 0.01% 3.75

2020-10-27 50,177 0.00% 3.72

2020-10-28 35,049 0.00% 3.68

2020-10-29 24,402 0.00% 3.72

2020-10-30 17,089 0.00% 3.68

2020-11-02 11,929 0.00% 3.61

2020-11-03 8,313 0.00% 3.69

2020-11-04 2,817 0.00% 3.68

2020-11-05 2,411 0.00% 3.70

2020-11-06 2,064 0.00% 3.70

2020-11-09 1,767  0.00% 3.75

2020-11-10 1,513  0.00% 3.69

2020-11-11 1,295  0.00% 3.79

2020-11-12 1,109  0.00% 3.74

2020-11-13 949  0.00% 3.79

2020-11-16 813  0.00% 3.93

2020-11-17 696  0.00% 3.96

2020-11-18 596  0.00% 3.98

2020-11-19 510  0.00% 3.91

2020-11-20 437  0.00% 4.06

2020-11-23 374 0.00% 4.16

减持方式 减持时间 减持数量(股)
占公司当前总

股本比例

成交均价

（元/股）

2020-11-24 320 0.00% 4.14

2020-11-25 274 0.00% 4.29

2020-12-02 23,091  0.00% 4.05

2020-12-03 21,705  0.00% 3.94

2020-12-04 18,579  0.00% 3.94

2020-12-07 18,046  0.00% 3.91

2020-12-08 16,009  0.00% 3.86

2020-12-09 17,543  0.00%  3.89

2020-12-10 14,743  0.00%  3.80

2020-12-11 12,105  0.00%  3.75

2020-12-14 10,297  0.00%  3.77

2020-12-15 8,563  0.00%  3.42

2020-12-16 7,108 0.00%  3.26

2020-12-17 40,873 0.00%  3.19

2020-12-18 4,447 0.00%  3.25

2020-12-21  3,724  0.00% 3.20

2020-12-22  3,058  0.00% 3.11

2020-12-23  2,512  0.00% 3.10

2020-12-24  2,063  0.00% 2.95

2020-12-25  1,695  0.00% 3.04

2020-12-28  1,392  0.00% 3.00

2020-12-29  1,143  0.00% 2.99

2020-12-30  939  0.00% 2.96

2020-12-31  771  0.00% 2.99

2021-01-04  633  0.00% 3.08

2021-01-05  520  0.00% 3.02

2021-01-06  427  0.00% 2.96

2021-01-07  132,539  0.00% 2.93

2021-01-08 847,693 0.03% 2.96

2021-01-11 10,139,783 0.37% 2.89

2021-01-12 8,091,207 0.30% 2.85

减持方式 减持时间 减持数量(股)
占公司当前总

股本比例

成交均价

（元/股）

2021-01-13 7,301,887 0.27% 2.83

2021-01-14 7,391,635 0.27% 2.86

2021-01-21 3,172,942 0.12% 3.19

2021-01-22 1,905,819 0.07% 3.20

2021-01-25 1,240,387 0.05% 3.14

2021-01-26 774,994 0.03% 3.10

2021-01-27 487,758 0.02% 3.16

大宗交易
2020-11-24 11,280,000 0.41% 3.69

2020-11-25 900,000 0.03% 3.73

合  计 78,847,833 2.88% ---

注：上表中的减持数量占公司当前总股本比例以公司截至2021 年 2 月 3日收盘的当前总股

本 2,741,402,597 股为基础计算。

鸿达兴业集团上述减持股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份

及其前期认购的公司非公开发行股份。

除上述股份减持情况外，上述减持期间，鸿达兴业集团因其发行的可交换公

司债券持有人自愿换股，其持有公司股份减少 49,847,883 股；鸿达兴业集团于

2020 年 12 月 8 日通过协议转让方式减持公司股份 94,000,000 股。因此，上述

减持期间，鸿达兴业集团持有公司股份累计减少 222,695,716 股。

2、皇冠实业减持股份情况

2020 年 10 月 12 日至 2021 年 2 月 3 日期间，皇冠实业通过集中竞价交易方

式减持公司股份合计 24,024,972 股。具体减持情况如下：

减持方式 减持时间 减持数量(股)
占公司当前

总股本比例

成交均价

（元/股）

集中竞价交

易

2020-12-01 4,990,000  0.18% 4.01

2020-12-02 4,973,000  0.18% 4.02

2020-12-03 2,762,800  0.10% 3.95

2020-12-10  3,370,361  0.12%  3.86

2020-12-16  2,296,579  0.08%  3.19

2020-12-17  1,635,376  0.06%  3.24

2020-12-18  1,202,025  0.04% 3.23

2020-12-21  991,928  0.04% 3.18

2020-12-23  757,150  0.03% 3.06

2020-12-24  586,420  0.02% 2.95

2021-01-04  459,333  0.02% 3.08

合  计 24,024,972 0.88% ---

注：上表中的减持数量占公司当前总股本比例以公司截至2021 年 2 月 3日收盘的当前总股

本 2,741,402,597 股计算。

皇冠实业上述减持股份来源为其前期认购的公司非公开发行股份。

二、本次减持前后股东持股情况

1、鸿达兴业集团本次减持前后持股情况

本次减持前，鸿达兴业集团及其一致行动人广州市成禧经济发展有限公司

（以下简称“成禧公司”）合计持有公司 842,149,168 股股份，占当时（2020 年

10 月 9 日）公司总股本的 32.53%。本次减持后，鸿达兴业集团及其一致行动人

成禧公司合计持有公司 619,453,452 股股份，占当前（2021 年 2 月 3 日）公司

总股本的 22.59%，仍为公司第一大股东。

本次减持前后鸿达兴业集团及其一致行动人成禧公司的持股情况具体如下：

股东名

称
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股)
占总股本

比例(%)
股数(股)

占总股本

比例(%)

鸿达兴

业集团

合计持有股份  666,643,753  25.75% 443,948,037 16.19%

其中：无限售条件股份  666,643,753  25.75% 443,948,037 16.19%

      有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%

成禧公

司

合计持有股份 175,505,415 6.78%  175,505,415  6.40%

其中：无限售条件股份 175,505,415 6.78%  175,505,415  6.40%

      有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%

注：

1、公司发行的可转换公司债券自2020 年6 月 22 日开始转股，公司总股本根据可转换公司

债券持有人自愿换股情况而持续发生变动。截至 2020 年10 月 9日（本次变动前）收盘，公司总

股本为2,588,980,263股；截至2021年2月3日（本次变动后）收盘，公司总股本为2,741,402,597

股。因此，上表中本次变动前持股比例均以本次变动前公司总股本为基础计算，本次变动后持股

比例均以本次变动后公司总股本为基础计算。

2、上述减持期间，鸿达兴业集团除因实施减持计划通过集中竞价交易和大宗交易方式减持

公司股份78,847,833 股外，其于2020 年12 月8 日通过协议转让方式减持公司股份94,000,000

股，于 2020 年 11 月 24 日、2020 年 11 月25日、2021 年 1 月14日、2021 年 1 月15日因其前

期非公开发行的可交换公司债券持有人换股使得其持股数量分别减少 20,725,388 股、

19,948,186 股、2,446,482 股、6,727,827 股。因此，上述权益变动期间，鸿达兴业集团所持公

司股份合计减少222,695,716股。

2、皇冠实业本次减持前后持股情况

股东名

称
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股)
占总股本

比例
股数(股)

占总股本

比例

皇冠实

业

合计持有股份 142,175,775 5.49% 118,150,803 4.31%

其中：无限售条件股份 142,175,775 5.49% 118,150,803 4.31%

      有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%

注：上表中本次变动前持股比例均以本次变动前（2020 年 10 月 9 日）公司总股本

2,588,980,263 股为基础计算，本次变动后持股比例均以本次变动后（2021 年2 月 3日）公司总

股本 2,741,402,597 股为基础计算。

三、本次减持计划实施的其他相关说明

1、上述鸿达兴业集团减持公司股份原因为：股票质押质权人以集中竞价交

易方式平仓部分股份，以及鸿达兴业集团通过海通证券股份有限公司客户信用交

易担保证券账户持有的部分股份以集中竞价交易、大宗交易方式减持。

2、上述皇冠实业减持公司股份原因为：股票质押质权人以集中竞价交易方

式平仓部分股份。

3、鸿达兴业集团、皇冠实业不存在利用内幕信息交易公司股票的行为。

4、上述减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续

经营产生影响。

5、控股股东股份后续减持计划详见公司于 2021 年 1 月 30 日在巨潮资讯网

刊登的《关于控股股东股份减持计划预披露的补充公告》。

6、上述公司控股股东及其一致行动人所持有的公司股份变动事项不会对公

司的生产经营产生影响。目前公司生产经营状况良好，各项业务稳定发展。公司

在深化氯碱新材料一体化产业链的基础上，大力发展氢能源等业务，不断增强公

司的核心竞争力和持续发展能力。公司积极响应国家发展清洁能源的政策导向，

相继开展氢气制备、氢气加注、氢气储运、加氢站、移动加氢站、装备研究等技

术储备布局，推动公司的氢能产业化发展，助力推动新能源汽车、电子冶金工业、

半导体等战略性产业的发展。公司将持续做好各项生产经营工作，用好公司积累

的技术、市场和上下游协同优势，努力创造更好的效益回报社会和股东。

7、公司将持续关注上述股东所持公司股份的后续变化情况，严格按照有关

法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体

为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告

为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、鸿达兴业集团出具的《告知函》。

2、皇冠实业出具的《告知函》。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二一年二月六日