关于公司控股股东被动减持计划提前终止暨实施进展公告

 1 / 7

 证券代码：002656         证券简称：ST摩登         公告编号：2021-017

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于公司控股股东被动减持计划提前终止暨实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月6日在《中

国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了

《关于公司控股股东可能被动减持的预披露公告》（以下简称“预披露公告”，公

告编号：2020-113），公司股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰集团”）

自预披露公告发布之日后的6个月内，因股票质押融资事宜以集中竞价或大宗交易方

式以及其他符合法律法规的方式被动最大减持公司股票48,019,373股（约占公司总股

本6.74%）。其中，通过集中竞价方式减持的，减持期间为预披露公告之日起十五

个交易日后的六个月内，且任意连续90日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超

过公司股份总数的1%；任意连续90日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公

司股份总数的2%。

公司于2020年12月2日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东被动减持计划时间过半的进展公告》

（公告编号：2020-146），截至2020年11月28日，公司控股股东瑞丰集团在上述被

动减持计划期间共减持7,099,859股，占公司总股本的0.9964%。

公司于2020年12月7日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东被动减持股份比例达到1%的进展公

告》（公告编号：2020-148），2020年12月3日公司收到瑞丰集团《关于股份被动减

持比例达到1%的情况告知函》，自2020年8月6日至2020年12月3日，瑞丰集团在上

述被动减持计划期间通过集中竞价方式累计被动减持公司股份数量7,126,727股，约

占公司总股本的1.0002 %。
公司于2021年2月24日收到方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）的

《关于要求ST摩登发布广州瑞丰被动减持计划提前终止并发起新被动减持计划的

预披露公告的函》，根据以上函件的内容，公司于2020年8月6日披露的《关于公司

控股股东、被动减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-113）的相关股东被动

减持计划将提前终止。现将上述股东股份被动减持计划实施进展情况公告如下：

一、 股份被动减持计划实施情况

1、 减持股份情况

股东名称 交易方式 减持时间 交易数量（股）
成交均价

（元）

交易数量占

总股本比例

瑞丰集团 集中竞价 2020 年 9月 1 日 5,001  1.87  0.0007%

瑞丰集团 集中竞价 2020 年 9月 2 日 5,599  1.87  0.0008%

瑞丰集团 集中竞价 2020 年 9月 3 日 5,437  1.89  0.0008%

瑞丰集团 集中竞价 2020 年 9月 4 日 3,946  1.87  0.0006%

瑞丰集团 集中竞价 2020 年 9月 7 日 301,024  1.95  0.0422%

瑞丰集团 集中竞价 2020 年 9月 8 日 366,977  1.97  0.0515%

瑞丰集团 集中竞价 2020 年 9月 9 日 388,064  2.00  0.0545%

瑞丰集团 集中竞价 2020 年 9月 10 日 366,396  1.89  0.0514%

瑞丰集团 集中竞价 2020 年 9月 11 日 266,011  1.81  0.0373%

瑞丰集团 集中竞价 2020 年 9月 14 日 554,427  1.86  0.0778%

瑞丰集团 集中竞价 2020 年 9月 15 日 550,213  1.86  0.0772%

瑞丰集团 集中竞价 2020 年 9月 16 日 520,211  1.94  0.0730%

瑞丰集团 集中竞价 2020 年 9月 17 日 464,357  1.93  0.0652%

瑞丰集团 集中竞价 2020 年 9月 18 日 340,877  1.92  0.0478%

瑞丰集团 集中竞价 2020 年 9月 21 日 433,749  1.92  0.0609%

瑞丰集团 集中竞价 2020 年 9月 22 日 387,645  1.89  0.0544%

瑞丰集团 集中竞价 2020 年 9月 23 日 286,934  1.89  0.0403%

瑞丰集团 集中竞价 2020 年 9月 24 日 213,232  1.86  0.0299%

瑞丰集团 集中竞价 2020 年 9月 25 日 158,928  1.83  0.0223%

瑞丰集团 集中竞价 2020 年 9月 28 日 225,597  1.83  0.0317%

瑞丰集团 集中竞价 2020 年 9月 29 日 200,648  1.84  0.0282%

瑞丰集团 集中竞价 2020 年 10 月 9日 236,912  1.85  0.0332%

瑞丰集团 集中竞价 2020年 10月 12日 191,489  1.86  0.0269%

瑞丰集团 集中竞价 2020年 10月 13日 148,834  1.86  0.0209%

瑞丰集团 集中竞价 2020年 10月 14日 115,611  1.85  0.0162%

瑞丰集团 集中竞价 2020年 10月 15日 87,014  1.84  0.0122%
股东名称 交易方式 减持时间 交易数量（股）
成交均价

（元）

交易数量占

总股本比例

瑞丰集团 集中竞价 2020年 10月 16日 65,569  1.84  0.0092%

瑞丰集团 集中竞价 2020年 10月 19日 52,167  1.86  0.0073%

瑞丰集团 集中竞价 2020年 10月 20日 39,371  1.85  0.0055%

瑞丰集团 集中竞价 2020年 10月 21日 29,730  1.87  0.0042%

瑞丰集团 集中竞价 2020年 10月 22日 22,459  1.89  0.0032%

瑞丰集团 集中竞价 2020年 10月 23日 16,971  1.88  0.0024%

瑞丰集团 集中竞价 2020年 10月 26日 16,213  1.83  0.0023%

瑞丰集团 集中竞价 2020年 10月 27日 13,288  1.85  0.0019%

瑞丰集团 集中竞价 2020年 10月 28日 10,795  1.85  0.0015%

瑞丰集团 集中竞价 2020年 10月 29日 8,163  1.87  0.0011%

瑞丰集团 集中竞价 2020年 10月 30日 7,391  1.79  0.0010%

瑞丰集团 集中竞价 2020 年 12 月 1日 6,954  1.79  0.0010%

瑞丰集团 集中竞价 2020 年 12 月 2日 6,583  1.80  0.0009%

瑞丰集团 集中竞价 2020 年 12 月 3日 5,940  1.80  0.0008%

瑞丰集团 集中竞价 2020 年 12 月 4日 4,493  1.79  0.0006%

瑞丰集团 集中竞价 2020 年 12 月 7日 36,945  1.79  0.0052%

瑞丰集团 集中竞价 2020年 12月 14日 674,014 1.68 0.0946%

瑞丰集团 集中竞价 2020年 12月 15日 628,612 1.65 0.0882%

瑞丰集团 集中竞价 2020年 12月 16日 582,118 1.54 0.0817%

瑞丰集团 集中竞价 2020年 12月 17日 518,935 1.60 0.0728%

瑞丰集团 集中竞价 2020年 12月 18日 393,069 1.68 0.0552%

瑞丰集团 集中竞价 2020年 12月 21日 488,704 1.59 0.0686%

瑞丰集团 集中竞价 2020年 12月 22日 486,470 1.57 0.0683%

瑞丰集团 集中竞价 2020年 12月 23日 413,138 1.49 0.0580%

瑞丰集团 集中竞价 2020年 12月 24日 346,379 1.46 0.0486%

瑞丰集团 集中竞价 2020年 12月 25日 258,276 1.43 0.0362%

瑞丰集团 集中竞价 2020年 12月 28日 298,198 1.47 0.0419%

瑞丰集团 集中竞价 2020年 12月 29日 223,460 1.51 0.0314%

瑞丰集团 集中竞价 2020年 12月 30日 168,052 1.47 0.0236%

瑞丰集团 集中竞价 2020年 12月 31日 126,722 1.46 0.0178%

瑞丰集团 集中竞价 2021 年 1月 4 日 95,750 1.45 0.0134%

瑞丰集团 集中竞价 2021 年 1月 5 日 72,458 1.39 0.0102%

瑞丰集团 集中竞价 2021 年 1月 6 日 54,895 1.32 0.0077%

瑞丰集团 集中竞价 2021 年 1月 7 日 98,611 1.31 0.0138%

瑞丰集团 集中竞价 2021 年 1月 8 日 74,731 1.23 0.0105%

瑞丰集团 集中竞价 2021 年 1月 11 日 138,253 1.22 0.0194%

瑞丰集团 集中竞价 2021 年 1月 12 日 132,427 1.22 0.0186%

瑞丰集团 集中竞价 2021 年 1月 13 日 121,224 1.18 0.0170%
股东名称 交易方式 减持时间 交易数量（股）
成交均价

（元）

交易数量占

总股本比例

瑞丰集团 集中竞价 2021 年 1月 14 日 107,678 1.13 0.0151%

瑞丰集团 集中竞价 2021 年 1月 15 日 81,900 1.13 0.0115%

瑞丰集团 集中竞价 2021 年 1月 18 日 84,031 1.22 0.0118%

瑞丰集团 集中竞价 2021 年 1月 19 日 71,052 1.24 0.0100%

瑞丰集团 集中竞价 2021 年 1月 20 日 59,483 1.23 0.0083%

瑞丰集团 集中竞价 2021 年 1月 21 日 49,394 1.26 0.0069%

瑞丰集团 集中竞价 2021 年 1月 22 日 37,723 1.26 0.0053%

瑞丰集团 集中竞价 2021 年 1月 25 日 35,759 1.28 0.0050%

瑞丰集团 集中竞价 2021 年 1月 26 日 29,869 1.24 0.0042%

瑞丰集团 集中竞价 2021 年 1月 27 日 24,755 1.24 0.0035%

瑞丰集团 集中竞价 2021 年 1月 28 日 18,936 1.32 0.0027%

瑞丰集团 集中竞价 2021 年 1月 29 日 14,490 1.33 0.0020%

瑞丰集团 集中竞价 2021 年 2月 1 日 11,089 1.35 0.0016%

瑞丰集团 集中竞价 2021 年 2月 2 日 8,489 1.31 0.0012%

瑞丰集团 集中竞价 2021 年 2月 3 日 6,499 1.39 0.0009%

瑞丰集团 集中竞价 2021 年 2月 4 日 4,976 1.44 0.0007%

瑞丰集团 集中竞价 2021 年 2月 5 日 3,810 1.37 0.0005%

瑞丰集团 集中竞价 2021 年 2月 8 日 2,918 1.37 0.0004%

瑞丰集团 集中竞价 2021 年 2月 9 日 2,234 1.34 0.0003%

瑞丰集团 集中竞价 2021 年 2月 18 日 1,627 1.39 0.0002%

合计 14,219,373   1.9956%

注：计算交易数量占总股本比例采用的股本为712,519,844股。本次被动减持的股份来源为公司首次公开发行前

股份及以资本公积金转增股本取得的股份。

截至2021年2月18日，控股股东瑞丰集团依据上述预披露公告通过集中竞价方式

被动减持公司股份数量累计为14,219,373股，约占公司总股本的1.9956%。

2、 本次被动减持前后控股股东及其一致行动人持股情况

股东名

称
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股本比

例（%）
股数（股）

占总股本比

例（%）

瑞丰

集团

合计持有股份 175,062,273 24.57% 144,378,900 20.26%

其中，无限售条件

股份
175,062,273 24.57% 144,378,900 20.26%

有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
林永飞

合计持有股份 18,800,000 2.64% 18,800,000 2.64%

其中，无限售条件

股份
0 0.00% 4,700,000 0.66%

有限售条件股份 18,800,000 2.64% 14,100,000 1.98%

翁武游

合计持有股份 19,200,000 2.69% 19,200,000 2.69%

其中，无限售条件

股份
19,200,000 2.69% 19,200,000 2.69%

有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%

严炎象

合计持有股份 160,000 0.02% 160,000 0.02%

其中，无限售条件

股份
160,000 0.02% 160,000 0.02%

有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%

注：1.计算减持前后股份占总股本比例采用的股本为712,519,844股；

2.本次减持前后股份变动数量与方正证券减持股份数量不一致，系在此期间，存在江西省科特投资有限公

司通过司法拍卖方式减持瑞丰集团所持公司股票的情况所致。

二、本次被动减持计划期间控股股东其他减持情况

（一）控股股东其他被动减持计划的情况（中航证券）

公司于2020年5月21日披露了《关于公司控股股东所持公司股份可能被动减持的

预披露公告》（公告编号：2020-064），控股股东瑞丰集团因触发《中航证券有限

公司融资融券合同》相关违约情形，中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）

决定依据相关约定进行违约处置操作，中航证券可能通过集中竞价交易或大宗交易，

以及其他符合法律法规的方式减持前述股东股票不超过25,522,900股，占公司总股本

的3.58%。截至2020年12月10日，上述预披露公告的股东被动减持计划期限届满，

控股股东瑞丰集团未减持股份。

（二）控股股东所持部分股份司法拍卖的情况

公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）

系统查询，获悉广东省深圳市福田区人民法院（以下简称“深圳福田法院”）在京

东网络司法拍卖平台上公开拍卖公司控股股东瑞丰集团所持有的16,464,000股股份，
已完成过户登记，具体详见《关于控股股东所持部分公司股份司法拍卖股权完成过

户的公告》（公告编号：2020-157）。

三、其他相关说明

1、公司于2020年3月31日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（粤调

查字20006号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的

有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。公司控股股东被动

减持行为已违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的相关规定。

自2020年4月1日至2021年2月18日，公司控股股东瑞丰集团累计被动减持

37,950,159股，占公司总股本的5.3262%；股东林永飞先生累计减持47,589,603股，

占公司总股本的6.6791%；翁武强先生累计减持17,600,000股，占公司总股本的

2.4701%。

2、股东承诺履行情况

公司控股股东瑞丰集团未做出关于最低价减持价格的承诺。

2012年2月28日，瑞丰集团、林永飞先生、翁武强先生在公司首次公开发行A股

股票时做出股份限售承诺：自上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已

直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份，也不由发行人回购该部分

股份。

2015年7月9日，瑞丰集团、林永飞先生作出承诺：自2015年7月9日起至2015年

12月31日，不减持公司股票，以实际行动维护市场稳定，保护广大投资者尤其是中

小投资者的利益。

2015年11月16日，瑞丰集团、林永飞先生、翁武强先生在公司非公开发行A股

股票时作出股份减持承诺：自该声明承诺函出具之日至公司本次非公开发行完成后

六个月内，其及其关联方不会减持发行人股票或作出减持计划；若其及其关联方未

履行上述承诺，则减持股票所得收益归发行人所有。
截至本公告披露日，瑞丰集团严格遵守所作承诺，不存在违反上述承诺的情形。

3、上述股东后续如有新的减持计划，将及时以《股东减持计划告知函》的方式

提前通知公司，公司将及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、方正证券出具的《关于要求ST摩登发布广州瑞丰被动减持计划提前终止并

发起新被动减持计划的预披露公告的函》；

2、瑞丰集团出具的《关于股份被动减持计划提前终止暨减持情况告知函》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2021年2月25日