证券代码：002594        证券简称：比亚迪        公告编号：2021-022

比亚迪股份有限公司

关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告

持股5%以上的股东融捷投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内

容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

比亚迪股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于2020年8月8日披露了

《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号2020-067），本公司

持股5%以上股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资控股”）计划

于自该公告之日起十五个交易日后六个月内，通过集中竞价交易或大宗交易等方

式减持其持有的本公司不超过8,800,000股A股，占其所持公司A股总股数的比例

不超过5.41%，占公司总股本比例不超过0.33%（以下简称“本次减持计划”）。

公司于2021年2月26日收到融捷投资控股出具的《关于减持比亚迪股份有限

公司股份进展的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、

《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

等相关规定，减持计划实施完毕应当及时予以公告。截至2021年2月26日，本次

减持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：

一、股东减持情况

股东

名称

减持

方式
减持时间 减持均价

减持数量

（股）

本次减持数量占公司

总股数的比例（注1）

本次减持数量占公司

A股总股本的比例

融捷投

资控股

集团有

限公司

集中竞

价交易

2020/9/14 93.79 162,000 0.006% 0.009%

2020/9/15 98.82 300,000 0.010% 0.017%

2020/9/16 105.15 200,000 0.007% 0.011%

2020/9/17 111.35 300,000 0.010% 0.017%

2020/9/18 114.08 200,000 0.007% 0.011%

2020/9/21 118.33 26,000 0.001% 0.001%

2020/9/28 106.85 400,000 0.014% 0.022%

2020/11/3 165.82 452,000 0.016% 0.025%

2020/11/4 166.76 900,000 0.031% 0.050%

2020/11/5 176.49 250,000 0.009% 0.014%

2020/11/6 194.16 100,000 0.003% 0.006%

2020/12/8 178.87 100,000 0.003% 0.006%

2020/12/15 169.72 100,000 0.003% 0.006%

2020/12/21 191.49 100,000 0.003% 0.006%

2020/12/31 193.93 139,000 0.005% 0.008%

2021/1/4 205.22 150,000 0.005% 0.008%

2021/1/5 220.20 100,000 0.003% 0.006%

2021/1/7 225.00 49,778 0.002% 0.003%

2021/1/8 229.08 89,000 0.003% 0.005%

2021/1/11 240.54 50,000 0.002% 0.003%

2021/1/13 241.11 150,000 0.005% 0.008%

2021/1/15 225.75 250,080 0.009% 0.014%

2021/1/18 222.69 90,000 0.003% 0.005%

2021/1/20 224.77 308,400 0.011% 0.017%

2021/1/25 255.03 564,000 0.020% 0.031%

2021/1/26 261.77 2,000 0.000% 0.000%

2021/1/27 253.09 2,000,000 0.070% 0.110%

    7,532,258 0.263% 0.415%

注1：本公司于2021年1月28日完成133,000,000股新增H股配售及其登记,本次配售完成后，本公

司总股本由2,728,142,855股增加至2,861,142,855股。

融捷投资控股通过集中竞价交易方式于上述期间减持的本公司股份为其二

级市场买入的比亚迪A股股份及比亚迪首次公开发行前已发行的股份，减持价格

区间为93.00元/股至262.66元/股。

二、本次减持前后持股情况

股东名称

股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数
（股）

占公司股份
总数比例

(注1)

股数
（股）

占公司股份
总数比例

(注2)

融捷投资

控股集团

有限公司

合计持有股份 162,681,860 5.96% 155,149,602 5.42%

其中：无限售条

件股份
162,681,860 5.96% 155,149,602 5.42%

有限售条件股份 - - - -

注1：融捷投资控股本次减持前持有股份占公司股份总数比例按本次减持前公司总股本

2,728,142,855股计算。

注2：本公司于2021年1月28日完成133,000,000股新增H股配售及其登记,本次配售完成后，本公

司总股本由2,728,142,855股增加至2,861,142,855股。

注3：截至本公告日，吕向阳先生为本公司持股5%以上的股东，吕向阳先生及其配偶张长虹女士

分别持有融捷投资控股89.5%和10.5%的股权，与融捷投资控股为一致行动人；吕向阳先生持有本

公司239,228,620股股份，占公司股份总数比例为8.361%。

三、其他相关情况说明

1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高

减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交

易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法

规及部门规章的规定，不存在不得减持股份的情形。

2、融捷投资控股已按照相关规定进行了股份减持计划的预披露。截至本公

告日，减持方式、数量符合其减持计划，不存在不一致情形。

3、融捷投资控股不是公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施

不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续经营产生影响，公司

基本面也未发生重大变化。

4、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

《关于减持比亚迪股份有限公司股份进展的告知函》。

特此公告。

                             比亚迪股份有限公司董事会

                                      2021 年 2 月 26 日