证券代码：601020      证券简称：华钰矿业      公告编号：临 2021-015 号

转债代码：113027      转债简称：华钰转债

转股代码：191027      转股简称：华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司部分董监高集中竞价减

持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

重要内容提示：

 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，西藏华钰矿业股份有限公

司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）董事刘鹏举先生持有公司股票

共计 318,890 股，占公司目前总股本比例 0.0574%；公司财务总监邢建

军先生持有公司股票共计 214,600 股，占公司目前总股本比例 0.0387%；

公司董事会秘书孙艳春女士持有公司股票共计 57,900 股，占公司目前

总股本比例 0.0104%；公司副总经理王艳萍女士持有公司股票共计

478,050 股，占公司目前总股本比例 0.0861%；公司副总经理王庭良先

生持有公司股票共计 217,550 股，占公司目前总股本比例 0.0392%；公

司副总经理古文韬先生持有公司股票共计 6,000 股，占公司目前总股

本比例 0.0011%；公司监事梁遇春先生持有公司股票合计 11,000 股，

占公司目前总股本比例 0.0020%；公司监事王小飞先生持有公司股票合

计 30,800 股，占公司目前总股本比例 0.0055%。上述人员所持股票均

来源于公司限制性股票激励计划及二级市场增持。

 减持计划的主要内容：董事刘鹏举先生拟减持不超过 142,875 股，占

总股本的 0.0260%；财务总监邢建军先生拟减持不超过 95,000 股，占

总股本的 0.0173%；董事会秘书孙艳春女士拟减持不超过 23,700 股，

占总股本的 0.0043%；副总经理王艳萍女士拟减持不超过 176,000 股，

占总股本的 0.0321%；副总经理王庭良先生拟减持不超过 102,875 股，

占总股本的 0.0187%；副总经理古文韬先生拟减持不超过 1,500 股，占

总股本的 0.0003%；监事梁遇春先生拟减持不超过 4,000 股，占总股本

的 0.0007%；监事王小飞先生拟减持不超过 13,775 股，占总股本的

0.0025%。通过上海证券交易所集中竞价方式减持的，减持期限为自本

公告披露之日起十五个交易日后的 6 个月内，减持价格视市场价格确

定。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 8 日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告（公告编号：

2020-054 号）。

 集中竞价减持计划的实施结果情况：截至本公告披露日，董事刘鹏举

先生累计减持股份 106,000 股，占公司目前总股本的 0.0191%；财务总

监邢建军先生累计减持股份 70,000 股，占公司目前总股本的 0.0126%；

董事会秘书孙艳春女士累计减持股份 16,000 股，占公司目前总股本的

0.0029%；副总经理王艳萍女士累计减持股份 45,100 股，占公司目前

总股本的 0.0081%；副总经理王庭良先生累计减持股份 70,000 股，占

公司目前总股本的 0.0126%；监事王小飞先生累计减持股份 9,100 股，

占公司目前总股本的 0.0016%；副总经理古文韬先生、监事梁遇春先生

未减持其持有的公司无限售流通股。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份
持股数量

（股）
持股比例 当前持股股份来源

刘鹏举 董事、监事、

高级管理人员

424,890 0.0765% 其他方式取得：402,390

股

集中竞价交易取得：

22,500 股

邢建军 董事、监事、

高级管理人员

284,600 0.0513% 其他方式取得：260,600

股

集中竞价交易取得：

24,000 股

孙艳春 董事、监事、

高级管理人员

73,900 0.0133% 其他方式取得：56,700

股

集中竞价交易取得：

17,200 股

王艳萍 董事、监事、

高级管理人员

523,150 0.0942% 其他方式取得：500,150

股

集中竞价交易取得：

23,000 股

王庭良 董事、监事、

高级管理人员

287,550 0.0518% 其他方式取得：264,050

股

集中竞价交易取得：

23,500 股

古文韬  董事、监事、

高级管理人员

6,000 0.0011% 集中竞价交易取得：

6,000 股

梁遇春 董事、监事、

高级管理人员

11,000 0.0020% 其他方式取得：6,000

股

集中竞价交易取得：

5,000 股

王小飞 董事、监事、

高级管理人员

39,900 0.0072% 其他方式取得：24,700

股

集中竞价交易取得：

15,200 股

注：本文持股比例为持股数量占目前公司总股本的比例。因公司“华钰转债”处于转股期，

总股本持续变化，截至 2021 年 2 月 28 日，公司总股本为 555,155,533 股。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称
减持数量

（股）

减持比

例
减持期间

减持方

式

减持价格

区间

（元/股）

减持总金

额（元）

减持完成

情况

当前持股数

量（股）

当前持股比

例

刘鹏举 106,000 0.0191% 2020/8/31～

2021/2/26

集中竞

价交易

11.55－

12.44

1,285,050 已完成 318,890 0.0574%

邢建军 70,000 0.0126% 2020/8/31～

2021/2/26

集中竞

价交易

11.21－

13.68

803,972 已完成 214,600 0.0387%

孙艳春 16,000 0.0029% 2020/8/31～

2021/2/26

集中竞

价交易

11.42－

13.85

196,000 已完成 57,900 0.0104%

王艳萍 45,100 0.0081% 2020/8/31～

2021/2/26

集中竞

价交易

12.05－

12.60

554,955 已完成 478,050 0.0861%

王庭良 70,000 0.0126% 2020/8/31～

2021/2/26

集中竞

价交易

12.03－

12.78

850,238 已完成 217,550 0.0392%

王小飞 9,100 0.0016% 2020/8/31～

2021/2/26

集中竞

价交易

10.76－

11.78

99,158 已完成 30,800 0.0055%

截止本公告披露日，古文韬先生和梁遇春先生未减持其持有的公司无限售流通股，前述减持股份计划中设定的减持期限已届满。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划    □是 √否

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2021/3/3