证券代码：688012         证券简称：中微公司        公告编号：2021-014

中微半导体设备（上海）股份有限公司

股东集中竞价及大宗交易减持股份进展公告的

更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 1

月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《股东集中竞价及大宗

交易减持股份进展公告》（公告编号：2021-004）。经查发现公告中披露的股东

嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“悦橙投资”）的权益变动明细

有误，悦橙投资自 2020 年 11 月 16 日至 2021 年 1 月 22 日期间，通过集中竞价

方式实际合计减持公司股份 1,839,968 股（原公告披露数量为 1,335,835 股），减

持数量占公司总股本的 0.34%（原公告披露数量为 0.25%）。现对相关内容进行

更正，具体情况如下：

一、更正前：

截止本公告日，悦橙投资、创橙投资、亮橙投资、橙色海岸合计持有公司

35,579,762 股，占公司总股本的 6.65%。

更正后：

截止本公告日，悦橙投资、创橙投资、亮橙投资、橙色海岸合计持有公司

35,075,629 股，占公司总股本的 6.56%。

二、更正前：

自本次减持计划时间区间起始日至本公告日，悦橙投资、创橙投资、亮橙投

资、橙色海岸通过集中竞价的方式减持公司股份 3,875,205 股，通过大宗交易的

方式减持公司股份 0 股，本次减持计划集中竞价及大宗交易的减持时间已过半。

更正后：

自本次减持计划时间区间起始日至本公告日，悦橙投资、创橙投资、亮橙投

资、橙色海岸通过集中竞价的方式减持公司股份 4,379,338 股，通过大宗交易的

方式减持公司股份 0 股，本次减持计划集中竞价及大宗交易的减持时间已过半。

三、更正前：

（一）大股东因以下原因披露集中竞价及大宗交易减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称
减持数量

（股）

减持比

例
减持期间 减持方式

减持价格区

间（元/股）

减持总金额

（元）

当前持股数量

（股）

当前持股

比例

嘉兴悦橙投资合伙企业

（有限合伙）

1,335,835 0.25% 2020/12/15～

2020/12/15

集中竞价

交易

157.020 -

165.500

214,065,757.76 15,586,510 2.91%

更正后：

（二）大股东因以下原因披露集中竞价及大宗交易减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称
减持数量

（股）

减持比

例
减持期间 减持方式

减持价格区

间（元/股）

减持总金额

（元）

当前持股数量

（股）

当前持股

比例

嘉兴悦橙投资合伙企

业（有限合伙）

1,839,968 0.34% 2020/12/15～

2020/12/16

集中竞价

交易

155.800 -

165.500

292,993,541.80 15,082,377 2.82%

除上述更正内容外，原公告《股东集中竞价及大宗交易减持股份进展公告》

（公告编号：2021-004）的其他内容保持不变。股东悦橙投资于 2020 年 12 月 16

日减持公司股份 504,133 股，该笔减持在其公告的减持时间期限与额度范围内。

漏报该笔减持给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将加强与股东方的

沟通及信息披露的审核工作，避免类似问题出现，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2021 年 3 月 8 日