证券代码：002448          证券简称：中原内配       公告编号：2021-010

中原内配集团股份有限公司

关于部分董事、监事、高级管理人员减持计划

期限届满暨实施情况的公告

股东薛德龙、张冬梅、刘治军、薛亚辉、薛建军、黄全富、钱立永、刘向

宁保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 28 日在《中国

证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董

事、监事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2020-053），

公司董事薛德龙先生、张冬梅女士、刘治军先生、薛亚辉先生，监事薛建军先生、

黄全富先生以及高级管理人员钱立永先生、刘向宁先生因个人资金需求，以大宗

交易或集中竞价的方式减持公司股份合计不超过 1,904.10 万股，占公司总股本

的 3.1570%（集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内；大宗交易自

公告之日起三个交易日后六个月内）。

截至 2020 年 12 月 17 日，本次减持计划的减持时间已过半，公司董事薛德

龙先生、张冬梅女士、刘治军先生、薛亚辉先生，监事薛建军先生、黄全富先生

以及高级管理人员钱立永先生、刘向宁先生均未通过任何方式减持公司股份。具

体详见《关于部分董事、监事、高级管理人员减持计划时间过半的进展公告》（公

告编号：2020-060）。

截至目前，本次减持计划期限已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股

份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减

持股份实施细则》的有关规定，现将实施情况公告如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持时间
减持均价

（元）

减持数量

（股）

占总股本的

比例

薛德龙 集中竞价 2021-3-16 5.715  2,676,581 0.4438%

张冬梅

集中竞价 2021-3-12 5.673 1,506,900 0.2498%

集中竞价 2021-3-16 5.638 1,507,874 0.2500%

合计 3,014,774 0.4998%

刘治军 未减持

薛亚辉 未减持

薛建军

集中竞价 2021-03-12 5.724 1,000,000 0.1658%

集中竞价 2021-3-16 5.669 50,625 0.0084%

合计 1,050,625 0.1742%

黄全富

集中竞价 2021-03-10 5.262 437,500 0.0725%

集中竞价 2021-03-11 5.47 22,500 0.0037%

合计 460,000 0.0763%

钱立永 未减持

刘向宁 集中竞价 2021-03-11 5.548 98,500 0.0163%

注：减持股份来源：

①薛德龙、张冬梅、薛建军本次减持的股份来源于公司首次公开发行前发行的股份；

②黄全富本次减持的股份来源于公司首次公开发行前发行的股份及该等股份上市后资

本公积金转增股本；公司股权激励计划授予的股份；

③刘向宁本次减持的股份来源于公司股权激励计划授予的股份。

2、本次减持前后持股情况

股东

名称
股份性质

本次减持前持股数量 本次减持后持股数量

股数（股） 持股比例 股数（股） 持股比例

薛德龙
合计持有股份 107,869,305 17.8845% 105,192,724 17.4407%

其中：无限售条件股份 26,967,326 4.4711% 24,290,745 4.0274%

有限售条件股份 80,901,979 13.4134% 80,901,979 13.4134%

张冬梅

合计持有股份 33,742,750         5.5945% 30,727,976 5.0946%

其中：无限售条件股份 8,435,688           1.3986% 5,420,914 0.8988%

有限售条件股份 25,307,062         4.1959% 25,307,062           4.1959%

刘治军

合计持有股份 815,625 0.1352% 815,625 0.1352%

其中：无限售条件股份 203,906 0.0338% 203,906 0.0338%

有限售条件股份 611,719 0.1014% 611,719 0.1014%

薛亚辉

合计持有股份 330,000 0.0547% 330,000 0.0547%

其中：无限售条件股份 82,500              0.0137% 82,500              0.0137%

有限售条件股份 247,500              0.0410% 247,500              0.0410%

薛建军

合计持有股份 9,002,500 1.4926% 7,951,875 1.3184%

其中：无限售条件股份 2,250,625 0.3731% 1,200,000 0.1990%

有限售条件股份 6,751,875 1.1194% 6,751,875 1.1194%

黄全富

合计持有股份 1,854,000 0.3074% 1,394,000 0.2311%

其中：无限售条件股份 463,500 0.0768% 3,500 0.0006%

有限售条件股份 1,390,500 0.2305% 1,390,500 0.2305%

钱立永

合计持有股份 1,750,500 0.2902% 1,750,500 0.2902%

其中：无限售条件股份 437,625 0.0726% 437,625 0.0726%

有限售条件股份 1,312,875 0.2177% 1,312,875 0.2177%

刘向宁

合计持有股份 394,000 0.0653% 295,500 0.0490%

其中：无限售条件股份 98,500 0.0163% 0 0

有限售条件股份 295,500 0.0490% 295,500 0.0490%

注：上表中的“有限售条件股份”系高管锁定股（上述数值保留 4 位小数，若出现总数与

各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成）。

二、其他相关说明

1、本次减持计划实施期间，上述股东严格遵守《上市公司股东、董监高减

持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人

员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次减持未导致公司控制权发生变更，不会对公司治理机构及持续经营

产生影响，公司基本面未发生重大变化。

3、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，不存在违反此前已披露的意

向、承诺及减持计划的情形，亦不存在违规情形。

三、备查文件

《股东减持计划届满的告知函》。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

                                   二〇二一年三月十八日