证券代码：002496                证券简称：*ST 辉丰              公告编号：2021-022

债券代码：128012               债券简称：辉丰转债

江苏辉丰生物农业股份有限公司

关于 “辉丰转债”回售注销情况的公告

一、本次可转换公司债券回售的公告情况

根据江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可转换公司债券募

集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次可转债存续期内，在公司变更本次

可转债募集资金用途即满足附加回售条件时，公司将在股东大会通过决议后二十个交易日内

赋予可转债持有人一次回售的权利。

公司于 2020 年 12 月 18 日、12 月 30 日、2021 年 1 月 4 日和 2021 年 1 月 14

日在《证券时报 》、《上海证券报 》和巨潮资讯网分别披露了关于辉丰转债的回售公告、

提示性公告及回售有关事项的公告。回售价格为人民币 100.919 元/张（含当期利息、税），

回售申报期为 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 1 月 8 日。因公司“辉丰转债”处于暂停上市

阶段，公司采取自行派发的方式进行“辉丰转债”的回售。

二、本次可转换公司债券回售注销情况

公司于2021年3月 4日在《证券时报 》、《上海证券报 》和巨潮资讯网披露了《关于 “辉

丰转债”回售结果的公告》。在规定的时间内共有95名债券投资人要求回售“辉丰转债”，数

量为44,298 张，回售金额为4,470,509.86 元（含当期利息、税）。因公司“辉丰转债”仍处于

暂停上市阶段，截止2021年3月19日，公司已办理完成上述对应回售数量的“辉丰债券”的注

销工作。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二一年三月十九日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。