关于非公开发行股份上市流通的提示性公告

1

证券代码：300290           证券简称： 荣科科技         公告编号：2021-006

荣科科技股份有限公司

关于非公开发行股份上市流通的提示性公告

特别提示：

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东徐州瀚举创业投资合伙企

业（有限合伙）（以下简称“徐州瀚举”）和徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合

伙）（以下简称“徐州鸿源”）于 2020 年 3 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市

非公开发行股份数量 21,538,460 股；本次解除限售股份为徐州瀚举和徐州鸿源合计

持股数量的 10%，即 2,153,846 股，本次实际可上市流通股份的数量亦为 2,153,846

股。

2、本次解除限售股份可上市流通日为 2021 年 3 月 24 日（星期三）；

3、本次解除限售股份的相关股东在上市流通日后可对所持股份进行转让、质押

等安排，但需遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于《上市公司股东、

董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高

级管理人员减持股份实施细则》等关于特定对象减持股份的相关规定。

一、本次非公开发行股份及股本变动情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准荣科科技股份有限公司向徐州瀚举创

业投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监

许可【2020】115 号）的核准，2020 年 2 月 28 日向徐州瀚举和徐州鸿源两位特定投

资者非公开发行股票 21,538,460 股，发行价格 5.46 元/股。本次非公开发行的股份

于 2020 年 3 月 23 日在创业板上市，上市后公司总股本为 575,295,171 股。

截至目前，公司股本总额为 597,527,930 股，其中尚未解除限售的股份数量为

49,154,110 股，占公司股本总额的 8.23%。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售股东的承诺

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

徐州瀚举、徐州鸿源承诺，通过本次交易取得的对价股份，自股份发行上市之

日起12个月内不得转让；自该等股份发行上市之日12个月后至24个月内（且2019年

度实现净利润的《专项审核报告》出具后），累计可转让的股份数不超过其在本次

交易中获得的上市公司股份数的10%；自该等股份发行上市之日24个月后至36个月内

（且2020年度实现净利润的《专项审核报告》出具后），累计可转让的股份数不超

过其在本次交易中获得的上市公司股份数的20%；自该等股份发行上市之日36个月后

（且2021年度实现净利润的《专项审核报告》以及业绩承诺期满后的《减值测试报

告》出具后），其因本次交易获得的上市公司股份中仍未解锁的部分可一次性解除

锁定。

徐州瀚举、徐州鸿源承诺，若其根据《发行股份及支付现金购买资产协议之补

充协议》以及《盈利预测补偿协议》的约定发生股份补偿情形，则其当期实际可转

让股份数应以当期可转让股份数的最大数额扣减当期应补偿股份数量，如扣减后实

际可转让股份数量小于或等于0的，则其当期实际可转让股份数为0，且次年可转让

股份数量还应扣减该差额的绝对值。

（二）承诺履行情况

截至目前，上述股东严格履行了以上承诺，未发生违反承诺事项的情形。

三、非经常性占用上市公司资金及公司对该股东的违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东徐州瀚举和徐州鸿源不存在非经营性占用公司资

金的情形，公司也不存在向其提供违规担保的情形。

四、本次限售股份上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日为 2021 年 3 月 24 日（星期三）；

（二）本次解除限售股份数量为 2,153,846 股，占总股本的 0.36%；于解禁日实

际可上市流通限售股份数量为 2,153,846 股，占总股本的 0.36%。

（三）本次解除限售的股东共2位，即徐州瀚举和徐州鸿源，其持有的公司限售

股份21,538,460股于2020年3月23日在深交所创业板上市，自股份发行上市之日起12

个月内不得转让。自该等股份发行上市之日12个月后至24个月内（且2019年度实现

净利润的《专项审核报告》出具后），累计可转让的股份数不超过其在本次交易中

获得的上市公司股份数的10%；自该等股份发行上市之日24个月后至36个月内（且

2020年度实现净利润的《专项审核报告》出具后），累计可转让的股份数不超过其

在本次交易中获得的上市公司股份数的20%；自该等股份发行上市之日36个月后（且

2021年度实现净利润的《专项审核报告》以及业绩承诺期满后的《减值测试报告》

出具后），其因本次交易获得的上市公司股份中仍未解锁的部分可一次性解除锁定。

现申请上述股东持有的部分限售股份 2,153,846 股（占其持有限售股份的 10%）

解除限售，上市流通。

（四）限售股份持有人本次限售股份可上市流通及股份托管情况如下：

单位：股

序号 股东名称
所持限售股份

数量

本次解除限售

数量

本次实际可上市

流通数量
股份托管单元

1 徐州瀚举 17,692,307 1,769,231 1,769,231 231218

2 徐州鸿源 3,846,153 384,615 384,615 231218

合计 21,538,460 2,153,846 2,153,846 -

（五）股份变动结构表

单位：股

股份类型
本次变动前 本次变动 本次变动后

数量 比例 增加 减少 数量 比例

一、限售条件流通

股/非流通股
49,154,110 8.23% - 2,153,846 47,000,264 7.87%

二、无限售条件流

通股
548,373,820 91.77% 2,153,846 - 550,527,666 92.13%

三、股份总数 597,527,930 100.00% 2,153,846 2,153,846 597,527,930 100.00%

五、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，荣科科技本次解除股份

限售的股东不存在违反其在本次募集配套资金时所做出承诺的行为，严格履行相关

承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等法律法规的相关规定；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，荣科科技对上

述内容的信息披露真实、准确、完整，独立财务顾问对荣科科技本次股份解除限售

并上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、非公开发行股份上市流通申请书；

2、上市公司限售股份上市流通申请表；

3、开源证券股份有限公司关于荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金之非公开发行股份上市流通的核查意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

         二〇二一年三月十九日