证券代码：600330       证券简称：天通股份      公告编号：临 2021-008

天通控股股份有限公司

关于减持公司所持其他上市公司

部分股份计划实施完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 22 日召开的八

届七次董事会，审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》，

同意授权公司管理层自博创科技减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三

个月内通过深圳证券交易所证券交易系统（包含集中竞价、大宗交易等方式）根

据市场情况择机减持不超过 150.3979 万股博创科技股份有限公司（证券代码：

300548，以下简称“博创科技”）股份，减持比例不超过博创科技总股本的 1%。

若在本次计划减持期间，博创科技有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上

述减持股份数量做相应的调整。详见公司于 2021年 2月 23日披露的《关于减持

公司所持其他上市公司部分股份的公告》（公告编号：临 2021-006）。

二、本次减持计划实施情况

截至 2021年 3 月 26日收盘，公司通过集中竞价方式已累计减持博创科技股

份 1,503,925股，占博创科技总股本的 1%，减持均价为 31.70元/股。具体如下：

2021 年 3 月 22 日至 3 月 26 日，公司通过集中竞价方式累计减持了博创科

技 1,503,925股股份，占博创科技总股本的 1%，合计成交金额为 4,768.17万元。

预计本次减持股份扣除成本及相关税费后，实现的投资收益约为 4,069.58 万元

（未考虑所得税），该数据为公司初步核算数据，最终情况以注册会计师年度审

计确认后的结果为准。

2、本次减持前后公司持有博创科技股份情况

股份性质
本次减持前持有股质 本次减持后持有股质

股数（股质 持股比例（%质 股数（股） 持股比例（%）

合计持有股份 14,195,120 9.43 12,691,195 8.43

其中：无限售条件股份 14,195,120 9.43 12,691,195 8.43

有限售条件股份 0 0 0 0

注：因博创科技自 2020年 6月 29日开始自主行权，博创科技总股本根据每日行权情况

变动。截至本公告披露日，博创科技的股份总数为 150,507,576股。

三、本次交易对公司的影响

上述减持所获收益计入公司当期损益，将对公司经营业绩产生积极影响。本

次减持所获得的具体收益金额以公司披露的定期报告中相关财务数据为准。敬请

广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ｏ二一年三月二十七日