证券代码：002592    证券简称： ST 八菱      公告编号：2021-025

南宁八菱科技股份有限公司

关于公司股东权益变动的提示性公告

特别提示：

1. 本次权益变动涉及股份总数为 21,100,000 股，占公司总股本的 7.45%。

2. 本次权益变动系法院强制执行引起，不触及要约收购。

3. 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“八菱科技”）于 2021

年 3 月 29 日收到王安祥和烟台安林果业有限公司（以下简称“安林果业”）递

交的《简式权益变动报告书》及相关资料，现将相关事项公告如下：

一、权益变动的基本情况

（一）王安祥权益变动情况

1．王安祥减持股份情况

王安祥本次权益变动系由于借款合同纠纷诉讼案件引起，法院执行处置了其

持有的八菱科技股权共 25,207,928 股，占八菱科技总股本的 8.90%。其中：

2020 年 8 月-2020 年 9 月，北京市石景山区人民法院执行处置了王安祥持有

的八菱科技股份 4,107,928 股，占八菱科技总股本的 1.45%。具体详见公司分别

于 2020 年 8 月 20 日、8 月 22 日、8 月 26 日、8 月 28 日、9 月 1日、9 月 3 日

披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn《关于 5%以上股东所持部分股份被司法强制执行暨被

信息披露义务人王安祥、烟台安林果业有限公司保证向本公司提供的信息内

容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
动减持的公告》（公告编号：2020-088、2020-089、2020-090、2020-091、2020-096、

2020-098）。

2021 年 3 月，山东省烟台市中级人民法院对已冻结的王安祥持有的八菱科

技 21,100,000 股质押股权及其派生权益进行财产处置，以处置当日收盘价将上

述股权直接抵偿给质权人安林果业。本次财产处置于 2021 年 3 月 25 日完成股份

过户手续，过户股份数量为 21,100,000 股，占八菱科技总股本的 7.45%，股份

性质为无限售流通股。具体减持情况如下：

股东

名称
减持方式 减持期间

减持股数

（股）

减持比

例（%）

交易的价格

区间（元）

司法执行

人/拍卖
人等

王安祥

集中竞价

2020-08-17 420,000 0.15% 5.05-5.12

北京市石
景山区人

民法院

2020-08-18 450,000 0.16% 5.06-5.16

2020-08-19 520,000 0.18% 5.05-5.14

2020-08-20 332,300 0.12% 4.94-5.02

2020-08-21 414,900 0.15% 4.97-5.02

2020-08-24 287,800 0.10% 4.94-4.99

2020-08-25 390,000 0.14% 4.95-5.04

2020-08-26 45,600 0.02% 4.72-4.97

2020-08-27 457,500 0.16% 4.55-4.71

2020-08-28 151,400 0.05% 4.60-4.67

2020-08-31 70,600 0.02% 4.70-4.87

2020-09-01 567,828 0.20% 4.84-5.11

执行法院
裁定

2021-03-25 21,100,000 7.45% 3.5

山东省烟

台市中级

人民法院

合计  25,207,928 8.90%

王安祥本次减持的股份系其于 2019 年 12 月 10 日通过协议转让方式取得，

具体详见公司于 2019 年 12 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《简式权益变动报告书（二）》。

2．王安祥本次减持前后持股情况

本次权益变动前（前次《简式权益变动报告书》），王安祥持有公司股份

28,333,000 股，占公司总股本的 10%。本次权益变动后，王安祥持有公司的股份
数量减少至3,125,072股，持股比例降低至1.10%，不再是公司持股5%以上股东。

具体变动情况如下：

股东

名称
股份性质

本次权益变动前 本次权益变动后

股数（股）
占总股本

比例
股数（股）

占总股本

比例

王安祥

合计持有股份 28,333,000 10% 3,125,072 1.10%

其中：无限售条件股份 28,333,000 10% 3,125,072 1.10%

有限售条件股份 0 0% 0 0%

（二）烟台安林果业有限公司权益变动情况

1. 安林果业权益变动情况

本次权益变动前，安林果业未持有公司股份。本次权益变动后，安林果业持

有公司股份 21,100,000 股，占公司总股本的 7.45%，为公司持股 5%以上股东。

具体如下：

股东

名称
股份性质

本次权益变动前 本次权益变动后

股数（股）
占总股本

比例
股数（股）

占总股本

比例

烟台安
林果业

有限公

司

合计持有股份 0 0% 21,100,000 7.45%

其中：无限售条件股份 0 0% 21,100,000 7.45%

有限售条件股份 0 0% 0 0%

2.安林果业的基本情况如下：

名称 烟台安林果业有限公司

统一社会信用代码 9137060073578247XE

企业类型 有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人 王倩

注册资本 585万美元

成立时间 2002年 3月 14日

营业期限 2002年 3月 14日至 2032年 3月13日

注册地址 山东省烟台市牟平区经济开发区牟新路 352号

经营范围

初加工、储存各种果蔬，并销售公司上述所列自产产品；储存

各种果蔬汁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动，有效期限以许可证为准）

股权结构
Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.（东华果业有限公司）

持股100%
二、其他相关说明

王安祥本次权益变动系法院强制执行引起，其未在首次减持的十五个交易日

前向公司报告减持计划，未进行预披露。王安祥对公司存在其他未履行承诺，但

王安祥本次减持的股份属于无限售流通股，不涉及股份锁定承诺。

王安祥并非公司控股股东或实际控制人，本次权益变动后不会导致公司控股

股东及实际控制人发生变化，亦不会对公司持续性经营产生影响。

本 次 权 益 变 动 的 具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《南宁八菱科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

三、备查文件

1. 王安祥递交的《南宁八菱科技股份有限公司简式权益变动报告书》；

2. 烟台安林果业有限公司递交的《南宁八菱科技股份有限公司简式权益变

动报告书》；

3. 中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化明细》；

4. 《山东省烟台市中级人民法院民事判决书》（2020）鲁 06 号民初 333 号、

《山东省烟台市中级人民法院协助执行通知书》（2021）鲁 06 执 2 号之二及《山

东省烟台市中级人民法院通知》（2021）鲁 06 执 2 号。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日