证券代码：300051         证券简称：三五互联         公告编号：2021-045

厦门三五互联科技股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人减持计划期满暨实施情况的公告

2020 年 9 月 15 日，厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕控股股

东、实际控制人龚少晖先生通过公司在《关于大股东拟减持股份的预披露公告》(公

告编号：2020-168)中预披露减持计划：龚少晖先生计划自减持公告披露之日起 15

个交易日后的未来6个月内减持不超过21,941,920股股份(占公司总股本的6％)。

至 2021 年 4 月 13 日收盘时，公司控股股东、实际控制人龚少晖先生股份减

持计划期满；现将相关情况公告如下：

一、拟减持计划情况

1、拟减持原因：⑴龚少晖先生股份质押率较高，质权人可能对相关股份采取

平仓措施(被动减持)；⑵龚少晖先生本人可能主动减持

2、拟减持数量：自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的未来 6 个月内

减持不超过 21,941,920 股股份(占公司总股本的 6％)，其中：⑴通过大宗交易方

式合计减持比例不超过 14,627,947 股(占公司总股本的 4％)，且任意连续 90 个自

然日内通过大宗交易减持股份数不超过公司总股本的 2％；⑵通过集中竞价交易方

式合计减持不超过 7,313,973 股(占公司总股本的 2％)，且任意连续 90 个自然日

内通过集中竞价交易方式减持股份数不超过公司总股本的 1％(若此期间公司发生

送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对数量进行相应处理)

公司控股股东、实际控制人保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

本公司及全体董事保证公告内容与控股股东、实际控制人提供的信息一致。

二、实际减持实施情况

至2020年9月15日减持计划披露时，龚少晖先生持有公司股份134,886,701股，

占本公司总股本比例36.88％，均为公司首次公开发行前已发行的实际可上市流通

的股份；至2021年4月13日收盘时及本公告披露前，龚少晖先生持有公司股份

109,977,735股，占本公司总股本比例30.07％，其中，通过集中竞价交易方式被

动减持股份3,657,400股，占公司总股本的1.00％，系财达证券股份有限公司(简

称“财达证券”)启动关于龚少晖先生的股票质押违约处置所致，在本次减持计划

范围内。另因龚少晖先生与海通恒信国际融资租赁股份有限公司(简称“海通恒信”)

发生股份过户暨权益变动情形，法院强制执行将龚少晖先生所持的股份

21,251,566股(占公司总股本的5.81％)过户至海通恒信，亦系被动减持，但与本

次减持计划无关；具体内容详见《关于公司控股股东、实际控制人所持股份部分

解除质押、解除冻结暨发生权益变动的提示性公告》(公告编号：2021-023)、《关

于股份过户暨披露权益变动报告书的提示性公告》(公告编号：2021-026)以及《简

式权益变动报告书〔龚少晖〕》(公告编号：2021-027)、《简式权益变动报告书

〔海通恒信国际融资租赁股份有限公司〕》(公告编号：2021-028)。

本次减持计划涉及的股份被动减持期间，龚少晖先生被动减持股份比例曾累

计超过1％，公司已于2020年11月13日对此进行披露；公司另于2021年1月12日披

露了本次减持计划的进展公告；具体内容分别详见《关于控股股东、实际控制人

持股比例被动减少超过1％的公告》(公告编号：2020-193)、《关于公司控股股东、

实际控制人减持计划时间过半的公告》(公告编号：2021-003)。本次股份减持计

划涉及的被动减持具体情况如下：

减持计划涉及的股份被动减持数据统计表(未含海通恒信过户情形)

减持日期 股东名称 减持方式 减持数量(股) 成交均价(元) 减持比例

20201112 龚少晖 集中竞价 962,800 6.396 0.26％

20201113 集中竞价 20,000 6.410 0.01％

20201116 集中竞价 686,900 6.373 0.18％

20201117 集中竞价 283,000 6.140 0.08％

20201118 集中竞价 429,000 6.213 0.12％

20201119 集中竞价 318,200 6.211 0.09％

20201120 集中竞价 237,400 6.367 0.06％

20201123 集中竞价 177,900 6.163 0.05％

20201124 集中竞价 143,800 6.171 0.04％

20201125 集中竞价 105,700 6.173 0.03％

20201126 集中竞价 77,800 6.166 0.02％

20201130 集中竞价 57,400 6.180 0.02％

20201201 集中竞价 42,400 6.140 0.01％

20201208 集中竞价 31,300 6.050 0.01％

20201209 集中竞价 23,100 5.985 0.01％

20201210 集中竞价 17,100 5.850 ≈0.00％

20201211 集中竞价 12,700 5.700 ≈0.00％

20201214 集中竞价 9,400 5.720 ≈0.00％

20201215 集中竞价 6,900 5.690 ≈0.00％

20201216 集中竞价 5,100 5.500 ≈0.00％

20201217 集中竞价 3,800 5.600 ≈0.00％

20201218 集中竞价 2,800 5.560 ≈0.00％

20201221 集中竞价 2,100 5.510 ≈0.00％

20201222 集中竞价 800 5.420 ≈0.00％

合计 3,657,400 - 略高于 1.00％

注：合计数保留小数点后2位，与各分项值直接相加之和如有差异，系四舍五入所致。

本次减持计划涉及的被动减持前后持股情况对比

项目 股份减持前持股
减持计划涉及的

股份减持后持股

股份减持后持股

(含海通恒信过户后)

股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本

龚少晖先生

合计持有股份
134,886,701 36.88％ 131,229,301 35.88％ 109,977,735 30.07％

其

中

无限售

条件股份
134,886,701 36.88％ 131,229,301 35.88％ 109,977,735 30.07％

有限售

条件股份
0 0％ 0 0％ 0 0％

三、相关说明与风险提示

1、龚少晖先生已对股份减持计划进行预披露，且其减持系因质权人财达证

券启动关于股票质押违约处置，造成龚少晖先生被动减持股份；相关股份减持数

量、比例、时间均在已披露的减持计划范围内；本次减持计划期限业已届满。龚

少晖先生与海通恒信的股份过户暨权益变动情形与本次减持计划无关。

2、前述减持行为未导致上市公司控制权发生变更，未对公司的治理结构及

持续性经营产生重大影响。公司将继续关注龚少晖先生的相关后续减持情形(如

有)，并及时履行信息披露义务。公司敬请投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

《关于减持计划期满暨实施情况的告知函》

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十三日