证券代码：300362        证券简称：天翔环境       公告编码：2021-050 号

成都天翔环境股份有限公司

董事会关于公司在暂停上市期间为恢复上市

所做主要工作的报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）因 2019 年末经审计净资

产为负，且 2018 年、2019 年年度财务会计报告均被注册会计师出具无法表示意

见，根据深交所《关于成都天翔环境股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证

上〔2020〕377 号），公司股票于 2020 年 5 月 13 日起暂停上市。

董事会为争取公司股票恢复上市做了如下主要工作：

1、积极推动司法重整，实现公司全面脱困

公司因无力偿还到期借款陷入债务困境，公司股票因 2019 年末经审计净资

产为负，且 2018 年、2019 年年度财务会计报告均被注册会计师出具无法表示意

见被暂停上市，暂停上市期间，公司董事会积极寻求公司摆脱困境的各种途径，

加强占用资金的回收，积极推动公司进入司法重整程序。

2018 年 8 月 1 日，由四川省成都市人民政府组织成都市政府各主管部门及

当地各金融机构协商对公司的扶持方案，对公司提供贷款的各家银行都表达了支

持意愿。成都市青白江区人民政府会后立即成立“脱困领导小组”，以推动公司

尽快脱困，促进公司实现健康可持续发展。2018 年 12 月 26 日，公司债权人向

成都市中级人民法院提出了重整申请，公司得到了四川省、成都市、青白江区各

级人民政府、监管机构、债权人、战略投资人、合作伙伴及各位股东的关心与支

持，公司努力寻求满足切实可行解决关联方资金占用问题之监管要求的有效途径

与方案，力争为公司尽快获批进入破产重整、避免退市及破产清算风险排除主要

障碍，通过引入产业战略投资者完成控股权转让、化解公司的债务风险，通过一

揽子方案解决控股股东资金占用问题，尽快恢复公司盈利能力，增强公司抗风险

能力和核心竞争力。

2020 年 12 月 14 日，成都市中级人民法院作出（2020）川 01 破申 105 号《民

事裁定书》，受理了申请人成都市嘉豪物资贸易中心对公司的破产重整申请，并

指定管理人对公司实施重整。公司根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法

律法规，结合公司情况拟定了《重整计划（草案）》并分组通过了表决，《重整

计划（草案）》也获得了成都市中级人民法院的裁定批准，并终止重整程序。公

司下一步重点工作是：在管理人的监督下有效实施《重整计划》以消除巨额债务，

进一步稳固主营业务及核心资产，优化资产负债结构，以全新的面貌重塑公司形

象，全面赢得重要客户的信赖以获取经营订单。

2、维持主营业务不变、维护生产经营及公司团队稳定

公司报告期仍处于债务危机状态下，公司董事会努力维持主营业务生产经营

稳定，维持公司管理层及核心管理团队稳定。公司陷入债务危机及暂停上市期间，

无法承接金额较大的订单，只能承接以劳务分包为主的订单维持基本运营。同时，

公司努力保持控股公司天圣环保工程（成都）有限公司和美国圣骑士公司生产经

营保持稳定，并保持着与主要客户的沟通与交流，并协助他们争取项目跟踪订单。

待公司顺利执行重整计划，公司将全面承接订单恢复生产经营，尽快恢复公司盈

利能力，同时，力争在符合证监会、深交所的相关规定的情况下实现公司股票恢

复上市。

2020 年公司寻求多方途径缓解了主营环保业务面临的运营及财务问题，国

内子公司天圣环保报告期内共签订订单 2720 万元，截至报告期末在手订单 108

万元；海外子公司美国圣骑士公司报告期内共签订订单 2466 万美元、截至报告

期末在手订单 4056 万美元。

3、积极消除非标意见事项

公司在暂停上市期间，积极采取措施尽快消除会计师出具无法表示意见审计

报告中涉及的相关事项。公司董事会高度重视信永中和会计师事务所（特殊普通

合伙）出具的无法表示意见的审计报告，公司结合司法重整的推进，积极与相关

客户进行沟通协调，配合会计师函证程序的实施，采取多种措施积极应对无法表

示意见所形成的各项意见基础，努力将相关不利因素化解。

4、公司已加强应收账款催收工作

针对公司目前账上的应收账款，公司以项目为单位，成立了专门的催收小组，

全力回笼资金，通过书面催收函、催收小组上门催收、采取法律途径等方式维护

公司债权，力争早日回笼资金以缓解公司资金压力维持公司基本运营。

5、加强投资者关系管理

公司在报告期召开了 2019 年度网上业绩说明会并参加四川辖区上市公司投

资者集体接待日活动，同时通过互动易平台、电话等方式回答投资者关心的问题，

积极听取、探讨、采纳投资者的合理化建议，加强与投资者的互动交流。

6、完善治理，提高运营效率

公司进一步完善公司治理，提升企业管理水平和运营效率，加强管理层及核

心管理团队和销售、技术团队的建设。

7、恢复公司股票上市工作计划

公司因 2019 年末净资产为负数，公司 2019 年财务报告继 2018 年继续被审

计会计师出具无法表示意见而触发暂停上市，公司股票于 2020 年 5 月 13 日起暂

停上市公司已聘请保荐机构就公司申请恢复上市进行核查和推荐。根据深圳证券

交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》相关规定，

结合公司重整事项执行情况及 2020 年年度审计情况，公司将在披露 2020 年年度

报告后五个交易日内向深交所提出恢复股票上市的书面申请。

未来近十年是环保产业发展的黄金机遇期，污水、污泥处理等环保设备及服

务市场空间巨大，且需求不断升级。2020 年对于公司来说是非常关键的一年，

在这一年末公司进入了司法重整程序，公司管理人的监督下认真执行《重整计

划》，届时公司将彻底改善资产负债结构。董事会将进一步完善公司各项管理制

度及实施流程，加强运营成本及各项费用的管理，提高公司经营效益，提升整体

管理水平和经营效率，增强核心竞争力，实现快速恢复盈利能力和稳定发展。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日