证券代码：
                证券简称：朗科智能              公告编号：2021-054

债券代码：123100                债券简称：朗科转债

深圳市朗科智能电气股份有限公司

关于股东股份减持时间届满的公告

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 11 月 7

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》

（公告编号：2020-082）。披露了刘显胜、乔治江、白裕耀等 36 名股东（以下称为“上述减持

股东”）因个人资金需求，计划公告之日起 3 个交易日之后的 6个月内进行（即 2020 年 11 月

12 日至 2021 年 5 月 11 日）以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份，减持数量合计不超

8,999,322 股（占公司总股本的 4.3627%）。上述股东减持过集中竞价方式减持的，于公告之日

起 3个交易日之后的 6 个月内进行，且任意连续 90 个自然日内减持的股份总数不超过公司股份

总数的 1%；通过大宗交易方式进行减持的，于公告之日起 3 个交易日之后的 6个月内进行，且

任意连续 90 个自然日内减持的股份总数均不超过公司股份总数的 2%。

公司于近日接到上述减持股东的《关于股东股份减持结果的告知函》，截止 2021 年 5 月

11 日，上述减持股东预披露的减持时间期限已届满，根据中国证监会《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》的有关规定，现将本次减持计划实施情况公告如下：

一、股份减持计划的实施进展情况

1、股东减持股份情况

股东 减持方式 减持区间 减持价格

（元/股）

减持股数

（股）

减持股数占总股数的比例

（%）

雷隆 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 16.68-18.00 283,436  0.1374

股东刘显胜、乔治江、白裕耀、罗羽、唐秀康、黎军明、房俊、张鹏、俞日荣、曾祥

宝、黄勇、胡鹏、肖香腾、刘宇、陈菊、王德存、程辉、贺中林、刘云霄、杨庆贺、刘洋、

张勤、贾海印、杨晓林、董霞、雷隆、来梦永、陈果、刘金平、梁礼军、唐冬明、毛登华、

郭峰、张和平、杨雄、吴晓成等保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

刘金平 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 16.78-17.24 46,897  0.0227

陈菊 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 16.61-18.10 49,268  0.0239

程辉 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 16.72-17.15 40,536  0.0197

毛登华 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 16.62-16.65 213,169  0.1033

张和平 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 17.00-18.36 169,910  0.0824

房俊 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 16.61-18.00 6,000  0.0029

刘宇 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 16.63-18.37 1,023,214  0.4960

唐冬明 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 16.61-16.61 85,268  0.0413

张鹏 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 16.61-16.8 170,536  0.0827

杨晓林 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 -- 0  0.0000

曾祥宝 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 16.61-16.61 65,000  0.0315

白裕耀 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 17.00-17.58 102,321  0.0496

胡鹏 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 16.61-16.80 108,300  0.0525

唐秀康 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 16.65-18.00 170,536  0.0827

黎军明 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 16.63-17.50 51,161  0.0248

杨雄 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 16.79-17.99 255,803  0.1240

郭峰 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 16.61-17.50 213,169  0.1033

陈果 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 16.61-16.61 46,797  0.0227

刘云霄 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 -- 0  0.0000

张勤 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 16.61-16.63 51,161  0.0248

刘显胜 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 17.21-17.96 61,000  0.0296

董霞 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 16.61-17.25 468,973  0.2273

贺中林 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 16.61-17.00 51,000  0.0247

肖香腾 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 16.65-17.8 107,500  0.0521

杨庆贺 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 16.61-17.00 82,268  0.0399

贾海印 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 16.50-18.00 193,169  0.0936

俞日荣 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 -- 0  0.0000

黄勇 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 16.62-17.69 23,168  0.0112
来梦永 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 -- 0  0.0000

刘洋 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 16.61-17.51 51,161  0.0248

王德存 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 16.61-17.53 85,268  0.0413

梁礼军 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 16.7-18.30 24,200  0.0117

乔治江 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 16.62-17.70 1,200,000  0.5817

罗羽 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 16.68-17.45 123,790  0.0600

吴晓成 集中竞价 2020-11-12 至 2021-5-11 16.7-17.00 42,634  0.0207

合计 集中竞价 -- -- 5,666,613 2.7471

注 1：以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍

五入所造成。

2、股东减持前后持股情况

股东名称 股份性质 本次减持前持有的股份 本次减持后持有的股份

股数（股） 占总股本比例（%） 股数（股） 占总股本比例（%）

雷隆 无限售流通股 298,436  0.1447  15,000  0.0073

刘金平 无限售流通股 46,897  0.0227  0  0.0000

陈菊 无限售流通股 85,268  0.0413  36,000  0.0175

程辉 无限售流通股 170,536  0.0827  130,000  0.0630

毛登华 无限售流通股 213,169  0.1033  0  0.0000

张和平 无限售流通股 255,803  0.1240  85,893  0.0416

房俊 无限售流通股 51,161  0.0248  45,161  0.0219

刘宇 无限售流通股 1,023,214  0.4960  0  0.0000

唐冬明 无限售流通股 85,268  0.0413  0  0.0000

张鹏 无限售流通股 170,536  0.0827  0  0.0000

杨晓林 无限售流通股 68,214  0.0331  68,214  0.0331

曾祥宝 无限售流通股 85,268  0.0413  20,268  0.0098

白裕耀 无限售流通股 102,321  0.0496  0  0.0000

胡鹏 无限售流通股 127,902  0.0620  19,602  0.0095

唐秀康 无限售流通股 170,536  0.0827  0  0.0000

黎军明 无限售流通股 51,161  0.0248  0  0.0000

杨雄 无限售流通股 255,803  0.1240  0  0.0000

郭峰 无限售流通股 213,169  0.1033  0  0.0000

陈果 无限售流通股 46,897  0.0227  100  0.0000

刘云霄 无限售流通股 85,268  0.0413  85,268  0.0413

张勤 无限售流通股 51,161  0.0248  0  0.0000

刘显胜 无限售流通股 2,664,619  1.2918  2,603,619  1.2622

董霞 无限售流通股 468,973  0.2273  0  0.0000

贺中林 无限售流通股 51,161  0.0248  161  0.0001

肖香腾 无限售流通股 127,902  0.0620  20,402  0.0099

杨庆贺 无限售流通股 85,268  0.0413  3,000  0.0015

贾海印 无限售流通股 213,169  0.1033  20,000  0.0097

俞日荣 无限售流通股 170,536  0.0827  170,536  0.0827

黄勇 无限售流通股 85,268  0.0413  62,100  0.0301

来梦永 无限售流通股 59,687  0.0289  59,687  0.0289

刘洋 无限售流通股 51,161  0.0248  0  0.0000

王德存 无限售流通股 85,268  0.0413  0  0.0000

梁礼军 无限售流通股 46,897  0.0227  22,697  0.0110

乔治江 无限售流通股 1,534,820  0.7440  334,820  0.1623

罗羽 无限售流通股 255,803  0.1240  132,013  0.0640

吴晓成 无限售流通股 42,634  0.0207  0  0.0000

注 1：部分股东减持完成后持股数量与减持前持股数量减去减持数量不一致系期间相关股东增持公司股票所致，相关股东不

存在短线交易的情形；

注 2：以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍

五入所造成。

二、其他相关说明

1、本次减持计划的实施未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、

董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员

减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定，未违反相关股东在公司《首次公开发

行股票并在创业板上市招股说明书》以及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》

中作出的相关承诺。

2、本次股份减持情况与此前已披露的减持计划一致，具体内容详见公司 2020 年 11 月 7

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东股份预披露公告》（公告编
号：2020-082）。

3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生

变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。

三、备查文件

1、刘显胜、乔治江、白裕耀、罗羽、唐秀康、黎军明、房俊、张鹏、俞日荣、曾祥宝、黄勇、

胡鹏、肖香腾、刘宇、陈菊、王德存、程辉、贺中林、刘云霄、杨庆贺、刘洋、张勤、贾海印、

杨晓林、董霞、雷隆、来梦永、陈果、刘金平、梁礼军、唐冬明、毛登华、郭峰、张和平、杨

雄、吴晓成等 36 位股东出具的《关于股东股份减持结果的告知函》；

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

                                                     董事会

                                               2021 年 5 月 13 日