证券代码：300362        证券简称：天翔环境      公告编码：2021-074 号

成都天翔环境股份有限公司

关于控股股东被动减持暨控股股东其一致行动人股份被司法冻结的

进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司实际控制人邓亲华先生本次被动减持 2940 万股份系执行四川省自贡

市中级人民法院出具的《执行裁定书》（2021）川 03 执恢 2 号。受让方湖北

省资产管理有限公司将承继邓亲华先生作出的股份锁定承诺：通过大宗交易方

式或直接在二级市场交易进行减持提前三个交易日予以公告。

本次被动减持后邓亲华先生持有公司股份 103,588,051 股，占公司目前总

股本的 23.70%，所有股份全部被冻结。邓亲华先生与其一致行动人合并持有公

司股份数量占总股本的 25.54%，累计质押股份数量占合并持有公司股份数量的

99.76%，累计被冻结股份数量占合并持有公司股份数量的 100%，邓亲华先生股

份累计被轮候冻结 21 次、其一致行动人所持股份累计被轮候冻结 18 次，请投

资者注意相关风险。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于

2018 年 8 月 31 日、2019 年 5 月 14 日、7 月 16 日、8 月 5 日、12 月 28 日、

2020 年 2 月 19 日、5 月 20 日、6 月 30 日、7 月 17 日、2021 年 3 月 31 日在巨

潮资讯网披露了《关于控股股东及其一致行动人股份被司法冻结的公告》、

《关于控股股东及其一致行动人股份被司法冻结的进展公告》、《关于控股股

东部分质押股份被抵偿债务的公告》，公告编码：2018-094 号、2019-091 号、

2019-133 号、2019-147 号、2019-219 号、2020-035 号、2020-104 号、2020-

111 号、2020-115 号、2021-032 号、2021-033 号。经查询中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司相关信息，公司实际控制人邓亲华先生被四川省自贡市

中级人民法院裁定用于抵偿债务的股份已完成过户。现将邓亲华先生本次被动

减持、邓亲华先生及其一致行动人股份被司法冻结有关情况公告如下：

一、被动减持情况

1、本次权益变动概述

公司控股股东、实际控制人邓亲华先生因融资需要将其持有公司的股份

2940万股办理了质押，后因其逾期未偿还借款，未履行湖北省武汉市长江公证

处作出的（2018）鄂长江内证字第9642号执行证书所确定的义务，2021年3月22

日湖北省资产管理有限公司向法院提出书面申请并得到法院裁定，信息披露义

务人质押的2940万股天翔环境股份直接用于抵偿债务，详见公司于2021年3月31

日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东部分质押股份被抵偿债务的公告》（公

告编码：2021-033号）。今公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司短信通知并查询，邓亲华先生持有公司2940万股股份已完成过户，具体情况

如下：

2、本次权益变动前后的持股情况

股东

名称
股份性质

本次权益变动前持有股

份

本次权益变动后持有股

份

股数(股）
占总股

本比例
股数(股）

占总股

本比例

邓亲华

合计持有股份 132,988,051  30.43% 103,588,051  23.70%

其中：无限售条件股份 105,267,626  24.09% 75,867,626  17.36%

有限售条件股份 27,720,425  6.34% 27,720,425  6.34%

二、控股股东及一致行动人股东股份司法冻结及轮候冻结情况

1、司法冻结情况

（1）司法冻结

序

号

股东

名称

冻结股数

（股）

司法冻结执行

人

司法冻

结日期
解冻日期

冻结占其所持

股份比例

1 邓亲华 103,588,051
北京市第三中

级人民法院

2018年7

月11日

2021年7月

10日
100%

2 邓翔 8,006,618
北京市第三中

级人民法院

2018年7

月11日

2021年7月

10日
100%

（2）轮候冻结

序

号

股东

名称

轮候冻结数

量（股）
轮候机关

轮候期

限
委托日期

冻结深

度

轮候冻结

占其所持

股份比例

1 邓亲华 132,988,051 上海市第一中

级人民法院
36个月

2018年7

月26日

原股+红

股+红利
100%

2 邓亲华 132,988,051 深圳市罗湖区 36个月 2018年8 原股+红 100%

法院 月3日 股+红利

3 邓亲华 132,988,051 成都市双流区

人民法院
36个月 2018年8

月9日

原股+红

股+红利
100%

4 邓亲华 132,988,051

新疆维吾尔自
治区乌鲁木齐
市中级人民法

院

36个月 2018年8

月16日

原股+红

股+红利
100%

5 邓亲华 132,988,051 南京市鼓楼区

人民法院
36个月 2018年8

月21日

原股+红

股+红利
100%

6 邓亲华 132,988,051 山东省高级人

民法院
36个月 2018年9

月13日

原股+红

股+红利
100%

7 邓亲华 132,988,051 四川省高级人

民法院
36个月 2018年9

月18日

原股+红

股+红利
100%

8 邓亲华 132,988,051 深圳市福田区

人民法院
36个月 2018年9

月25日

原股+红

股+红利
100%

9 邓亲华 132,988,051 江西省高级人

民法院
36个月 2018年9

月26日

原股+红

股+红利
100%

10 邓亲华 132,988,051 北京市高级人

民法院
36个月 2018年10

月16日

原股+红

股+红利
100%

11 邓亲华 132,988,051 北京市第一中

级人民法院
36个月 2018年10

月17日

原股+红

股+红利
100%

12 邓亲华 132,988,051 北京市海淀区

人民法院
36个月 2018年11

月22日

原股+红

股+红利
100%

13 邓亲华 132,988,051 杭州市滨江区

人民法院
36个月 2018年12

月12日

原股+红

股+红利
100%

14 邓亲华 132,988,051 四川省自贡市

中级人民法院
36个月 2019年2

月28日

原股+红

股+红利
100%

15 邓亲华 132,988,051 成都市青白江

区人民法院
36个月 2019年6

月11日

原股+红

股+红利
100%

16 邓亲华 132,988,051 四川省成都市

中级人民法院
36个月 2019年7

月18日

原股+红

股+红利
100%

17 邓亲华 132,988,051 四川省成都市

中级人民法院
36个月 2019年10

月28日

原股+红

股+红利
100%

18 邓亲华 132,988,051 四川省成都市

中级人民法院
36个月 2020年4

月7日

原股+红

股+红利
100%

19 邓亲华 28,500,000 杭州市公安局

江干区分局
24个月 2020年6

月12日

原股+红

股+红利
21.43%

20 邓亲华 132,988,051 四川省成都市

中级人民法院
36个月 2020年7

月13日

原股+红

股+红利
100%

21 邓亲华 10,217,891
广东省深圳前

海合作区人民

法院

36个月 2021年2

月2日

原股+红

股+红利
7.68%

22 邓翔 8,006,618 深圳市罗湖区

人民法院
36个月 2018年8

月3日

原股+红

股+红利
100%

23 邓翔 8,006,618 成都市双流区

人民法院
36个月 2018年8

月9日

原股+红

股+红利
100%

24 邓翔 8,006,618 南京市鼓楼区

人民法院
36个月 2018年8

月21日

原股+红

股+红利
100%

25 邓翔 2,940,000 杭州市上城区

人民法院
36个月 2018年8

月27日

原股+红

股+红利
36.72%

26 邓翔 8,006,618 四川省高级人 36个月 2018年9 原股+红 100%

民法院 月18日 股+红利

27 邓翔 8,006,618 深圳市南山区

人民法院
36个月 2018年9

月25日

原股+红

股+红利
100%

28 邓翔 8,006,618 深圳市南山区

人民法院
36个月 2018年9

月25日

原股+红

股+红利
100%

29 邓翔 8,006,618 江西省高级人

民法院
36个月 2018年9

月26日

原股+红

股+红利
100%

30 邓翔 8,006,618 北京市高级人

民法院
36个月 2018年10

月16日

原股+红

股+红利
100%

31 邓翔 8,006,618 北京市第一中

级人民法院
36个月 2018年10

月17日

原股+红

股+红利
100%

32 邓翔 8,006,618 北京市海淀区

人民法院
36个月 2018年11

月22日

原股+红

股+红利
100%

33 邓翔 8,006,618 四川省成都市

中级人民法院
36个月 2019年7

月18日

原股+红

股+红利
100%

34 邓翔 2,000,000 成都市金牛区

人民法院
36个月 2020年1

月20日

原股+红

股+红利
24.98%

35 邓翔 8,006,618 四川省成都市

中级人民法院
36个月 2020年4

月7日

原股+红

股+红利
100%

36 邓翔 882,174
长春净月高新

技术产业开发

区人民法院

12个月 2020年4

月13日

原股+红

股+红利
11.02%

37 邓翔 8,006,618 杭州市公安局

江干区分局
24个月 2020年6

月12日

原股+红

股+红利
100%

38 邓翔 8,006,618 四川省成都市

中级人民法院
36个月 2020年7

月13日

原股+红

股+红利
100%

39 邓翔 8,006,600
广东省深圳前

海合作区人民

法院

36个月 2021年2

月2日

原股+红

股+红利
100%

邓亲华先生为公司第一大股东、控股股东、实际控制人；邓翔先生为邓亲

华先生的一致行动人。

2、股东股份累计被质押、司法冻结及跌破平仓线的情况

截至本公告披露日，邓亲华先生持有公司股份共计103,588,051股，占公司

总股本的比例为23.70%。其中质押的股份共计103,390,790股，占其持股总数的

比例为99.81%，占公司总股本的比例为23.66%。其因借款逾期被债权人起诉，

其所持有所有股份被司法冻结股份；其所持股份累计被轮候冻结21次。

邓翔先生持有公司股份共计8,006,618股，占公司总股本的比例为1.83%。

其中累计质押的股份共计7,938,989股，占其持股总数的比例为99.16%，占公司

总股本的比例为1.82%。其因借款逾期被债权人起诉，累计被司法冻结股份共计

8,006,618股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的1.83%；其所持股份

累计被轮候冻结18次。

公司于2018年11月20日在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东质押股份触

及平仓线的公告》，并在之后股份被司法冻结的进展公告中均核实了控股股东

及其一致行动人质押股份跌破平仓线的情况。董事会于本公告日向控股股东、

实际控制人及其一致行动人问询核实，除上述2940万股份被动减持外，较上次

公告无变化。截至本公告日，公司控股股东邓亲华先生质押的股份中

81,512,946股已跌破平仓线（已扣除本次被动减持2940万股），占其持有股份

比例78.69%；邓翔先生质押的股份中882,174股已跌破平仓线，占其持有股份比

例11.02%，明细如下：

证券

代码

证券

简称
持有人

累计质押股

份数(股)

跌破平仓线

股份数(股)

跌破平仓线占

其持有比例%

跌破平仓线股份

的质权人名称

300362 天翔

环境
邓亲华 103,390,790 81,512,946 78.69% 东证融汇证券资

产管理有限公司

300362 天翔

环境
邓翔 7,938,989 882,174 11.02% 东北证券股份有

限公司

截至本公告日，公司除收到邓亲华先生上述2940万股已被法院裁定抵债过

户外，尚未收到其他股份被平仓或司法划转的通知。

三、对公司的影响及风险提示

1、本次被动减持不会导致公司目前控制权发生变更，不会对公司的持续经

营产生影响，公司基本面未发生重大变化，未对公司的运行和经营管理造成实

质影响。

2、邓亲华先生本次被动减持为执行法院裁定，不存在违反《证券法》、

《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的

若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减

持股份实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

3、本次被动减持后邓亲华先生仍为公司在册最大股东，本次被动减持暂不

会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影

响。

4、公司将持续关注邓亲华先生股份情况，并继续督促其严格遵守《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》、《上市公司股东及董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上

市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法

规、规则进行股份减持，切实履行相关信息披露义务。

5、根据相关规定，本次权益变动邓亲华先生出具了《简式权益变动报告

书》，该报告书全文与本公告同时刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮

资讯网上。

公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均

以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券轮候冻结数据表》、

《证券质押及司法冻结明细表》、《大股东证券质押及司法冻结明细表》、

《大股东每日持股变化名单》、《大股东每日变动明细》；

2、邓亲华先生出具的《简式权益变动报告书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告！

                              成都天翔环境股份有限公司董事会

                                       2021年5月17日

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