国信证券股份有限公司

关于浙江卫星石化股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为浙江卫

星石化股份有限公司（以下简称“卫星石化”、“公司”）非公开发行股票的保荐

机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规及规范性文件的有

关规定，对卫星石化本次限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查

阅了解非公开发行限售股的提示性公告、限售股份承诺及执行等情况，对本次非

公开发行限售股份上市的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、公司非公开发行股票情况和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江卫星石化股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可〔2020〕1437号）核准，浙江卫星石化股份有限公司

（以下简称“卫星石化”、“公司”）以非公开发行的方式发行人民币普通股（A

股）159,829,515股，新增股份于2020年11月20日在深圳证券交易所上市，发行后，

公司股份总数由1,065,705,806股增加至1,225,535,321股。

2021年2月26日，公司2021年限制性股票激励计划307万股授予完成，授予股

份上市日期为2021年3月11日。限制性股票上市后，公司股份总数由1,225,535,321

股增加至1,228,605,321股。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东为共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合

伙）、中国人寿资产管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、富国基金管理有限

公司、洪涛、上海国泰君安证券资产管理有限公司、九泰基金管理有限公司、山

东驼铃资产管理有限公司、广发基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、

彭李斌、Goldman Sachs International（高盛国际）、周国胜、俞佳露、泰康资产

管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、泰康资产

管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户、中国

银河证券股份有限公司。上述股东在本次非公开发行时承诺：通过本次认购的股

票自本次非公开发行股票结束之日起6个月内，不转让或者委托他人管理本次认

购的股票，也不由公司回购该部分股份。除上述承诺事项外，本次申请解除股份

限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺，不存在

非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年5月20日（星期四）。

2、本次解除限售股份的数量为159,829,515股，占公司股本总额的13.009%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为17名，证券账户总数为41户。

4、本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股，股份解除限售及上市

流通具体情况如下：

序

号
限售股东名称

所持限售股份

总数

本次解除限售

数量
限售起止日期

1
共青城胜帮凯米投资合伙企

业（有限合伙）
63,825,253 63,825,253

2020 年 11 月 20 日

-2021 年 05 月 20日

2 中国人寿资产管理有限公司 21,310,602 21,310,602

3 嘉实基金管理有限公司 6,606,293 6,606,293

4 富国基金管理有限公司 6,126,798 6,126,798

5 洪涛 5,327,650 5,327,650

6
上海国泰君安证券资产管理

有限公司
5,274,374 5,274,374

7 九泰基金管理有限公司 4,848,161 4,848,161

8 山东驼铃资产管理有限公司 4,794,885 4,794,885

9 广发基金管理有限公司 4,794,885 4,794,885

10 中意资产管理有限责任公司 4,794,885 4,794,885

序

号
限售股东名称

所持限售股份

总数

本次解除限售

数量
限售起止日期

11 彭李斌 4,635,055 4,635,055

12
Goldman Sachs International

（高盛国际）
4,581,779 4,581,779

13 周国胜 4,581,779 4,581,779

14 俞佳露 4,581,779 4,581,779

15

泰康资产管理有限责任公司-

泰康人寿保险有限责任公司-

分红-个人分红产品

4,581,779 4,581,779

16

泰康资产管理有限责任公司-

泰康人寿保险有限责任公司

投连多策略优选投资账户

4,581,779 4,581,779

17 中国银河证券股份有限公司 4,581,779 4,581,779

合  计 159,829,515 159,829,515 -

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；

2、本次限售股份解除数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、

部门规章、有关规则的要求；

3、本次申请股份限售解除的股东履行了非公开发行股票时作出的相关承诺；

4、本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构国信证券股份有限公司对卫星石化本次非公开发行限售股份

解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江卫星石化股份有限公司非公

开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

            顾  盼                  季诚永

国信证券股份有限公司

年    月    日